
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223240902 9. Sınıf Deneme-2 2520 1557 1195 83

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.79 9.30 9.46 11.16 9.47 8.79 4.68 6.05 3.17 6.97 8.59 4.82 34.59 33.40 26.24 204.948

İl Ortalaması 12.21 9.20 9.91 11.34 9.54 8.96 4.69 5.86 3.22 6.84 8.70 4.66 35.08 33.29 26.76 207.030
Okul Ortalaması 16.88 6.82 15.17 13.90 7.94 11.92 8.01 6.76 6.32 9.30 7.61 7.40 48.10 29.13 40.81 263.253

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 48 - AYŞE ERGÜÇ 9 / A 22 3 21.25 21 4 20.00 14 3 13.25 16 9 13.75 73.00 19.00 68.25 373.000 35 16 14 1
2 385 - ZEYNEP KARABULUT 9 / C 20 5 18.75 17 8 15.00 15 6 13.50 18 6 16.50 70.00 25.00 63.75 355.000 76 45 40 2
3 293 - NİDA KIRANSAL 9 / A 20 5 18.75 18 5 16.75 15 6 13.50 15 8 13.00 68.00 24.00 62.00 348.000 88 54 48 3
4 391 - AZRA HATISARU 9 / C 21 3 20.25 17 4 16.00 11 3 10.25 11 3 10.25 60.00 13.00 56.75 327.000 144 88 80 4
5 364 - HAVİN ELGÖRMÜŞ 9 / C 20 4 19.00 16 5 14.75 12 3 11.25 11 5 9.75 59.00 17.00 54.75 319.000 171 105 96 5
6 387 - EMİNE ÇELİK 9 / C 20 5 18.75 16 9 13.75 11 7 9.25 15 9 12.75 62.00 30.00 54.50 318.000 176 109 99 6
7 376 - LORİN ALKAN 9 / C 18 7 16.25 14 10 11.50 13 6 11.50 17 8 15.00 62.00 31.00 54.25 317.000 182 111 101 7
8 399 - ZEYNEP YALÇIN 9 / C 18 6 16.50 13 10 10.50 13 2 12.50 15 5 13.75 59.00 23.00 53.25 313.000 196 121 108 8
9 334 - MERVE YÜRÜYEN 9 / B 19 6 17.50 16 4 15.00 9 2 8.50 12 5 10.75 56.00 17.00 51.75 307.000 217 135 120 9

10 358 - NURSİMA KONUK 9 / B 21 3 20.25 19 5 17.75 5 3 4.25 10 9 7.75 55.00 20.00 50.00 300.000 244 153 136 10
11 363 - CEREN ALECİ 9 / C 17 7 15.25 12 12 9.00 14 7 12.25 15 7 13.25 58.00 33.00 49.75 299.000 254 159 140 11
12 360 - EYLÜL DAĞ 9 / C 17 6 15.50 18 4 17.00 9 9 6.75 12 7 10.25 56.00 26.00 49.50 298.000 258 162 142 12
13 369 - BEYZA BAYDUR 9 / C 17 5 15.75 14 9 11.75 12 5 10.75 12 4 11.00 55.00 23.00 49.25 297.000 262 165 145 13
14 393 - AZRA YALÇIN 9 / C 17 8 15.00 12 11 9.25 12 5 10.75 16 8 14.00 57.00 32.00 49.00 296.000 266 169 148 14
15 377 - HAYAT BEKTAŞ 9 / C 17 7 15.25 18 6 16.50 11 9 8.75 11 10 8.50 57.00 32.00 49.00 296.000 266 169 148 14
16 335 - BÜŞRA AFACAN 9 / B 22 3 21.25 18 7 16.25 7 6 5.50 8 8 6.00 55.00 24.00 49.00 296.000 266 169 148 14
17 313 - MELİK ELÇİ 9 / B 16 4 15.00 20 2 19.50 7 1 6.75 9 6 7.50 52.00 13.00 48.75 295.000 276 177 156 17
18 316 - MİRAÇ KORKUTA A 9 / B 19 6 17.50 10 12 7.00 15 6 13.50 12 8 10.00 56.00 32.00 48.00 292.000 295 188 164 18
19 270 - MEHMET KUZTAŞ 9 / A 19 3 18.25 12 5 10.75 10 2 9.50 10 3 9.25 51.00 13.00 47.75 291.000 301 193 168 19
20 282 - TUBA ALAS 9 / A 19 6 17.50 14 9 11.75 10 9 7.75 12 9 9.75 55.00 33.00 46.75 287.000 333 213 186 20
21 333 - KARDELEN GÜREŞ 9 / B 15 10 12.50 17 6 15.50 13 12 10.00 11 9 8.75 56.00 37.00 46.75 287.000 333 213 186 20
22 379 - KADRİYE KRLÇ 9 / C 16 8 14.00 14 10 11.50 11 10 8.50 14 7 12.25 55.00 35.00 46.25 285.000 346 219 192 22
23 286 - HÜMEYRA AYAZ 9 / A 19 5 17.75 10 11 7.25 11 7 9.25 13 5 11.75 53.00 28.00 46.00 284.000 355 224 195 23
24 388 - EYŞAN AKBULUT 9 / C 17 5 15.75 18 5 16.75 6 11 3.25 11 4 10.00 52.00 25.00 45.75 283.000 361 229 199 24
25 330 - SUDENAZ ULAMA 9 / B 18 7 16.25 20 5 18.75 3 12 0.00 11 2 10.50 52.00 26.00 45.50 282.000 367 233 202 25
26 346 - HÜSNA KARAOBA 9 / B 21 4 20.00 14 11 11.25 8 6 6.50 9 6 7.50 52.00 27.00 45.25 281.000 374 239 206 26
27 342 - HAYRUNNİSATOKAY 9 / B 21 4 20.00 11 11 8.25 10 6 8.50 10 7 8.25 52.00 28.00 45.00 280.000 383 245 210 27
28 11 - CEYLAN DÜŞÜRGE 9 / A 21 3 20.25 10 7 8.25 7 6 5.50 13 9 10.75 51.00 25.00 44.75 279.000 398 257 217 28
29 332 - SALİH DELİKANLI 9 / C 17 8 15.00 11 14 7.50 12 8 10.00 14 11 11.25 54.00 41.00 43.75 275.000 421 271 227 29
30 284 - NİSA ÖZBİLEK 9 / A 21 0 21.00 12 7 10.25 5 7 3.25 9 2 8.50 47.00 16.00 43.00 272.000 444 286 237 30
31 351 - SENANUR TAN 9 / B 18 7 16.25 15 9 12.75 7 9 4.75 12 12 9.00 52.00 37.00 42.75 271.000 454 293 241 31
32 17 - HİDAYET GÜNCEGÖRÜ 9 / A 17 5 15.75 18 4 17.00 6 9 3.75 8 9 5.75 49.00 27.00 42.25 269.000 467 304 249 32
33 357 - M ANIL SAİTOĞLU 9 / B 17 7 15.25 16 7 14.25 5 5 3.75 10 5 8.75 48.00 24.00 42.00 268.000 474 307 252 33
34 47 - İLAYDA AĞIN 0 / A 20 5 18.75 12 13 8.75 10 11 7.25 10 13 6.75 52.00 42.00 41.50 266.000 495 321 259 34
35 350 - KEREM BOZABA 9 / C 17 8 15.00 13 11 10.25 13 10 10.50 9 13 5.75 52.00 42.00 41.50 266.000 495 321 259 34
36 274 - EREN BİTMEZ 9 / A 19 6 17.50 11 13 7.75 13 4 12.00 6 7 4.25 49.00 30.00 41.50 266.000 495 321 259 34
37 343 - ALEYNA AKA 9 / B 17 7 15.25 16 7 14.25 8 6 6.50 8 12 5.00 49.00 32.00 41.00 264.000 512 330 266 37
38 373 - TAHA DEMİREL 9 / C 16 8 14.00 15 10 12.50 8 14 4.50 12 10 9.50 51.00 42.00 40.50 262.000 527 338 274 38
39 318 - ÖZLEM KAYLI 9 / B 17 8 15.00 17 8 15.00 9 5 7.75 5 9 2.75 48.00 30.00 40.50 262.000 527 338 274 38
40 291 - FATMA GÜLEN 9 / A 17 6 15.50 13 9 10.75 11 8 9.00 7 8 5.00 48.00 31.00 40.25 261.000 539 345 280 40
41 383 - İSMAİL YALÇİN 9 / C 16 9 13.75 19 6 17.50 4 9 1.75 10 13 6.75 49.00 37.00 39.75 259.000 561 360 292 41
42 378 - SÜME Y* KAÇMAZ 9 / C 18 4 17.00 13 3 12.25 7 6 5.50 6 5 4.75 44.00 18.00 39.50 258.000 575 370 300 42
43 386 - YEKNUR ATİLA 9 / C 18 7 16.25 14 8 12.00 5 6 3.50 10 9 7.75 47.00 30.00 39.50 258.000 575 370 300 42
44 338 - OKAN YURTSEVER 9 / B 12 11 9.25 16 7 14.25 8 2 7.50 10 7 8.25 46.00 27.00 39.25 257.000 584 377 305 44
45 0 - YAREN ALTAY 9 / C 19 4 18.00 11 8 9.00 6 6 4.50 9 5 7.75 45.00 23.00 39.25 257.000 584 377 305 44
46 375 - ZEYNEP AYRANCI 9 / C 17 8 15.00 14 9 11.75 10 7 8.25 7 11 4.25 48.00 35.00 39.25 257.000 584 377 305 44
47 310 - ZEYNEP BİLGİ 9 / A 20 5 18.75 12 3 11.25 9 4 8.00 3 10 0.50 44.00 22.00 38.50 254.000 612 392 317 47
48 331 - RANA USAL 9 / B 16 6 14.50 12 2 11.50 4 1 3.75 10 6 8.50 42.00 15.00 38.25 253.000 622 396 321 48
49 45 - GÜLÜMSER YALÇIN 9 / A 19 6 17.50 14 8 12.00 6 2 5.50 5 7 3.25 44.00 23.00 38.25 253.000 622 396 321 48
50 325 - ENSAR ORTAK 9 / B 13 8 11.00 17 4 16.00 5 3 4.25 9 9 6.75 44.00 24.00 38.00 252.000 636 405 327 50
51 328 - YAĞMUR MUTLU 9 / B 15 8 13.00 16 7 14.25 8 3 7.25 5 7 3.25 44.00 25.00 37.75 251.000 649 415 335 51
52 306 - ZEYNEP * FT* 9 / A 19 6 17.50 13 4 12.00 7 6 5.50 3 2 2.50 42.00 18.00 37.50 250.000 656 418 337 52
53 285 - ELİF ASAĞLI 9 / A 18 7 16.25 10 12 7.00 10 4 9.00 7 9 4.75 45.00 32.00 37.00 248.000 673 427 344 53
54 361 - MAHİR KABAYEL 9 / C 13 10 10.50 17 7 15.25 7 6 5.50 6 1 5.75 43.00 24.00 37.00 248.000 673 427 344 53
55 398 - YUSUF İSA İLÇİN 9 / C 20 3 19.25 6 13 2.75 13 8 11.00 6 10 3.50 45.00 34.00 36.50 246.000 690 440 353 55
56 336 - KEREM YALNIZ 9 / B 11 14 7.50 17 8 15.00 11 14 7.50 10 14 6.50 49.00 50.00 36.50 246.000 690 440 353 55
57 329 - YÜSRA KAYA 9 / B 16 4 15.00 13 10 10.50 8 5 6.75 7 11 4.25 44.00 30.00 36.50 246.000 690 440 353 55
58 315 - ŞEVVAL BOZAN 9 / B 20 5 18.75 10 12 7.00 5 7 3.25 9 6 7.50 44.00 30.00 36.50 246.000 690 440 353 55
59 311 - SELMA VURAL 9 / A 16 9 13.75 16 7 14.25 4 5 2.75 7 6 5.50 43.00 27.00 36.25 245.000 698 447 360 59
60 290 - MERYEM BOR 9 / A 15 10 12.50 9 16 5.00 12 8 10.00 11 10 8.50 47.00 44.00 36.00 244.000 710 458 368 60
61 307 - EMRULLAH KÖSE 9 / A 17 7 15.25 13 9 10.75 5 9 2.75 9 8 7.00 44.00 33.00 35.75 243.000 723 465 375 61
62 27 - İSMAİL SALCAN 9 / B 11 10 8.50 16 4 15.00 8 4 7.00 8 12 5.00 43.00 30.00 35.50 242.000 737 470 378 62
63 349 - ŞEYMA KARADEMİR 9 / A 18 7 16.25 8 10 5.50 9 12 6.00 9 8 7.00 44.00 37.00 34.75 239.000 763 488 389 63
64 371 - ESAT BERDİBEK 9 / C 12 13 8.75 19 6 17.50 4 6 2.50 9 12 6.00 44.00 37.00 34.75 239.000 763 488 389 63
65 98 - ECRİN KAYMAN 9 / B 16 9 13.75 12 11 9.25 6 13 2.75 11 10 8.50 45.00 43.00 34.25 237.000 786 504 401 65
66 63 - ZEHRA ARPA 9 / B 16 9 13.75 11 10 8.50 8 6 6.50 7 8 5.00 42.00 33.00 33.75 235.000 798 509 406 66
67 366 - MUSA ERDEM 9 / C 16 7 14.25 17 8 15.00 4 6 2.50 4 9 1.75 41.00 30.00 33.50 234.000 815 522 416 67
68 354 - BEYZANUR TAŞ 9 / B 16 8 14.00 13 9 10.75 3 15 -0.75 11 6 9.50 43.00 38.00 33.50 234.000 815 522 416 67
69 292 - ERTUĞRUL KELEŞ 9 / A 17 7 15.25 14 10 11.50 4 8 2.00 7 9 4.75 42.00 34.00 33.50 234.000 815 522 416 67
70 308 - EREN ÖZÇELİK 9 / A 10 12 7.00 17 7 15.25 7 7 5.25 8 9 5.75 42.00 35.00 33.25 233.000 828 530 423 70
71 309 - KERİM BARULAY 9 / A 14 10 11.50 11 4 10.00 5 6 3.50 8 4 7.00 38.00 24.00 32.00 228.000 882 559 440 71
72 336 - YAĞMUR KAPU 9 / B 18 4 17.00 13 9 10.75 2 13 -1.25 7 6 5.50 40.00 32.00 32.00 228.000 882 559 440 71
73 287 - HELİN ANŞİN 9 / A 14 8 12.00 13 12 10.00 6 10 3.50 8 6 6.50 41.00 36.00 32.00 228.000 882 559 440 71
74 362 - FIRAT KOŞAK 9 / C 18 7 16.25 14 4 13.00 3 11 0.25 3 5 1.75 38.00 27.00 31.25 225.000 913 580 457 74
75 327 - AHMED HİŞAN 9 / B 13 11 10.25 14 8 12.00 5 7 3.25 8 12 5.00 40.00 38.00 30.50 222.000 945 599 469 75
76 324 - TUANA GÜNDOĞDU 9 / B 14 4 13.00 11 7 9.25 3 4 2.00 8 7 6.25 36.00 22.00 30.50 222.000 945 599 469 75
77 348 - EBRAR ÇAMUKA 9 / B 16 8 14.00 11 12 8.00 3 12 0.00 10 8 8.00 40.00 40.00 30.00 220.000 965 612 480 77
78 288 - HACER ACAR 9 / A 15 7 13.25 8 4 7.00 7 4 6.00 4 2 3.50 34.00 17.00 29.75 219.000 980 621 485 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223240902 9. Sınıf Deneme-2 2520 1557 1195 83

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.79 9.30 9.46 11.16 9.47 8.79 4.68 6.05 3.17 6.97 8.59 4.82 34.59 33.40 26.24 204.948

İl Ortalaması 12.21 9.20 9.91 11.34 9.54 8.96 4.69 5.86 3.22 6.84 8.70 4.66 35.08 33.29 26.76 207.030
Okul Ortalaması 16.88 6.82 15.17 13.90 7.94 11.92 8.01 6.76 6.32 9.30 7.61 7.40 48.10 29.13 40.81 263.253

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 279 - YUSUF DEMİRCİ 9 / A 11 10 8.50 12 6 10.50 4 7 2.25 7 5 5.75 34.00 28.00 27.00 208.000 1117 699 542 79
80 32 - ALİŞİR 9 / A 14 11 11.25 10 15 6.25 7 7 5.25 6 19 1.25 37.00 52.00 24.00 196.000 1273 797 621 80
81 0 - TAHSİN ÖVÜN 9 / C 11 8 9.00 13 6 11.50 3 5 1.75 4 10 1.50 31.00 29.00 23.75 195.000 1290 808 630 81
82 89 - EZGİ HAMARAT 9 / B 13 12 10.00 8 14 4.50 2 3 1.25 7 2 6.50 30.00 31.00 22.25 189.000 1377 865 673 82
83 370 - ANIL BİNGÖL 10 / C 10 10 7.50 9 1 8.75 7 8 5.00 0 0 0.00 26.00 19.00 21.25 185.000 1426 898 693 83


