
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PD00-SS.01DES01)304 304 304 2801

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,3 24,91 11,6 4,7 10,36 10,7 5,0 9,42 5,4 4,4 4,25 54,8 23,4 48,94 286,240

Okul Ortalaması 28,4 8,5 26,32 12,0 4,6 10,88 10,2 5,2 8,91 4,7 4,6 3,54 55,4 22,8 49,65 287,730

KATILIMLAR

1 492 ROJİN ÇİÇEK 12B 37 3 36,25 18 1 17,75 23 9 20,75 11 9 8,75 89 22 83,50 389,808 1 1 1 1 119

2 0 MUHAMMED ALAK 12A 35 5 33,75 14 4 13,00 24 2 23,50 11 0 11,00 84 11 81,25 383,428 1 2 2 2 150

3 226 MÜGE ALEDA TOPÇU 12D 32 8 30,00 15 4 14,00 23 4 22,00 14 2 13,50 84 18 79,50 378,730 1 3 3 3 171

4 35 SEBATİAN SYMNSKİ 11A 37 2 36,50 14 4 13,00 22 8 20,00 11 6 9,50 84 20 79,00 376,215 1 4 4 4 190

5 194 ELİF ARSLAN 12E 36 3 35,25 15 4 14,00 19 4 18,00 12 3 11,25 82 14 78,50 374,938 1 5 5 5 200

6 126 NAZLICAN CANLI 11B 36 2 35,50 15 5 13,75 19 7 17,25 13 6 11,50 83 20 78,00 373,405 1 6 6 6 211

7 431 MİHRİBAN GÜÇDEN 12D 33 6 31,50 14 0 14,00 25 2 24,50 8 4 7,00 80 12 77,00 370,725 2 7 7 7 227

8 0 YAREN TEKİNGÜNDÜZ 12A 29 10 26,50 15 3 14,25 24 6 22,50 13 6 11,50 81 25 74,75 364,760 2 8 8 8 268

9 450 BÜNYAMİNPULLU 12E 33 7 31,25 11 5 9,75 24 8 22,00 13 6 11,50 81 26 74,50 363,388 2 9 9 9 276

10 10 SEDA ALPAYDIN 12A 32 7 30,25 14 5 12,75 20 4 19,00 12 5 10,75 78 21 72,75 358,203 3 10 10 10 332

11 225 DAMLA KAYA 12A 34 3 33,25 14 4 13,00 15 3 14,25 13 4 12,00 76 14 72,50 357,108 4 11 11 11 341

12 491 SEMANUR MİRAN 12A 34 6 32,50 15 4 14,00 17 9 14,75 12 6 10,50 78 25 71,75 354,880 5 12 12 12 359

13 88 SAMED GİDER 12A 28 9 25,75 14 5 12,75 24 5 22,75 11 4 10,00 77 23 71,25 354,228 6 13 13 13 369

14 456 ZEYNEP KATKAY 12D 35 3 34,25 16 1 15,75 16 6 14,50 8 4 7,00 75 14 71,50 353,758 3 14 14 14 375

15 486 İREM AKBULUT 12A 35 4 34,00 16 3 15,25 11 4 10,00 13 6 11,50 75 17 70,75 351,705 7 15 15 15 394

16 426 İLKNUR ÇAPARLAR 12D 32 8 30,00 13 4 12,00 21 8 19,00 11 6 9,50 77 26 70,50 351,390 4 16 16 16 395

17 457 ÖZLEM BOZDAĞ 12E 36 4 35,00 14 3 13,25 16 4 15,00 9 7 7,25 75 18 70,50 350,650 3 17 17 17 402

18 0 SELENARGOMEZ SAİD 12A 30 7 28,25 18 1 17,75 21 9 18,75 6 5 4,75 75 22 69,50 348,408 8 18 18 18 431

19 401 ELİF BULUT   I 12G 37 3 36,25 14 5 12,75 17 7 15,25 5 3 4,25 73 18 68,50 344,328 1 19 19 19 473

20 294 BERRA KOLBAR 12C 35 3 34,25 15 4 14,00 14 1 13,75 7 5 5,75 71 13 67,75 342,383 1 20 20 20 495

21 501 YUŞA VARAN 12D 32 8 30,00 16 1 15,75 16 5 14,75 8 5 6,75 72 19 67,25 341,465 5 21 21 21 507

22 547 DAMLA GÜNDÜZALP 12B 35 4 34,00 13 4 12,00 11 2 10,50 11 1 10,75 70 11 67,25 341,105 2 22 22 22 512

23 297 MUSAB ÖZDEMİR 12F 33 7 31,25 17 3 16,25 20 12 17,00 4 6 2,50 74 28 67,00 340,378 1 23 23 23 526

24 481 UĞURCAN KOCA 12D 32 7 30,25 14 4 13,00 11 5 9,75 14 1 13,75 71 17 66,75 340,203 6 24 24 24 528

25 0 CANSU GÜLEN 12B 32 8 30,00 13 6 11,50 14 6 12,50 14 5 12,75 73 25 66,75 340,195 3 25 25 25 529

26 515 GÜLNUR KAYA 12F 35 5 33,75 17 3 16,25 16 4 15,00 2 1 1,75 70 13 66,75 339,268 2 26 26 26 540

27 0 AZEM ARGUNAĞA 12 34 5 32,75 15 4 14,00 14 7 12,25 8 4 7,00 71 20 66,00 337,343 1 27 27 27 568

28 406 ŞEVVALNU T *KIN 12D 31 9 28,75 10 8 8,00 21 4 20,00 11 8 9,00 73 29 65,75 337,188 7 28 28 28 569

29 448 ABDULLAH AYDOĞMUŞ 12F 31 9 28,75 17 3 16,25 16 8 14,00 7 3 6,25 71 23 65,25 335,568 3 29 29 29 592

30 148 AHSEN KAYINTU 11G 36 3 35,25 14 4 13,00 15 6 13,50 4 4 3,00 69 17 64,75 333,083 1 30 30 30 630

31 529 MUSTAFA ERTUĞRUL 12C 27 9 24,75 14 5 12,75 17 4 16,00 12 6 10,50 70 24 64,00 332,483 2 31 31 31 639

32 519 ELVAN E AYDIN 12C 34 5 32,75 14 2 13,50 14 3 13,25 6 5 4,75 68 15 64,25 331,968 3 32 32 32 649

33 0 EBA NUR IŞIKK 12E 33 7 31,25 14 2 13,50 14 6 12,50 8 6 6,50 69 21 63,75 330,723 4 33 33 33 666

34 402 YAREN ŞENER 12E 32 8 30,00 14 5 12,75 16 7 14,25 8 6 6,50 70 26 63,50 330,130 5 34 34 34 677

35 533 HAMZA ACAY 12 37 3 36,25 14 1 13,75 12 3 11,25 3 2 2,50 66 9 63,75 329,913 2 35 35 35 680

36 252 MİRZA ARSLAN 12C 29 6 27,50 16 1 15,75 17 3 16,25 6 10 3,50 68 20 63,00 328,825 4 36 36 36 687

37 434 FATMA *T AN 12B 35 5 33,75 14 5 12,75 14 3 13,25 4 2 3,50 67 15 63,25 328,768 4 37 37 37 688

38 525 NİSA NAZLI 12F 36 4 35,00 15 5 13,75 14 4 13,00 2 2 1,50 67 15 63,25 328,525 4 38 38 38 696

39 0   33 5 31,75 11 5 9,75 10 0 10,00 12 3 11,25 66 13 62,75 327,828 1 39 39 39 703

40 537 ZİNAR KAYA 12A 37 2 36,50 16 3 15,25 10 15 6,25 7 8 5,00 70 28 63,00 327,715 9 40 40 40 707

41 0 AYŞE ARGUNAĞA 12E 38 2 37,50 15 1 14,75 9 5 7,75 5 8 3,00 67 16 63,00 327,505 6 41 41 41 711

42 521 ZEYNEP GÜLAÇ 12F 36 4 35,00 14 5 12,75 16 8 14,00 1 1 0,75 67 18 62,50 326,230 5 42 42 42 732

43 550 ÇINAR KAZAN   32 8 30,00 13 4 12,00 18 2 17,50 4 5 2,75 67 19 62,25 326,205 2 43 43 43 733

44 71 TAHA ÇETİN 12D 32 7 30,25 13 6 11,50 16 6 14,50 7 5 5,75 68 24 62,00 325,538 8 44 44 44 739

45 570 CENNET AYVAZ 11B 30 6 28,50 15 3 14,25 14 3 13,25 6 1 5,75 65 13 61,75 325,010 2 45 45 45 749

46 197 HEDENA YILDIZ 12F 37 3 36,25 16 3 15,25 10 2 9,50 1 0 1,00 64 8 62,00 324,568 6 46 46 46 759

47 477 ÖNDER BOZKIR 12A 30 10 27,50 12 4 11,00 15 3 14,25 10 5 8,75 67 22 61,50 324,505 10 47 47 47 761

48 30 MAHMUT KORAY 12A 31 9 28,75 13 4 12,00 17 2 16,50 5 5 3,75 66 20 61,00 322,633 11 48 48 48 797
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PD00-SS.01DES01)304 304 304 2801

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,3 24,91 11,6 4,7 10,36 10,7 5,0 9,42 5,4 4,4 4,25 54,8 23,4 48,94 286,240

Okul Ortalaması 28,4 8,5 26,32 12,0 4,6 10,88 10,2 5,2 8,91 4,7 4,6 3,54 55,4 22,8 49,65 287,730

KATILIMLAR

49 444 ALİ KAYA 12F 34 6 32,50 18 2 17,50 10 5 8,75 3 3 2,25 65 16 61,00 322,085 7 49 49 49 809

50 455 EBRAR ELÇİ 12F 37 3 36,25 15 4 14,00 11 6 9,50 2 3 1,25 65 16 61,00 321,558 8 50 50 50 817

51 483 MUHAMMED SÖNMEZ 12B 28 11 25,25 16 3 15,25 19 9 16,75 5 7 3,25 68 30 60,50 321,558 5 50 50 50 817

52 493 EYLÜL AYDOĞMUŞ 12A 33 7 31,25 15 5 13,75 13 1 12,75 4 4 3,00 65 17 60,75 321,523 12 52 52 52 821

53 454 ENES BİLEN 12F 33 7 31,25 16 4 15,00 14 3 13,25 2 3 1,25 65 17 60,75 321,453 9 53 53 53 823

54 0 DENİZ ÇOBAN 12B 34 4 33,00 12 0 12,00 11 1 10,75 6 4 5,00 63 9 60,75 321,375 6 54 54 54 825

55 593 TAHA KÖSE 11C 30 5 28,75 12 5 10,75 14 5 12,75 9 3 8,25 65 18 60,50 321,303 1 55 55 55 827

56 199 MÜCAHİT METE 11B 29 9 26,75 13 5 11,75 14 7 12,25 11 6 9,50 67 27 60,25 320,858 3 56 56 56 833

57 437 YAREM İNAN 12F 32 7 30,25 15 2 14,50 16 4 15,00 1 1 0,75 64 14 60,50 320,808 10 57 57 57 835

58 157 ROZERİN GÜRBÜZ 11C 31 9 28,75 13 6 11,50 16 5 14,75 6 3 5,25 66 23 60,25 320,428 2 58 58 58 844

59 621 BERAT ÇEÇEN 11A 36 3 35,25 13 3 12,25 13 5 11,75 3 7 1,25 65 18 60,50 320,178 2 59 59 59 848

60 590 NİSA ÖNER 11C 34 6 32,50 13 5 11,75 10 7 8,25 9 6 7,50 66 24 60,00 319,275 3 60 60 60 864

61 438 ELİF DENER 12G 38 2 37,50 17 3 16,25 6 2 5,50 2 5 0,75 63 12 60,00 318,355 2 61 61 61 884

62 322 AYŞENUR I *K 12C 30 10 27,50 15 5 13,75 16 6 14,50 6 9 3,75 67 30 59,50 318,265 5 62 62 62 885

63 435 NİSA BÜRKEK 12C 34 5 32,75 15 2 14,50 8 2 7,50 6 5 4,75 63 14 59,50 317,623 6 63 63 63 891

64 296 AZRA BOR 12B 31 7 29,25 14 5 12,75 16 17 11,75 7 6 5,50 68 35 59,25 317,353 7 64 64 64 899

65 219 ELİF KAYMAZAL P 12C 27 10 24,50 13 4 12,00 15 1 14,75 8 3 7,25 63 18 58,50 315,775 7 65 65 65 927

66 301 ALİ BAZANCİR 12B 27 9 24,75 14 4 13,00 15 6 13,50 9 7 7,25 65 26 58,50 315,743 8 66 66 66 929

67 663 MUSAB İLÇİN 11A 28 10 25,50 13 3 12,25 17 7 15,25 7 6 5,50 65 26 58,50 315,575 3 67 67 67 933

68 55 ÖZGÜR KORKUTATA 12B 33 4 32,00 12 5 10,75 14 5 12,75 5 7 3,25 64 21 58,75 315,395 9 68 68 68 938

69 467 SILA ÇELİKEL 12F 35 3 34,25 15 2 14,50 10 0 10,00 60 5 58,75 314,973 11 69 69 69 946

70 263 DİLEK YOLAŞAN 12B 32 8 30,00 11 2 10,50 15 4 14,00 6 8 4,00 64 22 58,50 314,930 10 70 70 70 947

71 546 DİLAN HANSU 12C 29 11 26,25 12 7 10,25 17 10 14,50 8 4 7,00 66 32 58,00 314,028 8 71 71 71 958

72 473 UĞUR KILIÇ 12A 29 11 26,25 12 6 10,50 15 3 14,25 8 4 7,00 64 24 58,00 314,028 13 71 71 71 958

73 168 LORİN KAYA 11G 33 7 31,25 13 6 11,50 13 5 11,75 5 5 3,75 64 23 58,25 314,003 2 73 73 73 960

74 146 ZEYNEP KILIÇ 12F 37 3 36,25 15 5 13,75 10 4 9,00 0 3 -0,75 62 15 58,25 313,173 12 74 74 74 971

75 487 MERVE BUDAN 12E 35 4 34,00 14 4 13,00 9 4 8,00 4 6 2,50 62 18 57,50 311,330 7 75 75 75 998

76 278 SÜLEYMAN ELÇİ 12E 26 8 24,00 15 4 14,00 14 7 12,25 7 1 6,75 62 20 57,00 311,290 8 76 76 76 1000

77 352 MUHAMMED ENSAR 12D 32 7 30,25 14 5 12,75 11 3 10,25 5 4 4,00 62 19 57,25 311,123 9 77 77 77 1003

78 500 MAHİNUR KETBOĞA 12F 37 3 36,25 15 5 13,75 8 2 7,50 60 10 57,50 310,938 13 78 78 78 1010

79 508 BURAK KAYMAZALP 12B 30 9 27,75 12 4 11,00 9 1 8,75 11 6 9,50 62 20 57,00 310,913 11 79 79 79 1012

80 499 ROZERİN BIÇKI 12B 35 5 33,75 15 5 13,75 9 6 7,50 5 11 2,25 64 27 57,25 310,598 12 80 80 80 1021

81 449 EYMEN DERLER 12B 30 8 28,00 13 6 11,50 18 9 15,75 3 5 1,75 64 28 57,00 310,570 13 81 81 81 1023

82 494 MİNE CEBESOY 12C 31 9 28,75 15 4 14,00 13 9 10,75 5 7 3,25 64 29 56,75 309,778 9 82 82 82 1032

83 563 TUBA ATAŞ 11E 28 11 25,25 16 4 15,00 11 7 9,25 9 8 7,00 64 30 56,50 309,628 1 83 83 83 1034

84 576 SERRA ZENGİN 11E 30 8 28,00 14 6 12,50 16 5 14,75 2 3 1,25 62 22 56,50 309,040 2 84 84 84 1039

85 548 BESRA GÖNEN 12C 32 8 30,00 12 8 10,00 12 6 10,50 8 8 6,00 64 30 56,50 308,970 10 85 85 85 1042

86 140 MAHMUT İS   30 9 27,75 11 8 9,00 14 7 12,25 8 3 7,25 63 27 56,25 308,558 3 86 86 86 1045

87 261 ŞEVVAL KURTARAN 12F 34 5 32,75 13 6 11,50 13 3 12,25 60 14 56,50 308,373 14 87 87 87 1051

88 141 MERYEM KIYICI 11C 31 6 29,50 8 2 7,50 17 8 15,00 5 3 4,25 61 19 56,25 308,210 4 88 88 88 1053

89 414 YAĞMUR ÇOBAN 12G 32 7 30,25 16 3 15,25 12 5 10,75 60 15 56,25 307,943 3 89 89 89 1056

90 539 BERŞAN BEKTAŞ 12C 29 10 26,50 14 3 13,25 12 1 11,75 7 10 4,50 62 24 56,00 307,855 11 90 90 90 1058

91 551 DOGA YÜCE 12D 29 9 26,75 12 4 11,00 18 5 16,75 3 6 1,50 62 24 56,00 307,703 10 91 91 91 1063

92 538 MUSA TARTAR 12B 27 10 24,50 12 5 10,75 13 4 12,00 10 6 8,50 62 25 55,75 307,520 14 92 92 92 1067

93 586 NİSA SELİMOĞLU 11G 34 6 32,50 16 4 15,00 8 8 6,00 4 6 2,50 62 24 56,00 306,995 3 93 93 93 1076

94 452 MUSA KIY* 12E 35 4 34,00 15 5 13,75 9 3 8,25 59 12 56,00 306,700 9 94 94 94 1079

95 408 BEYZA TÜRKOĞLU 12G 36 4 35,00 15 3 14,25 8 4 7,00 0 2 -0,50 59 13 55,75 305,795 4 95 95 95 1087

96 429 ROJİN KAYA 12B 32 6 30,50 13 6 11,50 13 9 10,75 5 9 2,75 63 30 55,50 305,755 15 96 96 96 1088
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PD00-SS.01DES01)304 304 304 2801

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,3 24,91 11,6 4,7 10,36 10,7 5,0 9,42 5,4 4,4 4,25 54,8 23,4 48,94 286,240

Okul Ortalaması 28,4 8,5 26,32 12,0 4,6 10,88 10,2 5,2 8,91 4,7 4,6 3,54 55,4 22,8 49,65 287,730

KATILIMLAR

97 482 BERAT BUDRAÇ 12F 31 5 29,75 14 5 12,75 13 4 12,00 1 1 0,75 59 15 55,25 305,018 15 97 97 97 1103

98 573 İLAYDA SARITAĞ 11B 29 8 27,00 13 6 11,50 14 9 11,75 7 9 4,75 63 32 55,00 304,780 4 98 98 98 1109

99 655 NİSA DAĞKIRAN 11B 31 6 29,50 15 3 14,25 9 3 8,25 4 4 3,00 59 16 55,00 304,385 5 99 99 99 1115

100 0 SAİT BU KAN 12D 27 11 24,25 14 3 13,25 16 9 13,75 4 2 3,50 61 25 54,75 304,333 11 100 100 100 1117

101 184 HELİN YALÇIN 12B 27 11 24,25 13 5 11,75 15 4 14,00 6 6 4,50 61 26 54,50 303,618 16 101 101 101 1132

102 618 HAYRUNİSA  UDAN 11A 30 8 28,00 14 3 13,25 8 8 6,00 9 8 7,00 61 27 54,25 302,475 4 102 102 102 1156

103 597 BEYZA BARAÇ 11G 34 6 32,50 14 5 12,75 8 7 6,25 4 5 2,75 60 23 54,25 301,720 4 103 103 103 1165

104 553 BÜŞRA ÇÖKÜK 12E 31 3 30,25 11 3 10,25 10 2 9,50 5 4 4,00 57 12 54,00 301,308 10 104 104 104 1174

105 374 M MERT 11B 32 5 30,75 15 2 14,50 9 5 7,75 2 4 1,00 58 16 54,00 301,123 6 105 105 105 1176

106 0 ANNE  MARIA 12 31 9 28,75 9 2 8,50 16 1 15,75 1 1 0,75 57 13 53,75 300,618 3 106 106 106 1186

107 404 MEDİNE ARAS 12C 30 5 28,75 13 3 12,25 6 4 5,00 8 3 7,25 57 15 53,25 299,368 12 107 107 107 1203

108 516 SÜHEYLA TEKİN 12C 34 6 32,50 14 3 13,25 9 5 7,75 57 14 53,50 299,345 13 108 108 108 1204

109 427 HELİN DMRC 12F 36 3 35,25 15 2 14,50 4 4 3,00 1 1 0,75 56 10 53,50 299,018 16 109 109 109 1212

110 464 İREM 12D 29 6 27,50 10 4 9,00 16 5 14,75 3 5 1,75 58 20 53,00 298,555 12 110 110 110 1216

111 466 ELİF BARIŞ 12F 35 5 33,75 15 4 14,00 4 6 2,50 4 4 3,00 58 19 53,25 298,548 17 111 111 111 1218

112 549 YASEMİN ELES 12D 32 8 30,00 15 4 14,00 12 10 9,50 1 6 -0,50 60 28 53,00 298,140 13 112 112 112 1222

113 624 DİLARA BARULAY 11C 29 10 26,50 15 4 14,00 7 11 4,25 10 9 7,75 61 34 52,50 297,415 5 113 113 113 1230

114 169 HELİN SEVİNÇ 11B 35 4 34,00 12 5 10,75 5 1 4,75 4 3 3,25 56 13 52,75 297,015 7 114 114 114 1240

115 465 ED AR ALAS 12A 31 7 29,25 12 4 11,00 7 3 6,25 7 4 6,00 57 18 52,50 296,988 14 115 115 115 1241

116 462 YAREN DENER 12F 33 6 31,50 11 5 9,75 10 3 9,25 2 0 2,00 56 14 52,50 296,535 18 116 116 116 1250

117 433 RÜMEYSA SONAKALAN 12G 28 7 26,25 12 6 10,50 16 2 15,50 56 15 52,25 296,383 5 117 117 117 1251

118 144 BERAT ŞAVLI 11B 29 10 26,50 11 9 8,75 11 8 9,00 9 6 7,50 60 33 51,75 295,140 8 118 118 118 1269

119 0 BARIŞ YILDIZ 12B 28 7 26,25 14 5 12,75 10 1 9,75 4 4 3,00 56 17 51,75 294,993 17 119 119 119 1273

120 413 ELİFNU  KOŞUNALP 12G 34 3 33,25 15 3 14,25 6 6 4,50 55 12 52,00 294,718 6 120 120 120 1275

121 625 ECREN SAV 11D 31 8 29,00 13 7 11,25 9 9 6,75 7 9 4,75 60 33 51,75 294,705 1 121 121 121 1276

122 437 ENSAR GÖKALP 12F 24 5 22,75 12 1 11,75 18 5 16,75 54 11 51,25 293,818 19 122 122 122 1290

123 142 EBRU DEMİR 11A 27 13 23,75 14 5 12,75 9 10 6,50 9 4 8,00 59 32 51,00 293,253 5 123 123 123 1299

124 453 DİLARA KANTARCI 12C 35 5 33,75 11 6 9,50 8 4 7,00 3 7 1,25 57 22 51,50 293,193 14 124 124 124 1300

125 468 MEDİNE BUHAN 12F 35 4 34,00 12 6 10,50 8 4 7,00 55 14 51,50 293,110 20 125 125 125 1303

126 421 EZGİ KAYAOKAY 12G 32 7 30,25 15 3 14,25 5 2 4,50 3 3 2,25 55 15 51,25 292,933 7 126 126 126 1306

127 113 ZELİŞAN GÜLEN 11A 30 8 28,00 12 6 10,50 8 8 6,00 8 6 6,50 58 28 51,00 292,640 6 127 127 127 1310

128 580 HAVİN GÜNÖZ 11C 32 6 30,50 12 5 10,75 7 5 5,75 6 8 4,00 57 24 51,00 292,215 6 128 128 128 1316

129 615 DİLAN AKSOY 11B 26 12 23,00 13 6 11,50 7 6 5,50 12 6 10,50 58 30 50,50 291,940 9 129 129 129 1320

130 469 CEREN CANLI 12B 33 5 31,75 14 4 13,00 7 6 5,50 1 1 0,75 55 16 51,00 291,923 18 130 130 130 1322

131 574 D MELEK KOLOMAN 11D 30 8 28,00 14 3 13,25 10 6 8,50 3 8 1,00 57 25 50,75 291,665 2 131 131 131 1325

132 395 HASAN EREN S 12E 20 1 19,75 15 4 14,00 10 1 9,75 7 1 6,75 52 7 50,25 291,458 11 132 132 132 1329

133 643 UFUK ALTUNER 11B 20 11 17,25 12 8 10,00 16 8 14,00 11 9 8,75 59 36 50,00 291,108 10 133 133 133 1335

134 556 ŞURA TUĞA 12D 33 6 31,50 9 7 7,25 9 4 8,00 5 5 3,75 56 22 50,50 290,565 14 134 134 134 1350

135 496 BEYZA KOŞAN 12D 33 6 31,50 7 7 5,25 14 3 13,25 1 2 0,50 55 18 50,50 290,435 15 135 135 135 1353

136 69 NURULLAH KOCA 12C 34 4 33,00 14 4 13,00 2 1 1,75 3 1 2,75 53 10 50,50 290,330 15 136 136 136 1354

137 0 MELDA AŞİYAN 12G 31 9 28,75 16 3 15,25 7 9 4,75 2 2 1,50 56 23 50,25 290,078 8 137 137 137 1360

138 603 NİSA BALAT 11D 28 9 25,75 14 5 12,75 11 6 9,50 4 8 2,00 57 28 50,00 289,733 3 138 138 138 1368

139 571 BETÜL ÇELİKER 11C 30 10 27,50 14 5 12,75 7 13 3,75 8 9 5,75 59 37 49,75 288,900 7 139 139 139 1387

140 0 HELİN KOÇ 12D 32 7 30,25 12 3 11,25 8 4 7,00 2 3 1,25 54 17 49,75 288,363 16 140 140 140 1397

141 588 NEHAR KORKUTATA 11B 28 10 25,50 14 4 13,00 9 10 6,50 7 10 4,50 58 34 49,50 288,355 11 141 141 141 1399

142 120 YUSUF YILMAZ 11D 25 14 21,50 12 4 11,00 16 5 14,75 3 4 2,00 56 27 49,25 288,020 4 142 142 142 1405

143 507 MİRAÇ BAZANCİR 12C 24 7 22,25 11 2 10,50 13 2 12,50 5 4 4,00 53 15 49,25 288,003 16 143 143 143 1406

144 152 HİLAL NARİN 11C 27 11 24,25 14 5 12,75 9 6 7,50 6 5 4,75 56 27 49,25 287,773 8 144 144 144 1409
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PD00-SS.01DES01)304 304 304 2801

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,3 24,91 11,6 4,7 10,36 10,7 5,0 9,42 5,4 4,4 4,25 54,8 23,4 48,94 286,240

Okul Ortalaması 28,4 8,5 26,32 12,0 4,6 10,88 10,2 5,2 8,91 4,7 4,6 3,54 55,4 22,8 49,65 287,730

KATILIMLAR

145 614 VOLK*  DEMİR 11F 31 6 29,50 13 6 11,50 8 5 6,75 3 5 1,75 55 22 49,50 287,725 1 145 145 145 1410

146 160 SELİN 11E 29 9 26,75 12 5 10,75 12 1 11,75 53 15 49,25 287,258 3 146 146 146 1415

147 580 MUAZKAYA 12 31 6 29,50 9 6 7,50 13 5 11,75 1 2 0,50 54 19 49,25 286,920 4 147 147 147 1421

148 183 EBRAR ELKATMIŞ 11A 27 2 26,50 14 3 13,25 7 3 6,25 3 0 3,00 51 8 49,00 286,655 7 148 148 148 1427

149 668 NİSA KARATAŞ 11A 30 10 27,50 10 9 7,75 13 10 10,50 6 11 3,25 59 40 49,00 286,535 8 149 149 149 1430

150 84 ALİ FIRAT AĞIN 12B 30 9 27,75 9 3 8,25 14 5 12,75 53 17 48,75 285,618 19 150 150 150 1442

151 647 TEVFİK ADEM 11E 27 13 23,75 15 5 13,75 7 7 5,25 7 5 5,75 56 30 48,50 285,613 4 151 151 151 1443

152 652 BERRA KITAY 11G 33 7 31,25 15 4 14,00 6 7 4,25 2 11 -0,75 56 29 48,75 285,133 5 152 152 152 1454

153 403 MİHRİBAN KIRKIZ 12B 30 9 27,75 13 5 11,75 6 5 4,75 5 3 4,25 54 22 48,50 285,033 20 153 153 153 1457

154 440 EBRAR CANLI 12E 31 6 29,50 7 4 6,00 12 3 11,25 3 5 1,75 53 18 48,50 284,705 12 154 154 154 1461

155 515 BÜNYAMIN VARAN 12B 32 6 30,50 10 6 8,50 7 6 5,50 5 4 4,00 54 22 48,50 284,665 21 155 155 155 1462

156 666 YAVUZ KORKMAZ 11F 28 11 25,25 13 6 11,50 8 5 6,75 6 5 4,75 55 27 48,25 284,623 2 156 156 156 1464

157 0 DEMİR 11E 32 4 31,00 7 4 6,00 11 4 10,00 2 2 1,50 52 14 48,50 284,500 5 157 157 157 1467

158 441 EREN AK 12A 30 10 27,50 13 5 11,75 6 3 5,25 6 9 3,75 55 27 48,25 284,290 15 158 158 158 1470

159 628 HULYA AĞIRBAŞ 11B 27 13 23,75 12 5 10,75 12 10 9,50 6 8 4,00 57 36 48,00 284,033 12 159 159 159 1473

160 172 ŞEVVAL BARULAY 11C 28 10 25,50 13 5 11,75 7 1 6,75 5 5 3,75 53 21 47,75 283,040 9 160 160 160 1490

161 505 FURKAN AFŞİN 12E 28 6 26,50 7 3 6,25 12 1 11,75 4 3 3,25 51 13 47,75 282,890 13 161 161 161 1493

162 112 ŞEYMA POLAT 11C 33 5 31,75 4 1 3,75 13 5 11,75 1 1 0,75 51 12 48,00 282,863 10 162 162 162 1494

163 139 HANZADE ÖZDEMİR 11A 27 10 24,50 13 4 12,00 7 5 5,75 6 3 5,25 53 22 47,50 282,475 9 163 163 163 1497

164 579 DARLY 11A 27 10 24,50 13 3 12,25 10 10 7,50 5 7 3,25 55 30 47,50 282,395 10 164 164 164 1499

165 566 YUNUS BÜRKEK 11G 28 9 25,75 10 8 8,00 9 4 8,00 6 1 5,75 53 22 47,50 282,333 6 165 165 165 1502

166 607 BERAT BECERİKLİ 11 29 8 27,00 10 4 9,00 4 1 3,75 9 5 7,75 52 18 47,50 282,250 1 166 166 166 1504

167 447 İSMAİL K 12D 27 7 25,25 11 1 10,75 10 2 9,50 2 0 2,00 50 10 47,50 282,248 17 167 167 167 1505

168 671 BURCU YILMAZ 11C 29 10 26,50 12 5 10,75 10 2 9,50 2 5 0,75 53 22 47,50 282,035 11 168 168 168 1511

169 0 YUNUS YALÇIN 12F 30 10 27,50 12 8 10,00 14 13 10,75 0 3 -0,75 56 34 47,50 281,845 21 169 169 169 1516

170 94 ALİ BOZYİĞİT 12E 24 14 20,50 9 4 8,00 15 8 13,00 6 2 5,50 54 28 47,00 281,495 14 170 170 170 1520

171 608 MUSA  ARA 11B 24 11 21,25 12 6 10,50 13 5 11,75 6 10 3,50 55 32 47,00 281,318 13 171 171 171 1522

172 510 MAHİR KOÇ 12C 22 16 18,00 15 4 14,00 10 7 8,25 9 10 6,50 56 37 46,75 281,105 17 172 172 172 1526

173 653 MERVE KÜBRA ÇELİK 11E 31 9 28,75 16 4 15,00 1 2 0,50 5 8 3,00 53 23 47,25 281,078 6 173 173 173 1527

174 461 KARDELEN ÇELİKER 12F 25 15 21,25 13 6 11,50 17 12 14,00 55 33 46,75 280,423 22 174 174 174 1542

175 975 NURULLAH ELALDI 11G 31 9 28,75 15 5 13,75 6 6 4,50 52 20 47,00 280,203 7 175 175 175 1548

176 617 MEDİNE TUNÇ 11B 27 8 25,00 11 7 9,25 7 4 6,00 8 6 6,50 53 25 46,75 280,195 14 176 176 176 1551

177 460 ELİF ALKAN 12A 26 4 25,00 8 3 7,25 11 6 9,50 5 0 5,00 50 13 46,75 280,135 16 177 177 177 1553

178 610 IRMAK ATAŞ 11E 32 7 30,25 12 7 10,25 6 4 5,00 3 6 1,50 53 24 47,00 280,068 7 178 178 178 1555

179 0 RAVZA 11C 29 8 27,00 11 6 9,50 12 4 11,00 0 3 -0,75 52 21 46,75 279,645 12 179 179 179 1560

180 637 EYLÜL ÇAÇAN 11C 26 7 24,25 14 4 13,00 7 4 6,00 5 7 3,25 52 22 46,50 279,408 13 180 180 180 1564

181 0 MERT Y 11A 25 6 23,50 9 2 8,50 10 4 9,00 6 3 5,25 50 15 46,25 278,830 11 181 181 181 1572

182 127 SÜLEYMAN YİĞİT 11E 27 6 25,50 12 1 11,75 10 7 8,25 1 1 0,75 50 15 46,25 278,390 8 182 182 182 1581

183 662 ÖZLEM GÜRCAN 11F 30 10 27,50 12 8 10,00 9 9 6,75 4 8 2,00 55 35 46,25 278,180 3 183 183 183 1583

184 567 YAREN ÖZDEMİR 11F 30 9 27,75 12 7 10,25 7 10 4,50 6 10 3,50 55 36 46,00 277,453 4 184 184 184 1592

185 125 BERAT BAYLAN 11C 25 11 22,25 10 5 8,75 15 11 12,25 4 6 2,50 54 33 45,75 277,373 14 185 185 185 1594

186 598 HAVVA ÖKT 11G 27 11 24,25 12 6 10,50 5 4 4,00 8 4 7,00 52 25 45,75 277,293 8 186 186 186 1595

187 509 NİSA ÇELİK 11D 22 15 18,25 12 7 10,25 17 3 16,25 4 13 0,75 55 38 45,50 277,068 5 187 187 187 1601

188 526 ESMA AYDEMİR 12G 30 6 28,50 13 1 12,75 3 8 1,00 4 2 3,50 50 17 45,75 276,600 9 188 188 188 1610

189 535 ASMİN AKARCA 11B 23 14 19,50 7 10 4,50 15 10 12,50 11 9 8,75 56 43 45,25 276,470 15 189 189 189 1613

190 256 SULTAN BALÇIK 11F 23 15 19,25 13 7 11,25 14 4 13,00 3 5 1,75 53 31 45,25 276,223 5 190 190 190 1621

191 674 EZEL BOĞATEMUR 11G 33 7 31,25 11 7 9,25 6 8 4,00 4 11 1,25 54 33 45,75 276,153 9 191 191 191 1624

192 540 ONUR KAYA 12C 28 12 25,00 14 6 12,50 6 4 5,00 5 9 2,75 53 31 45,25 275,515 18 192 192 192 1633
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PD00-SS.01DES01)304 304 304 2801

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,3 24,91 11,6 4,7 10,36 10,7 5,0 9,42 5,4 4,4 4,25 54,8 23,4 48,94 286,240

Okul Ortalaması 28,4 8,5 26,32 12,0 4,6 10,88 10,2 5,2 8,91 4,7 4,6 3,54 55,4 22,8 49,65 287,730

KATILIMLAR

193 299 UMUT BULMUŞ 12A 30 9 27,75 13 5 11,75 6 7 4,25 2 2 1,50 51 23 45,25 275,108 17 193 193 193 1637

194 442 HARUN ALTUN 12B 31 8 29,00 12 5 10,75 6 7 4,25 2 3 1,25 51 23 45,25 274,935 22 194 194 194 1642

195 601 MİRAY ARSLANGİRAY 11A 29 7 27,25 13 5 11,75 3 0 3,00 4 4 3,00 49 16 45,00 274,478 12 195 195 195 1648

196 90 YUSUF ERDOĞAN 12E 25 10 22,50 12 5 10,75 10 3 9,25 3 3 2,25 50 21 44,75 274,310 15 196 196 196 1654

197 644 ALİ KOÇKAR 11G 26 13 22,75 15 4 14,00 6 4 5,00 5 8 3,00 52 29 44,75 274,308 10 197 197 197 1655

198 623 EMRE BÜRKÜK 11G 30 7 28,25 12 2 11,50 5 1 4,75 1 2 0,50 48 12 45,00 274,248 11 198 198 198 1656

199 105 RAVZA ARGİN 11F 26 11 23,25 12 7 10,25 10 4 9,00 4 7 2,25 52 29 44,75 274,213 6 199 199 199 1658

200 110 RAVZABAYRAM 11D 26 10 23,50 13 5 11,75 9 5 7,75 3 5 1,75 51 25 44,75 274,160 6 200 200 200 1659

201 522 12G 31 8 29,00 13 5 11,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 49 16 45,00 274,120 10 201 201 201 1660

202 147 KEREM GÖZÜTOK 11A 28 12 25,00 16 4 15,00 6 10 3,50 5 15 1,25 55 41 44,75 273,945 13 202 202 202 1665

203 636 M HAMZA BALKAYA 11A 24 10 21,50 9 6 7,50 13 6 11,50 7 12 4,00 53 34 44,50 273,755 14 203 203 203 1668

204 622 MUHAMMED GÜRCAN 11C 27 10 24,50 12 4 11,00 8 10 5,50 5 6 3,50 52 30 44,50 273,345 15 204 204 204 1680

205 649 SILA ÇINAR 11D 22 14 18,50 15 4 14,00 12 10 9,50 4 7 2,25 53 35 44,25 273,320 7 205 205 205 1681

206 660 RUMEYSA BOLLUK 11G 29 9 26,75 14 4 13,00 0 2 -0,50 6 3 5,25 49 18 44,50 273,123 12 206 206 206 1686

207 340 BEDİRHAN K ATA 11F 29 9 26,75 11 7 9,25 5 0 5,00 6 11 3,25 51 27 44,25 272,288 7 207 207 207 1704

208 138 YAKUP ÇELİK 11B 26 11 23,25 5 11 2,25 12 9 9,75 10 5 8,75 53 36 44,00 272,208 16 208 208 208 1705

209 520 NARİN KAYA 12G 34 5 32,75 10 4 9,00 4 5 2,75 48 14 44,50 272,133 11 209 209 209 1708

210 153 MEHMET CAN SOYLU 11A 23 14 19,50 14 5 12,75 2 7 0,25 12 3 11,25 51 29 43,75 272,040 15 210 210 210 1714

211 130 KÜBRA YOLDAŞ 11B 29 5 27,75 11 3 10,25 7 3 6,25 1 4 0,00 48 15 44,25 272,028 17 211 211 211 1715

212 611 EYLÜL BARAÇ 11F 25 11 22,25 14 6 12,50 8 10 5,50 6 10 3,50 53 37 43,75 271,373 8 212 212 212 1728

213 164 AZRA SEZGİN 11B 29 5 27,75 8 1 7,75 9 1 8,75 0 1 -0,25 46 8 44,00 271,263 18 213 213 213 1730

214 165 M TAHA ÖZTÜRK 11E 31 7 29,25 13 6 11,50 2 7 0,25 5 8 3,00 51 28 44,00 271,198 9 214 214 214 1731

215 470 BEYZA DİNÇ 12G 31 9 28,75 15 5 13,75 4 8 2,00 0 2 -0,50 50 24 44,00 271,123 12 215 215 215 1732

216 143 SINAN ALMAS 11E 23 17 18,75 13 7 11,25 10 5 8,75 7 9 4,75 53 38 43,50 271,123 10 215 215 215 1732

217 565 NİSA IŞIK 11A 26 14 22,50 11 9 8,75 9 15 5,25 9 9 6,75 55 47 43,25 269,960 16 217 217 217 1746

218 642 GÖNÜL 11F 27 11 24,25 12 6 10,50 7 2 6,50 3 4 2,00 49 23 43,25 269,543 9 218 218 218 1755

219 591 HAYAL BÜRKÜK 11C 28 12 25,00 12 7 10,25 10 6 8,50 0 3 -0,75 50 28 43,00 268,580 16 219 219 219 1768

220 613 KAZIM KUYULDAR 11C 30 10 27,50 9 7 7,25 8 7 6,25 3 4 2,00 50 28 43,00 268,365 17 220 220 220 1770

221 100 EYLÜL GÜNEŞ 10G 24 13 20,75 11 8 9,00 7 5 5,75 9 8 7,00 51 34 42,50 267,933 1 221 221 221 1778

222 633 SUDE DAYANIR 11A 27 12 24,00 7 5 5,75 12 9 9,75 5 8 3,00 51 34 42,50 267,350 17 222 222 222 1784

223 502 YASİN ARAS 12E 23 16 19,00 14 4 13,00 8 9 5,75 7 10 4,50 52 39 42,25 267,305 16 223 223 223 1785

224 132 HÜSEYİN TAŞ 11A 22 9 19,75 14 4 13,00 9 2 8,50 1 0 1,00 46 15 42,25 267,068 18 224 224 224 1790

225 178 YAREN KARAAYİT 11A 28 7 26,25 11 5 9,75 6 3 5,25 3 7 1,25 48 22 42,50 266,988 19 225 225 225 1793

226 416 EMRE AY 11E 25 9 22,75 13 4 12,00 8 6 6,50 1 0 1,00 47 19 42,25 266,678 11 226 226 226 1796

227 503 BURAK UÇAR 12G 31 7 29,25 14 3 13,25 45 10 42,50 266,548 13 227 227 227 1797

228 0 DUHA BULUŞ 11C 24 11 21,25 15 4 14,00 5 5 3,75 5 8 3,00 49 28 42,00 266,198 18 228 228 228 1799

229 632 NUPELDA KAVAR 11G 26 12 23,00 10 7 8,25 11 5 9,75 2 4 1,00 49 28 42,00 265,890 13 229 229 229 1805

230 474 ÖZER D 12F 26 10 23,50 10 5 8,75 11 5 9,75 47 20 42,00 265,785 23 230 230 230 1809

231 304 BERRA TUNÇ 11D 24 11 21,25 12 4 11,00 9 8 7,00 4 6 2,50 49 29 41,75 265,423 8 231 231 231 1814

232 170 SUAT ÜSTÜN 11B 24 11 21,25 14 4 13,00 6 2 5,50 3 4 2,00 47 21 41,75 265,403 19 232 232 232 1815

233 480 MELİK POLAT 12C 25 11 22,25 11 6 9,50 6 5 4,75 6 3 5,25 48 25 41,75 265,403 19 232 232 232 1815

234 0 BEYZANUR BUKETÇİ 11C 25 12 22,00 11 6 9,50 9 8 7,00 5 7 3,25 50 33 41,75 265,355 19 234 234 234 1817

235 620 HAZAR UZUNBOY   25 14 21,50 11 8 9,00 8 4 7,00 6 8 4,00 50 34 41,50 264,695 4 235 235 235 1824

236 534 KEREM ARDA AĞAR 12D 27 12 24,00 9 6 7,50 9 7 7,25 4 5 2,75 49 30 41,50 264,320 18 236 236 236 1830

237 582 CANSU ASLAN   24 13 20,75 3 2 2,50 16 7 14,25 4 1 3,75 47 23 41,25 264,028 5 237 237 237 1835

238 188 SERKAN KAYA 11E 23 13 19,75 13 5 11,75 10 1 9,75 46 19 41,25 264,008 12 238 238 238 1836

239 577 MURAT BUZRUL 11D 25 13 21,75 10 5 8,75 8 4 7,00 5 5 3,75 48 27 41,25 263,898 9 239 239 239 1840

240 554 RAVZA GÖZTAŞI 11D 26 8 24,00 11 2 10,50 7 3 6,25 1 2 0,50 45 15 41,25 263,475 10 240 240 240 1844
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PD00-SS.01DES01)304 304 304 2801

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,3 24,91 11,6 4,7 10,36 10,7 5,0 9,42 5,4 4,4 4,25 54,8 23,4 48,94 286,240

Okul Ortalaması 28,4 8,5 26,32 12,0 4,6 10,88 10,2 5,2 8,91 4,7 4,6 3,54 55,4 22,8 49,65 287,730

KATILIMLAR

241 124 SEYDULLAH ŞENLİK 11E 22 12 19,00 15 4 14,00 7 3 6,25 3 5 1,75 47 24 41,00 263,420 13 241 241 241 1845

242 564 ÖZKAN CAN 11B 26 11 23,25 12 7 10,25 6 6 4,50 5 8 3,00 49 32 41,00 262,918 20 242 242 242 1853

243 484 SUEDA 12C 27 13 23,75 9 5 7,75 7 5 5,75 4 2 3,50 47 25 40,75 262,118 20 243 243 243 1863

244 459 MERYEM ERTAŞ 11D 25 14 21,50 9 11 6,25 7 8 5,00 10 9 7,75 51 42 40,50 261,825 11 244 244 244 1869

245 627 MUHAMMED ÇAHAN 11D 23 10 20,50 12 6 10,50 9 2 8,50 2 4 1,00 46 22 40,50 261,685 12 245 245 245 1870

246 600 JİHAT BAĞATARHAN 11A 26 12 23,00 8 6 6,50 12 8 10,00 2 4 1,00 48 30 40,50 261,360 20 246 246 246 1874

247 305 DİLARA GÜNDOĞDU 11D 26 12 23,00 10 3 9,25 8 8 6,00 2 2 1,50 46 25 39,75 259,115 13 247 247 247 1891

248 648 ZEYDA AF 11A 22 9 19,75 10 3 9,25 8 5 6,75 4 1 3,75 44 18 39,50 258,873 21 248 248 248 1893

249 639 ZEYNEP ÇETKİN 11E 28 8 26,00 12 6 10,50 4 4 3,00 44 18 39,50 257,910 14 249 249 249 1905

250 159 İREM GÖK 11E 22 8 20,00 9 7 7,25 12 6 10,50 2 3 1,25 45 24 39,00 257,230 15 250 250 250 1912

251 609 NURULLAH BELTEKİN 11C 25 13 21,75 12 6 10,50 7 5 5,75 4 12 1,00 48 36 39,00 256,993 20 251 251 251 1915

252 606 SEMİH BUDAK 11A 20 10 17,50 7 7 5,25 14 5 12,75 4 3 3,25 45 25 38,75 256,880 22 252 252 252 1918

253 594 EREN BAĞBARS 11C 22 13 18,75 10 6 8,50 8 6 6,50 7 8 5,00 47 33 38,75 256,788 21 253 253 253 1921

254 641 İLYAS GÜNAY 11B 22 16 18,00 14 4 13,00 7 10 4,50 5 9 2,75 48 39 38,25 255,285 21 254 254 254 1940

255 527 MERYEM OKUR 12F 26 10 23,50 6 5 4,75 9 3 8,25 2 1 1,75 43 19 38,25 254,530 24 255 255 255 1949

256 463 EMRE OYMAK 11F 27 12 24,00 9 9 6,75 9 9 6,75 2 5 0,75 47 35 38,25 254,425 10 256 256 256 1950

257 117 MERYEM BARMAN 11F 23 13 19,75 13 7 11,25 9 4 8,00 1 8 -1,00 46 32 38,00 254,153 11 257 257 257 1951

258 626 ÖMER CAN ZENGİN 11A 21 18 16,50 12 8 10,00 9 8 7,00 6 7 4,25 48 41 37,75 254,030 23 258 258 258 1954

259 475 MUHAMMED ÇARKÇI 12G 26 11 23,25 13 4 12,00 2 0 2,00 1 1 0,75 42 16 38,00 253,768 14 259 259 259 1960

260 128 MERVE TAMER 11E 23 14 19,50 12 3 11,25 7 4 6,00 2 4 1,00 44 25 37,75 253,510 16 260 260 260 1966

261 123 HASRET BEKÇİ 11G 28 11 25,25 11 6 9,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 44 24 38,00 253,468 14 261 261 261 1968

262 646 MARUF DEMİRCİOĞLU 11C 22 18 17,50 13 7 11,25 8 8 6,00 6 14 2,50 49 47 37,25 252,320 22 262 262 262 1977

263 578 DİCL E* AĞ 11B 23 11 20,25 11 4 10,00 6 4 5,00 3 4 2,00 43 23 37,25 251,943 22 263 263 263 1985

264 488 NEHIR ÇURSUN 12E 26 14 22,50 7 4 6,00 11 9 8,75 44 27 37,25 251,570 17 264 264 264 1987

265 161 CİHAT OTLAK 11D 28 11 25,25 11 7 9,25 2 2 1,50 2 3 1,25 43 23 37,25 251,263 14 265 265 265 1991

266 651 İHSAN DEMİR 11A 25 11 22,25 11 9 8,75 7 4 6,00 43 24 37,00 251,088 24 266 266 266 1994

267 489 BERFİN ERMİŞ 12E 30 8 28,00 3 1 2,75 8 9 5,75 1 1 0,75 42 19 37,25 250,885 18 267 267 267 1995

268 631 SÜMEYRA ÖZSUCU 11G 21 12 18,00 9 11 6,25 9 4 8,00 6 6 4,50 45 33 36,75 250,825 15 268 268 268 1996

269 182 DİLEK ÖZER 11F 23 12 20,00 11 4 10,00 5 3 4,25 3 2 2,50 42 21 36,75 250,485 12 269 269 269 2005

270 111 HAYRUNİSA ESEN 11G 23 14 19,50 9 2 8,50 9 1 8,75 1 4 0,00 42 21 36,75 250,450 16 270 270 270 2006

271 587 ÖZNUR KAYLI 11B 28 6 26,50 10 5 8,75 2 2 1,50 1 4 0,00 41 17 36,75 249,540 23 271 271 271 2019

272 599 TAHA GÜVEN 11G 22 18 17,50 15 5 13,75 3 7 1,25 7 13 3,75 47 43 36,25 249,350 17 272 272 272 2023

273 630 MEHMET SAİT AKÜRE 11D 27 8 25,00 9 2 8,50 3 0 3,00 39 10 36,50 248,980 15 273 273 273 2029

274 605 SELEYNABAYANTEMUR 11G 25 13 21,75 9 9 6,75 6 2 5,50 3 3 2,25 43 27 36,25 248,738 18 274 274 274 2033

275 179 EMİR BURTAŞKIRAY   26 11 23,25 12 6 10,50 3 2 2,50 41 19 36,25 248,453 6 275 275 275 2040

276 187 BARIŞ İNAK 11C 23 13 19,75 6 7 4,25 10 10 7,50 6 6 4,50 45 36 36,00 248,333 23 276 276 276 2043

277 95 AYSUN KATRAN   24 11 21,25 14 4 13,00 3 10 0,50 2 3 1,25 43 28 36,00 248,008 7 277 277 277 2047

278 584 HAYRUNİSA TÜMEN 11B 23 13 19,75 10 6 8,50 8 8 6,00 3 6 1,50 44 33 35,75 247,458 24 278 278 278 2056

279 640 YAREN DEMİREL 11E 24 13 20,75 12 7 10,25 4 9 1,75 4 4 3,00 44 33 35,75 247,388 17 279 279 279 2059

280 616 YUSUF ŞEYHAN ĞLU 11B 21 13 17,75 9 5 7,75 9 3 8,25 2 1 1,75 41 22 35,50 246,973 25 280 280 280 2066

281 410 YUSUF BURULDAY 11G 26 13 22,75 11 5 9,75 1 2 0,50 3 2 2,50 41 22 35,50 246,353 19 281 281 281 2072

282 135 SÜMEYYE ÇETİN 11D 21 8 19,00 7 2 6,50 5 1 4,75 7 8 5,00 40 19 35,25 246,185 16 282 282 282 2073

283 632 SEDA 11D 21 9 18,75 11 3 10,25 5 2 4,50 2 2 1,50 39 16 35,00 245,323 17 283 283 283 2079

284 162 ARDA AYVERDİ 11D 19 4 18,00 4 3 3,25 13 3 12,25 2 3 1,25 38 13 34,75 244,655 18 284 284 284 2089

285 604 MUSTAFA DEMİR 11F 27 10 24,50 9 8 7,00 2 6 0,50 4 5 2,75 42 29 34,75 243,870 13 285 285 285 2102

286 619 BAVER KAYA 11G 23 13 19,75 14 5 12,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 41 27 34,25 242,958 20 286 286 286 2116

287 654 KADİR BAYTEMÜR 11F 22 6 20,50 7 5 5,75 9 2 8,50 1 6 -0,50 39 19 34,25 242,750 14 287 287 287 2120

288 134 MUAZ *GİN 11D 24 11 21,25 7 8 5,00 2 7 0,25 8 3 7,25 41 29 33,75 241,453 19 288 288 288 2139
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ GÜNIŞIĞI YKS 1. OTURUM - TYT 01 (PD00-SS.01DES01)304 304 304 2801

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,3 24,91 11,6 4,7 10,36 10,7 5,0 9,42 5,4 4,4 4,25 54,8 23,4 48,94 286,240

Okul Ortalaması 28,4 8,5 26,32 12,0 4,6 10,88 10,2 5,2 8,91 4,7 4,6 3,54 55,4 22,8 49,65 287,730

KATILIMLAR

289 0 FURKAN KÖSE 12E 22 18 17,50 5 11 2,25 16 11 13,25 3 14 -0,50 46 54 32,50 237,855 19 289 289 289 2185

290 0 HAYRUNİSA YASİN 11F 22 13 18,75 8 8 6,00 7 2 6,50 1 0 1,00 38 23 32,25 236,998 15 290 290 290 2198

291 667 M ARDA 11C 24 9 21,75 4 4 3,00 9 5 7,75 1 5 -0,25 38 23 32,25 236,558 24 291 291 291 2201

292 669 BELİ AY AKDEMİR 11A 28 11 25,25 7 4 6,00 3 10 0,50 3 10 0,50 41 35 32,25 236,133 25 292 292 292 2207

293 635 MELEK DENER 11D 24 10 21,50 6 1 5,75 4 8 2,00 2 1 1,75 36 20 31,00 232,895 20 293 293 293 2257

294 303 AHMET YAKUT 11G 17 9 14,75 6 3 5,25 7 1 6,75 3 1 2,75 33 14 29,50 229,283 21 294 294 294 2294

295 665 RABİA GEÇGİN 11E 20 5 18,75 11 4 10,00 31 9 28,75 226,388 18 295 295 295 2319

296 121 ARİF 11B 21 6 19,50 8 5 6,75 3 3 2,25 32 14 28,50 225,625 26 296 296 296 2327

297 345 İLKNUR ÇAVLI 12G 24 14 20,50 8 9 5,75 3 3 2,25 35 26 28,50 225,405 15 297 297 297 2328

298 166 ALANUR VARİŞ 11G 23 9 20,75 8 6 6,50 1 1 0,75 32 16 28,00 223,863 22 298 298 298 2346

299 1041 SALİ GURBUZ 11D 24 8 22,00 5 5 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 31 15 27,25 221,465 21 299 299 299 2371

300 137 HALİL KOÇ 11A 15 8 13,00 6 1 5,75 2 1 1,75 5 2 4,50 28 12 25,00 215,990 26 300 300 300 2421

301 177 BERAT KATRAĞ 11C 10 17 5,75 2 2 1,50 13 16 9,00 4 11 1,25 29 46 17,50 194,153 25 301 301 301 2599

302 645 EMİR TAĞ 11B 2 0 2,00 5 0 5,00 10 9 7,75 1 5 -0,25 18 14 14,50 185,520 27 302 302 302 2658

303 0   0 0 0,00

304 0   0 0 0,00
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