
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi 2023-ÜstatDerKi TYT -1 (23ÜDKTYT01) 7360 129 129 129

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 23.16 11.72 20.23 6.92 6.14 5.39 6.58 4.46 5.47 3.04 4.30 1.96 39.71 26.61 33.05 209.816

İl Ortalaması 29.91 8.51 27.78 8.98 6.05 7.46 10.47 3.71 9.54 3.79 4.34 2.71 53.14 22.61 47.49 257.722
Okul Ortalaması 29.91 8.51 27.78 8.98 6.05 7.46 10.47 3.71 9.54 3.79 4.34 2.71 53.14 22.61 47.49 257.722

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 491 - SEMANUR MİRAN 12 / A 34 6 32.50 14 4 13.00 22 6 20.50 11 4 10.00 81.00 20.00 76.00 353.100 165 1 1 1
2 252 - MİRZA ARSLAN 12 / C 34 5 32.75 14 6 12.50 21 2 20.50 9 4 8.00 78.00 17.00 73.75 345.425 209 2 2 2
3 492 - ROJİN ÇİÇEK 12 / B 31 9 28.75 11 8 9.00 22 2 21.50 11 6 9.50 75.00 25.00 68.75 328.725 349 3 3 3
4 531 - MU ALAK 12 / A 33 7 31.25 5 5 3.75 28 3 27.25 7 3 6.25 73.00 18.00 68.50 327.050 367 4 4 4
5 226 - CANSU GÜLEN 12 / B 33 7 31.25 13 6 11.50 24 3 23.25 4 7 2.25 74.00 23.00 68.25 326.600 374 5 5 5
6 0 - BURAK KAYMAZALP 12 / B 32 8 30.00 14 4 13.00 13 1 12.75 12 5 10.75 71.00 18.00 66.50 321.825 442 6 6 6
7 486 - İREM AKBULUT 12 / A 37 2 36.50 13 4 12.00 10 1 9.75 8 6 6.50 68.00 13.00 64.75 315.525 506 7 7 7
8 0 - SAİD U ÇALDAK 12 / A 30 7 28.25 11 6 9.50 20 6 18.50 9 4 8.00 70.00 23.00 64.25 313.775 534 8 8 8
9 194 - ELİF ARSLAN 12 / E 36 4 35.00 4 1 3.75 18 3 17.25 8 4 7.00 66.00 12.00 63.00 308.975 606 9 9 9

10 0 - ÜVEYS 12 / D 31 6 29.50 8 5 6.75 19 7 17.25 10 4 9.00 68.00 22.00 62.50 307.825 625 10 10 10
11 10 - SEDA ALPAYDIN 12 / A 33 7 31.25 8 10 5.50 18 5 16.75 10 4 9.00 69.00 26.00 62.50 307.700 628 11 11 11
12 450 - BÜNYAMİN PULLU 12 / E 30 8 28.00 5 5 3.75 25 7 23.25 9 6 7.50 69.00 26.00 62.50 307.375 634 12 12 12
13 236 - MÜGE TOPÇU 12 / D 32 8 30.00 8 9 5.75 18 6 16.50 11 8 9.00 69.00 31.00 61.25 303.600 690 13 13 13
14 297 - MUSAB ÖZDEMİR 12 / F 31 9 28.75 15 5 13.75 19 11 16.25 2 5 0.75 67.00 30.00 59.50 297.800 767 14 14 14
15 30 - MAHMUT KORAY 12 / A 32 8 30.00 11 4 10.00 16 2 15.50 6 9 3.75 65.00 23.00 59.25 296.900 784 15 15 15
16 184 - HELİN 12 / B 30 9 27.75 9 8 7.00 21 3 20.25 5 3 4.25 65.00 23.00 59.25 296.650 789 16 16 16
17 0 - ÖNDER BOZKIR 12 / A 30 6 28.50 11 7 9.25 17 2 16.50 6 5 4.75 64.00 20.00 59.00 296.100 801 17 17 17
18 431 - MİHRİBAN GÜÇDEN 12 / D 31 9 28.75 11 7 9.25 13 0 13.00 8 4 7.00 63.00 20.00 58.00 293.025 839 18 18 18
19 426 - İLKNUR ÇAPARLAR 12 / D 27 13 23.75 9 5 7.75 19 7 17.25 10 6 8.50 65.00 31.00 57.25 290.550 882 19 19 19
20 1 - MUHAMMED DURR 12 / A 24 14 20.50 11 6 9.50 21 2 20.50 8 6 6.50 64.00 28.00 57.00 289.700 904 20 20 20
21 550 - ÇINAR KAZAN 12 / A 38 2 37.50 10 6 8.50 8 3 7.25 5 6 3.50 61.00 17.00 56.75 288.475 926 21 21 21
22 301 - ALİ BAZANCİR 12 / B 34 6 32.50 11 7 9.25 9 7 7.25 8 2 7.50 62.00 22.00 56.50 288.125 929 22 22 22
23 529 - MC ERTUGRUL 12 / C 31 9 28.75 11 6 9.50 13 4 12.00 8 7 6.25 63.00 26.00 56.50 288.025 932 23 23 23
24 538 - MUSA TARTAR 12 / B 33 7 31.25 10 9 7.75 14 5 12.75 7 10 4.50 64.00 31.00 56.25 286.850 957 24 24 24
25 402 - YAREN GG 12 / E 33 7 31.25 7 7 5.25 12 2 11.50 9 4 8.00 61.00 20.00 56.00 286.125 969 25 25 25
26 537 - ZİNAR KAYA 12 / A 33 7 31.25 17 3 16.25 9 12 6.00 5 12 2.00 64.00 34.00 55.50 284.975 986 26 26 26
27 0 - BEYZA KOŞAN 12 / D 34 4 33.00 8 7 6.25 14 3 13.25 4 3 3.25 60.00 17.00 55.75 284.925 989 27 27 27
28 481 - UĞURCAN KOCA 12 / D 32 7 30.25 0 0 0.00 17 4 16.00 11 6 9.50 60.00 17.00 55.75 284.925 989 27 27 27
29 435 - NİSA BÜRKEK 12 / C 35 5 33.75 9 7 7.25 13 0 13.00 3 5 1.75 60.00 17.00 55.75 284.875 991 29 29 29
30 457 - ÖZLEM BOZDAĞ 12 / E 32 8 30.00 3 2 2.50 14 1 13.75 10 3 9.25 59.00 14.00 55.50 284.325 1003 30 30 30
31 261 - ŞEVVAL KURTARAN 12 / F 38 1 37.75 10 6 8.50 10 3 9.25 0 0 0.00 58.00 10.00 55.50 284.000 1011 31 31 31
32 461 - KARDELEN ÇELİKER 11 / F 29 7 27.25 12 8 10.00 17 2 16.50 2 2 1.50 60.00 19.00 55.25 283.475 1019 32 32 32
33 539 - BERŞAN BEKTAŞ 12 / C 28 12 25.00 8 8 6.00 17 4 16.00 9 6 7.50 62.00 30.00 54.50 281.200 1064 33 33 33
34 453 - DİLARA 12 / C 34 4 33.00 8 3 7.25 11 2 10.50 5 6 3.50 58.00 15.00 54.25 280.100 1075 34 34 34
35 454 - ENES BİLEN 12 / F 34 6 32.50 16 4 15.00 7 2 6.50 1 4 0.00 58.00 16.00 54.00 279.700 1081 35 35 35
36 71 - TAHA Ç 12 / D 33 7 31.25 11 7 9.25 10 4 9.00 6 6 4.50 60.00 24.00 54.00 279.575 1083 36 36 36
37 278 - SÜLEYMAN ELÇİ 12 / E 30 6 28.50 6 3 5.25 15 3 14.25 7 4 6.00 58.00 16.00 54.00 279.325 1091 37 37 37
38 19 - ELİF KAYMAZALP 0 / 0 33 6 31.50 6 12 3.00 15 1 14.75 6 6 4.50 60.00 25.00 53.75 278.125 1117 38 38 38
39 90 - YUSUF ERDOĞAN 12 / E 25 13 21.75 12 3 11.25 16 3 15.25 5 5 3.75 58.00 24.00 52.00 273.100 1213 39 39 39
40 146 - ZEYNEP KILIÇ 12 / F 35 5 33.75 13 7 11.25 8 7 6.25 1 1 0.75 57.00 20.00 52.00 272.800 1221 40 40 40
41 434 - ZEHRA ARTAN 12 / B 29 9 26.75 13 5 11.75 12 3 11.25 3 4 2.00 57.00 21.00 51.75 272.150 1239 41 41 41
42 119 - BARIŞ YILDIZ 0 / 0 32 6 30.50 13 3 12.25 8 2 7.50 2 2 1.50 55.00 13.00 51.75 272.150 1239 41 41 41
43 525 - NİSA NAZLI 12 / F 36 4 35.00 10 6 8.50 10 4 9.00 0 3 -0.75 56.00 17.00 51.75 271.550 1253 43 43 43
44 487 - MERVE BUDAN 12 / E 30 9 27.75 12 3 11.25 10 4 9.00 4 2 3.50 56.00 18.00 51.50 271.425 1259 44 44 44
45 499 - ROZERİN BIÇKI 12 / B 32 8 30.00 11 7 9.25 10 5 8.75 5 6 3.50 58.00 26.00 51.50 271.225 1263 45 45 45
46 483 - MUHAMMED SÖNMEZ 12 / B 30 10 27.50 12 8 10.00 15 8 13.00 4 12 1.00 61.00 38.00 51.50 271.050 1270 46 46 46
47 514 - EBA NUR IŞIK 12 / E 31 9 28.75 10 7 8.25 12 10 9.50 6 5 4.75 59.00 31.00 51.25 270.425 1280 47 47 47
48 510 - M A H İ RK 12 / C 30 10 27.50 8 5 6.75 14 4 13.00 6 8 4.00 58.00 27.00 51.25 270.200 1290 48 48 48
49 0 - YAREM İNAN 12 / F 34 5 32.75 12 6 10.50 8 4 7.00 1 2 0.50 55.00 17.00 50.75 268.575 1332 49 49 49
50 433 - RÜMEYSA SONAKALAN 12 / G 34 6 32.50 10 6 8.50 10 2 9.50 0 0 0.00 54.00 14.00 50.50 267.500 1350 50 50 50
51 0 - AZEM ARGUNAĞA 12 / A 27 12 24.00 10 8 8.00 16 3 15.25 5 8 3.00 58.00 31.00 50.25 266.925 1368 51 51 51
52 438 - ELİF DENER 12 / G 37 3 36.25 11 8 9.00 5 2 4.50 2 6 0.50 55.00 19.00 50.25 266.775 1372 52 52 52
53 273 - YUNUS YALÇIN 12 / F 30 9 27.75 13 7 11.25 12 5 10.75 1 3 0.25 56.00 24.00 50.00 266.150 1387 53 53 53
54 197 - HEDENA YILDIZ 12 / F 34 6 32.50 11 4 10.00 8 2 7.50 0 0 0.00 53.00 12.00 50.00 266.000 1389 54 54 54
55 0 - ELİF 0 / 0 32 7 30.25 9 2 8.50 6 4 5.00 6 3 5.25 53.00 16.00 49.00 263.075 1460 55 55 55
56 501 - YUŞA VARAN 12 / D 32 7 30.25 9 6 7.50 10 4 9.00 4 9 1.75 55.00 26.00 48.50 260.975 1514 56 56 56
57 455 - EBRAR ELÇİ 12 / F 34 6 32.50 9 11 6.25 10 5 8.75 3 8 1.00 56.00 30.00 48.50 260.775 1518 57 57 57
58 557 - RÜMEYSA ALTINTAŞ 12 / A 28 9 25.75 9 5 7.75 10 1 9.75 6 4 5.00 53.00 19.00 48.25 260.500 1523 58 58 58
59 467 - SILA ÇELİKEL 12 / F 36 3 35.25 7 2 6.50 7 3 6.25 0 0 0.00 50.00 8.00 48.00 259.050 1556 59 59 59
60 407 - ENSAR GÖKALP 12 / F 21 5 19.75 10 3 9.25 18 4 17.00 3 6 1.50 52.00 18.00 47.50 257.825 1584 60 60 60
61 560 - AYŞE 12 / 0 32 8 30.00 7 5 5.75 10 3 9.25 4 8 2.00 53.00 24.00 47.00 255.875 1632 61 61 61
62 470 - BEYZA DİNÇ 12 / G 35 5 33.75 13 6 11.50 3 3 2.25 0 3 -0.75 51.00 17.00 46.75 255.350 1643 62 62 62
63 0 - MAHİNUR KETBOĞA 12 / F 31 8 29.00 10 10 7.50 11 3 10.25 0 0 0.00 52.00 21.00 46.75 255.025 1653 63 63 63
64 0 - B*** G* * 12 / C 30 10 27.50 9 10 6.50 5 1 4.75 9 5 7.75 53.00 26.00 46.50 254.875 1657 64 64 64
65 452 - MUS* 0 / 0 30 10 27.50 13 5 11.75 8 3 7.25 0 0 0.00 51.00 18.00 46.50 254.625 1671 65 65 65
66 263 - DİLEK YOLAŞAN 12 / B 33 6 31.50 5 9 2.75 12 3 11.25 2 5 0.75 52.00 23.00 46.25 252.975 1711 66 66 66
67 521 - ZEYNEP GÜLAÇ 12 / F 31 9 28.75 10 9 7.75 12 10 9.50 0 0 0.00 53.00 28.00 46.00 252.575 1726 67 67 67
68 458 - SILA KAYIRTAR 12 / B 27 13 23.75 8 4 7.00 12 2 11.50 4 2 3.50 51.00 21.00 45.75 252.025 1744 68 68 68
69 444 - ALİ KAYA 12 / F 28 12 25.00 16 4 15.00 7 6 5.50 4 16 0.00 55.00 38.00 45.50 251.650 1758 69 69 69
70 472 - TAHA SÖNMEZ 12 / F 33 6 31.50 15 4 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 10.00 45.50 251.550 1760 70 70 70
71 460 - ELİF ALKAN 12 / A 30 10 27.50 12 4 11.00 6 4 5.00 3 4 2.00 51.00 22.00 45.50 251.450 1764 71 71 71
72 462 - YAREN DENER 12 / F 30 9 27.75 11 7 9.25 9 5 7.75 1 1 0.75 51.00 22.00 45.50 251.150 1781 72 72 72
73 482 - BERAT BUDRAÇ 12 / F 29 9 26.75 15 5 13.75 6 2 5.50 0 3 -0.75 50.00 19.00 45.25 250.625 1810 73 73 73
74 0 - D 0 / 0 29 11 26.25 9 10 6.50 13 5 11.75 3 9 0.75 54.00 35.00 45.25 250.050 1830 74 74 74
75 553 - BÜŞRA ÇÖKÜK 12 / E 33 6 31.50 4 4 3.00 9 1 8.75 3 4 2.00 49.00 15.00 45.25 249.825 1837 75 75 75
76 484 - SUEDA KIZGIN 12 / C 31 9 28.75 8 9 5.75 7 2 6.50 5 4 4.00 51.00 24.00 45.00 249.475 1848 76 76 76
77 440 - EBRAR CANLI 12 / E 27 12 24.00 7 5 5.75 14 2 13.50 3 5 1.75 51.00 24.00 45.00 249.250 1854 77 77 77
78 0 - İSMAİL K 12 / D 28 9 25.75 4 4 3.00 16 2 15.50 1 1 0.75 49.00 16.00 45.00 248.875 1861 78 78 78
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79 441 - EREN AK 12 / A 34 6 32.50 11 7 9.25 3 0 3.00 1 4 0.00 49.00 17.00 44.75 248.600 1871 79 79 79
80 505 - FURKAN AFŞİN 12 / E 35 2 34.50 0 0 0.00 8 2 7.50 3 1 2.75 46.00 5.00 44.75 247.950 1887 80 80 80
81 469 - CEREN CANLI 12 / B 28 11 25.25 9 6 7.50 12 1 11.75 1 4 0.00 50.00 22.00 44.50 247.600 1902 81 81 81
82 406 - ŞEVVALNURTAŞKIN 12 / D 24 11 21.25 11 7 9.25 10 8 8.00 8 9 5.75 53.00 35.00 44.25 247.525 1906 82 82 82
83 404 - ARS 0 / 0 29 6 27.50 6 4 5.00 12 3 11.25 1 1 0.75 48.00 14.00 44.50 247.425 1911 83 83 83
84 395 - HASAN EREN 12 / E 25 9 22.75 9 8 7.00 10 1 9.75 6 5 4.75 50.00 23.00 44.25 247.200 1920 84 84 84
85 468 - MEDİNE BUHAN 12 / F 31 7 29.25 7 3 6.25 9 1 8.75 0 0 0.00 47.00 11.00 44.25 246.650 1936 85 85 85
86 3 - EN R GÖK 12 / D 30 10 27.50 11 6 9.50 4 4 3.00 5 6 3.50 50.00 26.00 43.50 244.850 1997 86 86 86
87 403 - MİHRİBAN 0 / 0 29 11 26.25 12 7 10.25 7 6 5.50 3 6 1.50 51.00 30.00 43.50 244.725 1998 87 87 87
88 547 - DAMLA GÜNDÜZALP 12 / B 28 12 25.00 10 6 8.50 7 0 7.00 5 9 2.75 50.00 27.00 43.25 243.850 2020 88 88 88
89 480 - MELİK POLAT 12 / C 29 11 26.25 8 8 6.00 11 6 9.50 3 6 1.50 51.00 31.00 43.25 243.475 2036 89 89 89
90 549 - 12 / 0 31 9 28.75 7 7 5.25 8 3 7.25 3 5 1.75 49.00 24.00 43.00 242.600 2063 90 90 90
91 0 - SU 0 / 0 33 7 31.25 7 7 5.25 7 4 6.00 2 6 0.50 49.00 24.00 43.00 242.475 2067 91 91 91
92 94 - ALİ BOZYİĞİT 12 / E 28 7 26.25 7 4 6.00 6 8 4.00 7 4 6.00 48.00 23.00 42.25 240.625 2135 92 92 92
93 650 - VEYSEL GEZGİN 12 / C 21 15 17.25 7 5 5.75 16 4 15.00 5 3 4.25 49.00 27.00 42.25 240.425 2144 93 93 93
94 421 - EZGİ KAYAOKAY 12 / G 32 8 30.00 10 7 8.25 4 2 3.50 1 3 0.25 47.00 20.00 42.00 239.450 2181 94 94 94
95 408 - BEYZA TÜRKOĞLU 12 / G 29 11 26.25 8 7 6.25 9 2 8.50 1 1 0.75 47.00 21.00 41.75 238.475 2215 95 95 95
96 69 - NURULLAH KOCA 12 / C 33 6 31.50 8 4 7.00 3 1 2.75 1 3 0.25 45.00 14.00 41.50 237.675 2238 96 96 96
97 545 - HAYRUNİSA IŞIK 12 / F 28 11 25.25 9 9 6.75 10 4 9.00 0 0 0.00 47.00 24.00 41.00 235.975 2289 97 97 97
98 534 - KEREM AĞAR 12 / D 29 10 26.50 5 9 2.75 10 3 9.25 3 2 2.50 47.00 24.00 41.00 235.825 2295 98 98 98
99 0 - ESİLA DEMİR 12 / İ 32 8 30.00 7 3 6.25 5 1 4.75 0 1 -0.25 44.00 13.00 40.75 235.075 2320 99 99 99

100 475 - MUHAMMED ÇARKÇI 12 / G 32 8 30.00 12 7 10.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 45.00 18.00 40.50 234.625 2336 100 100 100
101 0 - DURU 0 / 0 35 4 34.00 4 7 2.25 3 3 2.25 3 4 2.00 45.00 18.00 40.50 234.075 2358 101 101 101
102 413 - ELİFNUR KOŞUNALP 12 / G 30 9 27.75 10 6 8.50 5 4 4.00 0 0 0.00 45.00 19.00 40.25 233.675 2373 102 102 102
103 294 - BERRA KOLBAR 12 / C 28 8 26.00 7 7 5.25 9 2 8.50 2 7 0.25 46.00 24.00 40.00 232.550 2427 103 103 103
104 345 - İLKNUR ÇAVLI 12 / G 31 7 29.25 8 6 6.50 1 1 0.75 3 1 2.75 43.00 15.00 39.25 230.450 2507 104 104 104
105 473 - UĞUR KILIÇ 12 / A 26 14 22.50 4 10 1.50 11 3 10.25 7 8 5.00 48.00 35.00 39.25 230.175 2525 105 105 105
106 299 - UMUT BULMUŞ 12 / A 29 11 26.25 8 8 6.00 8 2 7.50 1 6 -0.50 46.00 27.00 39.25 230.075 2528 106 106 106
107 515 - ĞÜLNUR KAYA 12 / F 25 15 21.25 11 7 9.25 9 7 7.25 1 0 1.00 46.00 29.00 38.75 228.900 2567 107 107 107
108 507 - MİRAÇ BAZANCİR 12 / 0 28 12 25.00 9 10 6.50 5 1 4.75 3 2 2.50 45.00 25.00 38.75 228.775 2572 108 108 108
109 449 - EYMEN K 12 / B 22 5 20.75 6 4 5.00 9 3 8.25 6 6 4.50 43.00 18.00 38.50 228.000 2604 109 109 109
110 0 - HELİN KOÇ 12 / D 27 11 24.25 6 4 5.00 9 3 8.25 2 7 0.25 44.00 25.00 37.75 225.100 2738 110 110 110
111 526 - ESMA AYDEMİR 12 / G 27 13 23.75 6 8 4.00 10 1 9.75 1 3 0.25 44.00 25.00 37.75 225.000 2743 111 111 111
112 429 - ROJİN KAYA 0 / 0 31 9 28.75 6 10 3.50 4 5 2.75 4 6 2.50 45.00 30.00 37.50 224.350 2767 112 112 112
113 0 - YASİN ARAS 12 / E 25 14 21.50 6 9 3.75 13 10 10.50 4 10 1.50 48.00 43.00 37.25 223.450 2803 113 113 113
114 522 - SUNA KABAYEL 12 / G 29 9 26.75 9 9 6.75 4 1 3.75 0 1 -0.25 42.00 20.00 37.00 222.750 2834 114 114 114
115 520 - NARİN KAYA 12 / G 32 8 30.00 7 9 4.75 3 3 2.25 0 0 0.00 42.00 20.00 37.00 222.575 2843 115 115 115
116 322 - AYŞENUR IŞIK 0 / 0 27 13 23.75 11 8 9.00 7 12 4.00 2 8 0.00 47.00 41.00 36.75 222.175 2861 116 116 116
117 489 - BERFİN ERMİŞ 12 / E 29 9 26.75 6 5 4.75 9 7 7.25 0 9 -2.25 44.00 30.00 36.50 220.700 2921 117 117 117
118 465 - EDDAR ALAS 12 / A 25 13 21.75 10 3 9.25 4 4 3.00 2 3 1.25 41.00 23.00 35.25 217.375 3080 118 118 118
119 503 - BURAK UÇAR 12 / G 27 9 24.75 8 4 7.00 4 4 3.00 0 0 0.00 39.00 17.00 34.75 215.375 3170 119 119 119
120 84 - ALİ FIRATAĞIN 12 / B 24 13 20.75 6 4 5.00 10 4 9.00 0 0 0.00 40.00 21.00 34.75 215.175 3180 120 120 120
121 488 - NEHİR DRSN 12 / 0 28 12 25.00 6 8 4.00 6 5 4.75 3 8 1.00 43.00 33.00 34.75 215.175 3180 120 120 120
122 0 - 0 / 0 34 5 32.75 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 9.00 34.75 214.875 3193 122 122 122
123 527 - MERYEM OKUR 12 / F 26 8 24.00 5 3 4.25 5 2 4.50 0 0 0.00 36.00 13.00 32.75 208.500 3494 123 123 123
124 555 - MELDA AŞİYAN 12 / G 28 12 25.00 10 7 8.25 1 11 -1.75 0 0 0.00 39.00 30.00 31.50 204.775 3665 124 124 124
125 0 - FURKAN K 12 / E 24 12 21.00 7 9 4.75 10 17 5.75 2 9 -0.25 43.00 47.00 31.25 203.575 3738 125 125 125
126 541 - ONUR KAYA 12 / C 26 14 22.50 6 10 3.50 2 6 0.50 4 11 1.25 38.00 41.00 27.75 192.050 4396 126 126 126
127 98 - BERAT YILDIZ 12 / G 17 15 13.25 11 3 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 18.00 23.50 178.575 5061 127 127 127
128 80 - MİCHAEL JAİ VHİTE 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 12 2 11.50 0 0 0.00 12.00 2.00 11.50 137.950 6336 128 128 128
129 559 - RIDVAN ATILGAN 12 / B 7 32 -1.00 3 12 0.00 1 3 0.25 1 8 -1.00 12.00 55.00 -1.75 94.125 7194 129 129 129


