
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241201 TYT Deneme-1 28706 341 341 110

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 25.53 9.78 23.09 2.97 1.41 2.62 2.85 0.99 2.61 2.88 0.84 2.67 3.31 0.96 3.08 0.00 0.01 -0.00 11.03 4.52 9.90 1.98 1.80 1.53 1.76 1.69 1.34 1.19 1.19 0.90 53.51 23.18 47.72 250.893
Okul Ortalaması 30.03 7.80 28.08 3.45 1.32 3.12 3.30 0.75 3.11 3.44 0.85 3.23 3.83 0.95 3.59 0.00 0.04 -0.01 13.69 3.87 12.72 2.38 1.82 1.93 1.74 1.72 1.31 1.39 1.30 1.07 63.24 20.37 58.14 285.219

1 194 - ELİF ARSLAN 12 / E 35 4 34.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 3 -0.75 20 2 19.50 6 0 6.00 6 0 6.00 4 2 3.50 89.00 10.00 86.50 381.620 1698 13 13 1
2 539 - BERŞAN BEKTAŞ 12 / C 37 3 36.25 4 1 3.75 4 0 4.00 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 25 5 23.75 4 2 3.50 3 0 3.00 4 0 4.00 89.00 12.00 86.00 380.985 1728 14 14 2
3 513 - CEMRE 12 / E 31 7 29.25 4 1 3.75 3 0 3.00 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 31 6 29.50 5 1 4.75 5 2 4.50 2 2 1.50 89.00 20.00 84.00 378.238 1852 17 17 3
4 458 - SILA KAYIRTAR 12 / B 39 1 38.75 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 25 3 24.25 2 1 1.75 1 0 1.00 1 0 1.00 85.00 7.00 83.25 370.168 2220 22 22 4
5 0 - MUHAMMED 12 / A 30 10 27.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 28 4 27.00 5 1 4.75 5 2 4.50 3 2 2.50 86.00 24.00 80.00 364.660 2525 29 29 5
6 492 - ROJİN ÇİÇEK 12 / B 35 5 33.75 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 27 7 25.25 4 3 3.25 3 4 2.00 3 3 2.25 87.00 26.00 80.50 363.700 2568 30 30 6
7 236 - MÜGE ALEDA TOPÇU 12 / D 32 8 30.00 2 3 1.25 4 0 4.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 27 3 26.25 4 2 3.50 4 2 3.50 2 3 1.25 85.00 21.00 79.75 362.050 2658 31 31 7
8 252 - MİRZA ARSLAN 12 / C 33 6 31.50 5 0 5.00 4 0 4.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 19 3 18.25 4 2 3.50 6 1 5.75 4 1 3.75 83.00 15.00 79.25 357.365 2956 35 35 8
9 457 - ÖZLEM BOZDAĞ 12 / E 33 7 31.25 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 1 -0.25 20 3 19.25 7 0 7.00 4 1 3.75 1 4 0.00 83.00 16.00 79.00 356.235 3036 37 37 9

10 51 - EBA NUR 12 / E 39 1 38.75 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 22 7 20.25 2 2 1.50 3 4 2.00 3 3 2.25 83.00 21.00 77.75 351.662 3341 40 40 10
11 491 - SEMANUR MİRAN 12 / A 30 10 27.50 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 28 7 26.25 5 1 4.75 1 6 -0.50 4 1 3.75 83.00 30.00 75.50 348.783 3526 41 41 11
12 0 - G Z 12 / A 29 11 26.25 5 0 5.00 2 2 1.50 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 22 4 21.00 5 1 4.75 4 3 3.25 3 2 2.50 80.00 23.00 74.25 342.385 4011 55 55 12
13 507 - MİRAÇ BAZANCİR 12 / C 34 4 33.00 4 1 3.75 4 1 3.75 1 2 0.50 5 0 5.00 0 0 0.00 18 1 17.75 4 1 3.75 3 1 2.75 4 0 4.00 77.00 11.00 74.25 340.885 4118 57 57 13
14 10 - SEDA 12 / A 36 4 35.00 3 2 2.50 3 0 3.00 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 21 6 19.50 2 3 1.25 3 0 3.00 2 0 2.00 76.00 17.00 71.75 332.783 4751 67 67 14
15 0 - BÜNYAMİN PULLU 12 / E 32 7 30.25 4 0 4.00 3 0 3.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 21 13 17.75 4 3 3.25 4 3 3.25 3 1 2.75 78.00 30.00 70.50 328.645 5093 76 76 15
16 547 - DAMLA GÜNDÜZALP 12 / B 35 5 33.75 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 16 4 15.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 1 -0.25 75.00 15.00 71.25 327.910 5154 80 80 16
17 426 - İLKNUR ÇAPARLAR 12 / D 30 10 27.50 2 3 1.25 4 0 4.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 21 8 19.00 4 2 3.50 5 2 4.50 1 4 0.00 76.00 30.00 68.50 322.570 5591 92 92 17
18 557 - RÜMEYSA ALTINTAŞ 12 / A 37 2 36.50 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 10 2 9.50 5 2 4.50 3 2 2.50 3 1 2.75 73.00 14.00 69.50 320.840 5779 95 95 18
19 0 - BARIŞ YILDIZ 12 / B 35 4 34.00 5 0 5.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 2 15.50 3 1 2.75 1 1 0.75 1 0 1.00 71.00 11.00 68.25 318.502 5979 98 98 19
20 0 - MUSTAFA ERTUĞRUL 12 / C 34 5 32.75 3 1 2.75 3 0 3.00 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 17 3 16.25 4 2 3.50 1 2 0.50 2 2 1.50 72.00 17.00 67.75 317.828 6035 102 102 20
21 455 - EBRAR ELÇİ 12 / F 38 2 37.50 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 12 0 12.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 0 1.00 70.00 5.00 68.75 316.722 6137 103 103 21
22 1903 - MUA KATIP 11 / F 35 5 33.75 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 18 2 17.50 2 3 1.25 2 0 2.00 0 3 -0.75 72.00 18.00 67.50 316.663 6148 104 104 22
23 431 - MİHRİBAN GÜÇDEN 12 / D 29 11 26.25 2 3 1.25 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 25 4 24.00 2 1 1.75 2 1 1.75 1 1 0.75 72.00 24.00 66.00 316.582 6161 105 105 23
24 548 - BESRA GÖNEN 12 / C 35 5 33.75 4 1 3.75 4 0 4.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 14 5 12.75 5 2 4.50 4 3 3.25 0 6 -1.50 73.00 25.00 66.75 312.837 6515 116 116 24
25 0 - ŞEVVALNUR TAŞKIN 12 / D 30 6 28.50 2 2 1.50 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 16 6 14.50 5 1 4.75 3 3 2.25 3 2 2.50 71.00 22.00 65.50 311.175 6680 118 118 25
26 486 - BERAT BUDRAÇ 12 / F 33 5 31.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 17 4 16.00 1 0 1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 69.00 13.00 65.75 310.220 6756 120 120 26
27 499 - ROZERİN BIÇKI 12 / B 32 8 30.00 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 15 4 14.00 4 1 3.75 3 2 2.50 1 4 0.00 71.00 22.00 65.50 309.500 6828 121 121 27
28 0 - AZEM ARGUNAĞA 12 / A 31 9 28.75 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 15 5 13.75 4 1 3.75 4 2 3.50 1 3 0.25 71.00 23.00 65.25 309.007 6865 122 122 28
29 226 - CANSU GÜLEN 12 / B 31 8 29.00 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 18 5 16.75 4 3 3.25 1 6 -0.50 3 3 2.25 72.00 29.00 64.75 308.440 6921 124 124 29
30 0 - HAMZA ACAY 12 / C 31 9 28.75 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 15 0 15.00 3 3 2.25 2 1 1.75 1 0 1.00 69.00 16.00 65.00 307.963 6965 125 125 30
31 521 - ZEYNEP GÜLAÇ 12 / F 33 7 31.25 3 2 2.50 5 0 5.00 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 18 3 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 68.00 12.00 65.00 307.490 7014 127 127 31
32 0 - BEYZA 12 / A 34 6 32.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 9 3 8.25 3 3 2.25 5 2 4.50 2 2 1.50 70.00 17.00 65.75 307.485 7015 128 128 32
33 444 - ALİ KAYA 12 / F 32 8 30.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 5 -1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 26 14 22.50 0 7 -1.75 2 5 0.75 1 5 -0.25 75.00 45.00 63.75 306.613 7105 130 130 33
34 219 - ELİF KAYMAZALP 12 / C 32 8 30.00 4 0 4.00 3 1 2.75 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 0 13.00 4 3 3.25 3 3 2.25 2 2 1.50 69.00 18.00 64.50 306.125 7155 132 132 34
35 468 - MEDİNE BUHAN 12 / F 36 3 35.25 3 2 2.50 5 0 5.00 3 0 3.00 5 0 5.00 0 0 0.00 14 1 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 66.00 6.00 64.50 304.000 7384 135 135 35
36 508 - BURAK KAYMAZALP 12 / B 32 6 30.50 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 0 0 0.00 19 2 18.50 2 4 1.00 2 4 1.00 1 2 0.50 69.00 24.00 63.00 303.360 7444 138 138 36
37 404 - MEDİNE ARAS 12 / B 31 6 29.50 4 1 3.75 4 0 4.00 2 0 2.00 4 0 4.00 0 0 0.00 15 2 14.50 3 1 2.75 2 0 2.00 1 2 0.50 66.00 12.00 63.00 301.755 7624 139 139 37
38 454 - ENES BİLEN 12 / F 34 6 32.50 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 11 1 10.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 66.00 7.00 64.25 301.330 7667 140 140 38
39 0 - 12 / D 28 9 25.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 17 3 16.25 3 2 2.50 3 2 2.50 2 3 1.25 68.00 23.00 62.25 300.738 7726 141 141 39
40 429 - ROJİN KAYA 12 / B 34 5 32.75 4 1 3.75 4 0 4.00 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 12 7 10.25 5 1 4.75 2 2 1.50 2 3 1.25 68.00 20.00 63.00 300.215 7790 142 142 40
41 263 - DİLEK YOLAŞAN 12 / B 32 7 30.25 1 4 0.00 2 0 2.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 16 7 14.25 3 3 2.25 3 3 2.25 2 0 2.00 68.00 25.00 61.75 298.452 7986 146 146 41
42 0 - ZİNAR KAYA 12 / A 32 8 30.00 4 1 3.75 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 13 8 11.00 3 4 2.00 1 4 0.00 3 3 2.25 70.00 29.00 62.75 298.178 8015 147 147 42
43 519 - ELVAN AYDIN 12 / C 30 8 28.00 5 0 5.00 1 0 1.00 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 17 2 16.50 1 3 0.25 3 1 2.75 2 3 1.25 66.00 18.00 61.50 297.965 8035 149 149 43
44 493 - EYLÜL İSRA AYDOĞMUŞ 12 / A 36 4 35.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 11 1 10.75 3 2 2.50 0 4 -1.00 3 1 2.75 67.00 18.00 62.50 297.798 8048 150 150 44
45 90 - YUSUF ERDOĞAN 12 / E 32 8 30.00 5 0 5.00 2 1 1.75 1 0 1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 10 2 9.50 4 2 3.50 3 0 3.00 3 0 3.00 65.00 13.00 61.75 296.528 8170 151 151 45
46 550 - ÇINAR 0 / 0 35 5 33.75 3 2 2.50 4 0 4.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 5 11.75 2 3 1.25 1 2 0.50 1 2 0.50 67.00 21.00 61.75 295.158 8325 153 153 46
47 440 - EBRAR CANLI 12 / E 27 10 24.50 1 2 0.50 1 2 0.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 20 3 19.25 3 3 2.25 4 2 3.50 0 0 0.00 65.00 23.00 59.25 293.350 8531 156 156 47
48 433 - RÜMEYSA SONAKALAN 12 / G 35 5 33.75 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 13 0 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 63.00 9.00 60.75 291.955 8683 163 163 48
49 465 - EDAR ALAS 12 / A 34 6 32.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 8 3 7.25 3 3 2.25 1 1 0.75 2 0 2.00 65.00 15.00 61.25 291.665 8727 165 165 49
50 0 - AYSE 12 / E 34 6 32.50 4 1 3.75 2 1 1.75 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 13 2 12.50 0 5 -1.25 3 2 2.50 2 2 1.50 65.00 20.00 60.00 290.465 8895 170 170 50
51 441 - EREN AK 12 / A 33 7 31.25 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 9 1 8.75 3 2 2.50 3 1 2.75 1 4 0.00 65.00 18.00 60.50 290.405 8905 171 171 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241201 TYT Deneme-1 28706 341 341 110

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 25.53 9.78 23.09 2.97 1.41 2.62 2.85 0.99 2.61 2.88 0.84 2.67 3.31 0.96 3.08 0.00 0.01 -0.00 11.03 4.52 9.90 1.98 1.80 1.53 1.76 1.69 1.34 1.19 1.19 0.90 53.51 23.18 47.72 250.893
Okul Ortalaması 30.03 7.80 28.08 3.45 1.32 3.12 3.30 0.75 3.11 3.44 0.85 3.23 3.83 0.95 3.59 0.00 0.04 -0.01 13.69 3.87 12.72 2.38 1.82 1.93 1.74 1.72 1.31 1.39 1.30 1.07 63.24 20.37 58.14 285.219

52 273 - YUNUS YALÇIN 12 / F 24 4 23.00 5 0 5.00 3 1 2.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 20 3 19.25 3 4 2.00 2 5 0.75 1 5 -0.25 65.00 25.00 58.75 290.175 8937 172 172 52
53 461 - KARDELEN ÇELİKER 12 / F 28 9 25.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 15 1 14.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 0 1.00 63.00 13.00 59.75 290.058 8949 175 175 53
54 0 - LONEYMAN 12 / E 30 9 27.75 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 13 1 12.75 4 2 3.50 2 2 1.50 0 0 0.00 64.00 18.00 59.50 289.635 8996 177 177 54
55 435 - NİSA BÜRKEK 12 / C 37 3 36.25 4 1 3.75 2 1 1.75 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 10 2 9.50 1 3 0.25 2 0 2.00 1 2 0.50 64.00 15.00 60.25 289.565 9006 178 178 55
56 352 - ENSAR GÖK 12 / D 31 8 29.00 4 0 4.00 4 0 4.00 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 11 4 10.00 4 1 3.75 3 4 2.00 0 2 -0.50 65.00 20.00 60.00 289.505 9008 179 179 56
57 0 - DİLAN HANSU 12 / C 30 10 27.50 3 2 2.50 2 2 1.50 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 17 4 16.00 3 3 2.25 2 2 1.50 1 1 0.75 65.00 25.00 58.75 289.347 9021 181 181 57
58 402 - GGR E 12 / E 30 10 27.50 4 1 3.75 3 1 2.75 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 12 4 11.00 3 4 2.00 5 2 4.50 3 2 2.50 66.00 28.00 59.00 288.725 9095 183 183 58
59 0 - MUSA KIY* 12 / E 31 9 28.75 5 0 5.00 4 1 3.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 11 0 11.00 2 5 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 64.00 16.00 60.00 288.443 9135 185 185 59
60 261 - ŞEVVAL KURTARAN 12 / F 35 5 33.75 5 0 5.00 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 11 2 10.50 1 1 0.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 63.00 14.00 59.50 287.017 9306 190 190 60
61 486 - İRE M 12 / A 29 10 26.50 3 2 2.50 4 0 4.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 9 3 8.25 5 1 4.75 3 2 2.50 2 2 1.50 64.00 21.00 58.75 285.845 9441 192 192 61
62 466 - ELİF R BARIŞ 12 / F 33 6 31.50 3 2 2.50 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 12 6 10.50 2 0 2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 63.00 18.00 58.50 284.430 9625 195 195 62
63 0 - MAHİNUR KETBOĞA 12 / F 31 7 29.25 5 0 5.00 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 13 1 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61.00 11.00 58.25 283.713 9714 200 200 63
64 294 - BERRA KOLBAR 12 / C 29 9 26.75 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 14 5 12.75 3 3 2.25 0 3 -0.75 1 3 0.25 64.00 25.00 57.75 282.728 9854 203 203 64
65 475 - MUHAMMED ÇARKCI 12 / G 38 2 37.50 4 0 4.00 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61.00 7.00 59.25 282.475 9876 204 204 65
66 395 - HASAN EREN 12 / E 31 8 29.00 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 9 1 8.75 3 1 2.75 2 3 1.25 1 0 1.00 62.00 16.00 58.00 282.467 9879 205 205 66
67 197 - HEDENA YILDIZ 12 / F 31 9 28.75 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 14 0 14.00 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 61.00 15.00 57.25 282.410 9887 207 207 67
68 460 - ELİF ALKAN 12 / A 32 7 30.25 4 1 3.75 2 1 1.75 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 9 0 9.00 2 3 1.25 1 0 1.00 2 0 2.00 61.00 13.00 57.75 281.675 9987 208 208 68
69 413 - ELİFNUR KOŞUNALP 12 / G 34 4 33.00 4 0 4.00 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 0 0 0.00 9 0 9.00 0 2 -0.50 0 1 -0.25 1 0 1.00 60.00 10.00 57.50 279.380 10250 212 212 69
70 84 - ALİ FIRAT AĞIN 12 / B 27 7 25.25 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 17 5 15.75 3 2 2.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 59.00 18.00 54.50 274.900 10814 220 220 70
71 184 - HELİN YALÇIN 12 / B 20 10 17.50 1 3 0.25 2 2 1.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 23 3 22.25 3 1 2.75 3 1 2.75 1 2 0.50 59.00 26.00 52.50 274.312 10895 222 222 71
72 496 - BEYZA KOŞAN 12 / D 30 8 28.00 4 0 4.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 2 15.50 3 1 2.75 1 2 0.50 2 0 2.00 57.00 13.00 53.75 274.252 10906 223 223 72
73 0 - HELİN KOÇ 12 / D 30 8 28.00 1 4 0.00 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 15 2 14.50 2 2 1.50 0 2 -0.50 2 1 1.75 60.00 23.00 54.25 273.928 10954 225 225 73
74 487 - MERVE BUDAN 12 / E 30 9 27.75 3 1 2.75 2 2 1.50 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 15 3 14.25 1 3 0.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 60.00 22.00 54.50 273.565 10998 228 228 74
75 299 - UMUT BULMUŞ 12 / A 28 8 26.00 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 11 4 10.00 3 3 2.25 2 2 1.50 1 0 1.00 60.00 22.00 54.50 272.280 11162 233 233 75
76 146 - ZEYNEP KILIÇ 12 / F 34 6 32.50 5 0 5.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 9 2 8.50 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 59.00 16.00 55.00 271.980 11204 234 234 76
77 538 - MUSA TARTAR 12 / B 29 10 26.50 4 1 3.75 4 1 3.75 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 12 12 9.00 2 5 0.75 3 3 2.25 3 3 2.25 64.00 38.00 54.50 271.875 11222 235 235 77
78 516 - SÜHEYLA TEKİN 12 / C 34 6 32.50 3 2 2.50 3 1 2.75 5 0 5.00 5 0 5.00 0 0 0.00 7 2 6.50 0 1 -0.25 0 3 -0.75 1 0 1.00 58.00 15.00 54.25 267.637 11735 247 247 78
79 502 - YASUO 12 / E 23 16 19.00 4 1 3.75 5 0 5.00 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 16 7 14.25 2 5 0.75 1 5 -0.25 3 3 2.25 61.00 39.00 51.25 263.675 12221 253 253 79
80 469 - CEREN CANLI 12 / B 30 10 27.50 4 1 3.75 3 2 2.50 2 2 1.50 5 0 5.00 0 0 0.00 8 4 7.00 1 1 0.75 1 1 0.75 3 1 2.75 57.00 22.00 51.50 261.055 12575 258 258 80
81 69 - NURULLAH KOCA 12 / C 34 6 32.50 4 0 4.00 4 0 4.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 1 1 0.75 4 3 3.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 56.00 13.00 52.75 260.965 12588 259 259 81
82 483 - MUHAMMED SÖNMEZ 12 / B 27 13 23.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 11 10 8.50 3 4 2.00 3 2 2.50 0 2 -0.50 60.00 35.00 51.25 260.805 12610 260 260 82
83 467 - SILA Ç 12 / F 29 4 28.00 4 1 3.75 4 0 4.00 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 7 0 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 5.00 51.75 259.913 12731 261 261 83
84 650 - VEYSEL GEZGİN 12 / C 27 8 25.00 3 2 2.50 2 1 1.75 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 15 2 14.50 3 1 2.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 54.00 18.00 49.50 259.550 12777 263 263 84
85 0 - M A H İ R K O Ç 12 / C 29 10 26.50 1 4 0.00 3 1 2.75 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 13 1 12.75 3 3 2.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 56.00 25.00 49.75 258.920 12877 265 265 85
86 526 - ESMA AYDEMİR 12 / G 32 5 30.75 3 1 2.75 3 1 2.75 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 7 0 7.00 0 2 -0.50 2 1 1.75 1 0 1.00 54.00 13.00 50.75 258.220 12965 266 266 86
87 55 - ÖZGÜR KORKUTATA 12 / B 32 6 30.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 7 5 5.75 3 4 2.00 1 3 0.25 2 3 1.25 57.00 29.00 49.75 254.875 13422 276 276 87
88 0 - TAHA SÖNMEZ 12 / F 32 6 30.50 5 0 5.00 4 0 4.00 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52.00 7.00 50.25 254.263 13509 277 277 88
89 534 - KEREM ARDA AĞAR 12 / D 29 10 26.50 1 3 0.25 4 0 4.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 7 2 6.50 2 1 1.75 2 2 1.50 2 1 1.75 54.00 19.00 49.25 254.128 13528 278 278 89
90 0 - GÜLİSTAN 12 / E 30 10 27.50 4 1 3.75 2 1 1.75 3 0 3.00 2 2 1.50 0 0 0.00 8 3 7.25 3 3 2.25 1 1 0.75 1 1 0.75 54.00 22.00 48.50 251.908 13823 281 281 90
91 473 - UĞUR KILIÇ 12 / A 29 11 26.25 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 10 6 8.50 4 2 3.50 1 6 -0.50 1 5 -0.25 57.00 38.00 47.50 249.143 14215 285 285 91
92 470 - BEYZA DİNÇ 12 / G 29 11 26.25 3 2 2.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 52.00 17.00 47.75 246.163 14641 288 288 92
93 0 - YUŞA VARAN 12 / D 23 13 19.75 2 3 1.25 4 0 4.00 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 11 5 9.75 3 3 2.25 2 2 1.50 2 0 2.00 52.00 28.00 45.00 243.095 15126 296 296 93
94 462 - YAREN DENER 12 / F 31 8 29.00 4 1 3.75 3 1 2.75 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 9 2.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 52.00 21.00 46.75 242.285 15243 297 297 94
95 71 - TAHA ÇETİN 12 / D 28 11 25.25 5 0 5.00 5 0 5.00 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 9 4 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 21.00 45.75 242.120 15272 299 299 95
96 438 - ELİF DENER 0 / 0 30 10 27.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00 15.00 46.25 241.812 15318 300 300 96
97 421 - EZGİ KAYAOKAY 12 / G 29 7 27.25 4 0 4.00 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.00 11.00 46.25 241.785 15319 301 301 97
98 553 - BÜŞRA ÇÖKÜK 12 / E 28 11 25.25 1 3 0.25 2 0 2.00 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 6 3 5.25 2 1 1.75 3 2 2.50 2 0 2.00 50.00 22.00 44.50 239.310 15669 304 304 98
99 301 - ALİ BAZANCİR 12 / B 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 5 26.75 5 2 4.50 0 1 -0.25 6 0 6.00 42.00 10.00 39.50 238.058 15846 308 308 99

100 541 - ONUR AYDIN 12 / C 27 13 23.75 2 3 1.25 3 2 2.50 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 9 2 8.50 3 2 2.50 1 3 0.25 0 5 -1.25 52.00 33.00 43.75 236.930 15994 310 310 100
101 515 - GÜLNUR KA * 12 / F 30 10 27.50 3 2 2.50 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 6 3 5.25 0 1 -0.25 0 2 -0.50 0 1 -0.25 49.00 23.00 43.25 232.435 16715 319 319 101
102 0 - FURKAN AFŞİN 12 / E 28 6 26.50 2 0 2.00 2 0 2.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 3 1 2.75 3 1 2.75 1 0 1.00 1 0 1.00 44.00 9.00 41.75 228.700 17280 326 326 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241201 TYT Deneme-1 28706 341 341 110

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 25.53 9.78 23.09 2.97 1.41 2.62 2.85 0.99 2.61 2.88 0.84 2.67 3.31 0.96 3.08 0.00 0.01 -0.00 11.03 4.52 9.90 1.98 1.80 1.53 1.76 1.69 1.34 1.19 1.19 0.90 53.51 23.18 47.72 250.893
Okul Ortalaması 30.03 7.80 28.08 3.45 1.32 3.12 3.30 0.75 3.11 3.44 0.85 3.23 3.83 0.95 3.59 0.00 0.04 -0.01 13.69 3.87 12.72 2.38 1.82 1.93 1.74 1.72 1.31 1.39 1.30 1.07 63.24 20.37 58.14 285.219

103 0 - SU 12 / D 30 9 27.75 2 3 1.25 2 1 1.75 1 4 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 3 1 2.75 3 2 2.50 0 6 -1.50 1 0 1.00 46.00 27.00 39.25 219.997 18502 327 327 103
104 322 - AYŞENUR IŞIK 12 / C 28 12 25.00 2 3 1.25 4 0 4.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 11 1.25 0 3 -0.75 1 2 0.50 2 4 1.00 49.00 37.00 39.75 219.600 18564 328 328 104
105 545 - HAYRUNİSA IŞIK 12 / F 26 11 23.25 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 2 3 1.25 0 0 0.00 6 12 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 29.00 38.75 217.240 18889 330 330 105
106 480 - MELİK POLAT 12 / C 6 22 0.50 4 1 3.75 4 0 4.00 1 1 0.75 2 2 1.50 0 0 0.00 17 1 16.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 27.00 29.25 196.360 21534 336 336 106
107 298 - BERAT YILDIZ 12 / G 17 11 14.25 4 1 3.75 1 0 1.00 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 13.00 25.75 174.790 23782 338 338 107
108 80 - M DEMİR 12 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 3 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 3.00 16.25 155.650 25148 339 339 108
109 0 - *UR*İ ĞA*E* 12 / A 17 22 11.50 1 4 0.00 0 5 -1.25 3 2 2.50 1 4 0.00 0 0 0.00 4 36 -5.00 0 7 -1.75 1 6 -0.50 4 2 3.50 31.00 88.00 9.00 120.860 26873 340 340 109
110 0 - MUHAMMED ÇAĞLAR 11 / F 0 35 -8.75 4 1 3.75 4 1 3.75 1 4 0.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 12 13 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 59.00 6.25 119.213 26925 341 341 110


