
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241101 11. Sınıf Deneme-1 2391 351 351 117

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.55 6.61 8.90 3.35 1.83 2.90 2.31 1.42 1.95 2.60 0.71 2.42 2.87 0.85 2.66 10.62 4.82 9.42 2.38 2.08 1.86 2.14 1.50 1.77 2.97 1.24 2.66 39.79 21.06 34.53 233.132 243.228 244.339
Okul Ortalaması 4.23 2.31 3.65 1.76 0.86 1.54 1.26 0.62 1.11 1.29 0.31 1.21 1.74 0.27 1.67 11.85 5.51 10.48 3.15 2.84 2.44 2.68 2.09 2.16 3.91 1.70 3.49 31.89 16.52 27.76 223.041 210.201 199.328

1 643 - UFUK ALTUNER 11 / B 12 7 10.25 5 3 4.25 4 3 3.25 5 0 5.00 4 1 3.75 16 5 14.75 8 1 7.75 5 3 4.25 6 2 5.50 65.00 25.00 58.75 339.450 322.000 325.300 294 13 13 1
2 576 - SERRA ZENGİN 11 / E 21 3 20.25 8 0 8.00 6 1 5.75 5 0 5.00 4 0 4.00 22 1 21.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 66.00 5.00 64.75 327.750 399.600 401.800 345 16 16 2
3 621 - BERAT ÇEÇEN 11 / A 0 0 0.00 5 3 4.25 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 3 21.25 6 3 5.25 7 1 6.75 7 1 6.75 48.00 11.00 45.25 326.500 269.050 233.850 352 17 17 3
4 590 - NİSA ÖNER 11 / C 5 0 5.00 2 3 1.25 0 0 0.00 4 1 3.75 5 0 5.00 22 3 21.25 4 5 2.75 6 2 5.50 6 2 5.50 54.00 16.00 50.00 325.000 301.250 276.500 361 18 18 4
5 0 - YUSUF ŞEYHANOĞLU 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 2 21.50 6 3 5.25 7 1 6.75 7 0 7.00 42.00 6.00 40.50 318.700 254.100 206.800 387 22 22 5
6 157 - ROZERİN GÜRBÜZ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 1 23.75 4 4 3.00 7 1 6.75 7 1 6.75 42.00 7.00 40.25 317.350 261.250 209.000 395 27 27 6
7 126 - NAZLICAN CANLI 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 3 21.25 6 3 5.25 7 1 6.75 7 1 6.75 42.00 8.00 40.00 316.000 252.250 205.500 402 28 28 7
8 199 - MÜCAHİT METE 11 / B 15 9 12.75 3 5 1.75 1 3 0.25 5 0 5.00 3 2 2.50 17 5 15.75 6 2 5.50 2 4 1.00 5 3 4.25 57.00 33.00 48.75 302.900 305.800 292.050 463 34 34 8
9 0 - TAHA KÖSE 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 4 20.00 5 4 4.00 7 1 6.75 7 1 6.75 40.00 10.00 37.50 302.500 243.000 199.000 465 35 35 9

10 0 - ENES BENGİ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 2 22.50 7 2 6.50 6 2 5.50 4 4 3.00 40.00 10.00 37.50 302.500 251.500 202.000 465 35 35 9
11 177 - BERAT KATRAĞ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 24 1 23.75 7 2 6.50 2 5 0.75 6 2 5.50 42.00 12.00 39.00 302.100 261.750 215.000 470 38 38 11
12 563 - TUBA ATAŞ 11 / E 22 3 21.25 6 2 5.50 5 2 4.50 5 0 5.00 3 2 2.50 19 5 17.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60.00 14.00 56.50 298.850 366.600 366.050 494 42 42 12
13 1905 - MAHİS 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 4 18.00 6 3 5.25 7 1 6.75 6 2 5.50 38.00 10.00 35.50 291.700 232.200 192.600 527 45 45 13
14 651 - İHSAN DEMİR R 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 5 18.75 6 3 5.25 6 2 5.50 6 2 5.50 38.00 12.00 35.00 289.000 233.750 192.500 543 47 47 14
15 628 - HÜLYA AĞIRBAŞ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 6 15.50 6 3 5.25 7 1 6.75 6 2 5.50 36.00 12.00 33.00 278.200 218.700 184.600 618 60 60 15
16 618 - HAYRUNİSA BUDAN 11 / A 12 5 10.75 3 3 2.25 2 1 1.75 5 0 5.00 4 0 4.00 9 7 7.25 4 3 3.25 5 1 4.75 6 2 5.50 50.00 22.00 44.50 272.450 265.800 278.450 653 65 65 16
17 624 - DİLARA BARULAY 11 / C 4 1 3.75 4 1 3.75 4 0 4.00 4 0 4.00 5 0 5.00 9 8 7.00 6 3 5.25 5 3 4.25 7 0 7.00 48.00 16.00 44.00 272.400 244.650 266.100 654 66 66 17
18 615 - DİLAN AKSOY 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 5 11.75 8 1 7.75 6 2 5.50 7 1 6.75 34.00 9.00 31.75 271.450 203.450 177.600 663 68 68 18
19 591 - HAYAL BÜRKÜK 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 5 17.75 6 3 5.25 6 2 5.50 4 4 3.00 35.00 14.00 31.50 270.100 223.350 184.300 673 70 70 19
20 666 - YAVUZ KORKMAZ 11 / F 17 3 16.25 8 0 8.00 4 3 3.25 5 0 5.00 4 1 3.75 14 0 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52.00 7.00 50.25 267.600 327.350 340.550 698 71 71 20
21 636 - M HAMZA BALKAYA 11 / A 7 4 6.00 5 2 4.50 0 0 0.00 4 1 3.75 5 0 5.00 12 4 11.00 4 5 2.75 3 4 2.00 7 1 6.75 47.00 21.00 41.75 267.200 257.200 262.150 702 73 73 21
22 152 - HİLAL NARİN 11 / C 2 1 1.75 3 0 3.00 3 0 3.00 1 0 1.00 4 1 3.75 8 3 7.25 4 3 3.25 7 1 6.75 8 0 8.00 40.00 9.00 37.75 263.450 219.000 226.700 730 80 80 22
23 142 - EBRU DEMİR 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 6 16.50 5 4 4.00 6 2 5.50 5 3 4.25 34.00 15.00 30.25 263.350 216.600 180.300 734 82 82 23
24 120 - YUSUF YILMAZ 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 4 20.00 3 6 1.50 3 4 2.00 7 1 6.75 34.00 15.00 30.25 263.350 228.500 184.500 734 82 82 23
25 160 - SELİN 11 / * 17 7 15.25 3 4 2.00 4 3 3.25 4 1 3.75 5 0 5.00 16 3 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.00 18.00 44.50 259.150 309.500 306.750 771 89 89 25
26 182 - DİLEK ÖZER 11 / F 13 4 12.00 6 1 5.75 5 2 4.50 4 0 4.00 4 1 3.75 16 2 15.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 10.00 45.50 258.100 306.100 311.600 774 90 90 26
27 172 - ŞEVVAL BARULAY 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 2 13.50 4 2 3.50 7 1 6.75 6 2 5.50 31.00 7.00 29.25 257.950 204.400 174.700 777 91 91 27
28 625 - ECREN SAV 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 6 15.50 6 3 5.25 5 3 4.25 5 3 4.25 33.00 15.00 29.25 257.950 211.200 177.100 777 91 91 27
29 0 - ASMİN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 4 1 3.75 17 7 15.25 5 3 4.25 4 1 3.75 4 3 3.25 36.00 16.00 32.00 254.100 222.450 201.000 804 96 96 29
30 162 - ARDA A A 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 4 17.00 5 2 4.50 3 3 2.25 5 3 4.25 31.00 12.00 28.00 251.200 213.800 176.400 827 100 100 30
31 635 - MELEK D 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 4 1 3.75 13 9 10.75 5 3 4.25 4 3 3.25 7 1 6.75 37.00 17.00 32.75 250.500 211.350 204.750 836 103 103 31
32 600 - JİHAT BAĞATARHAN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 4 16.00 3 6 1.50 4 3 3.25 7 1 6.75 31.00 14.00 27.50 248.500 209.400 174.200 862 110 110 32
33 135 - SÜMEYYE ÇETİN 11 / D 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 15 6 13.50 6 3 5.25 4 4 3.00 6 2 5.50 32.00 17.00 27.75 248.150 202.000 173.400 867 111 111 33
34 641 - İLYAS GÜNAY 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 6 15.50 5 3 4.25 6 2 5.50 3 5 1.75 31.00 16.00 27.00 245.800 206.700 172.600 885 115 115 34
35 663 - MUSAB İLÇİN 11 / A 6 6 4.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 15 6 13.50 5 4 4.00 1 6 -0.50 5 3 4.25 39.00 26.00 32.50 242.650 234.300 219.450 920 120 120 35
36 594 - EREN BAĞBARS 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 6 14.50 4 4 3.00 6 2 5.50 4 4 3.00 30.00 16.00 26.00 240.400 201.300 169.400 944 124 124 36
37 577 - MURAT BUZRUL 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 3 18.25 3 6 1.50 4 4 3.00 4 3 3.25 30.00 16.00 26.00 240.400 214.050 173.900 944 124 124 36
38 587 - ÖZNUR KAYLI 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 1 17.75 4 4 3.00 2 1 1.75 3 1 2.75 27.00 7.00 25.25 236.350 210.850 171.800 983 133 133 38
39 0 - SEDA KA A 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 4 16.00 1 2 0.50 3 5 1.75 7 1 6.75 28.00 12.00 25.00 235.000 204.400 169.200 1004 140 140 39
40 633 - SUDE DAYANIR 11 / A 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 5 13.75 4 2 3.50 4 3 3.25 4 3 3.25 30.00 13.00 26.75 234.250 203.850 180.200 1010 142 142 40
41 183 - EBRAR ELKATMIŞ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 4 11.00 4 1 3.75 5 3 4.25 6 2 5.50 27.00 10.00 24.50 232.300 186.400 162.200 1044 151 151 41
42 153 - MEHMET SOYLU 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 7 10.25 8 1 7.75 3 4 2.00 5 3 4.25 28.00 15.00 24.25 230.950 183.350 160.800 1062 154 154 42
43 523 - MERT YILDIRIM 11 / 0 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 5 10.75 5 3 4.25 2 2 1.50 6 1 5.75 30.00 12.00 27.00 229.650 196.250 183.050 1081 159 159 43
44 161 - CİHAT OTLAK 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 4 15.00 4 5 2.75 2 5 0.75 6 2 5.50 28.00 16.00 24.00 229.600 199.000 166.000 1082 160 160 44
45 579 - İBRAHİM BUKETÇİ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 12 10.00 4 5 2.75 6 2 5.50 6 2 5.50 29.00 21.00 23.75 228.250 181.500 159.500 1097 163 163 45
46 578 - DİCLE AYAG 11 / B 1 1 0.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 3 10.25 3 4 2.00 4 1 3.75 6 1 5.75 29.00 11.00 26.25 227.350 194.400 180.100 1106 165 165 46
47 463 - EMRE OYMAK 11 / F 11 10 8.50 5 3 4.25 5 2 4.50 3 2 2.50 5 0 5.00 13 2 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 19.00 37.25 227.200 265.400 273.650 1107 166 166 47
48 187 - KEREM İNAK 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 9 10.75 4 5 2.75 5 2 4.50 6 2 5.50 28.00 18.00 23.50 226.900 183.550 159.900 1110 167 167 48
49 0 - BERAT BECERİKLİ 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 5 11.75 3 5 1.75 6 2 5.50 5 3 4.25 27.00 15.00 23.25 225.550 186.450 160.600 1125 172 172 49
50 653 - ÇEL İK ÇELİK 11 / E 18 4 17.00 6 2 5.50 5 2 4.50 4 1 3.75 5 0 5.00 7 5 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 14.00 41.50 222.950 282.850 311.450 1155 177 177 50
51 584 - HAYRUNİSA TÜMEN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 7 9.25 7 1 6.75 3 3 2.25 5 2 4.50 26.00 13.00 22.75 222.850 176.950 156.600 1156 178 178 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAY SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241101 11. Sınıf Deneme-1 2391 351 351 117

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.55 6.61 8.90 3.35 1.83 2.90 2.31 1.42 1.95 2.60 0.71 2.42 2.87 0.85 2.66 10.62 4.82 9.42 2.38 2.08 1.86 2.14 1.50 1.77 2.97 1.24 2.66 39.79 21.06 34.53 233.132 243.228 244.339
Okul Ortalaması 4.23 2.31 3.65 1.76 0.86 1.54 1.26 0.62 1.11 1.29 0.31 1.21 1.74 0.27 1.67 11.85 5.51 10.48 3.15 2.84 2.44 2.68 2.09 2.16 3.91 1.70 3.49 31.89 16.52 27.76 223.041 210.201 199.328

52 169 - HELİN SEVİNÇ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 2 10.50 5 2 4.50 4 2 3.50 5 3 4.25 25.00 9.00 22.75 222.850 181.200 158.100 1156 178 178 51
53 648 - ZEYDA AFŞİN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 4 12.00 4 4 3.00 4 3 3.25 5 3 4.25 26.00 14.00 22.50 221.500 185.800 159.400 1172 183 183 53
54 582 - CANSU ASLAN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 12 10 9.50 5 4 4.00 4 3 3.25 5 3 4.25 30.00 20.00 25.00 221.400 187.100 175.000 1176 185 185 54
55 143 - SİNAN SALMAS 11 / E 16 7 14.25 7 1 6.75 6 1 5.75 4 1 3.75 3 2 2.50 9 8 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 20.00 40.00 220.900 274.750 300.600 1182 186 186 55
56 637 - EYLÜL ÇAÇANNNNNNN 11 / C 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 9 4 8.00 5 3 4.25 0 2 -0.50 6 1 5.75 29.00 10.00 26.50 219.700 204.200 193.200 1193 189 189 56
57 567 - YAREN ÖZDEMİR 11 / F 18 5 16.75 5 2 4.50 2 5 0.75 5 0 5.00 4 0 4.00 8 5 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 17.00 37.75 218.550 272.500 289.000 1213 195 195 57
58 620 - HAZAR 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 5 14.75 2 4 1.00 2 6 0.50 6 2 5.50 26.00 17.00 21.75 217.450 193.650 161.200 1225 197 197 58
59 164 - AZRA SEZGİN 11 / B 5 1 4.75 3 0 3.00 0 0 0.00 3 0 3.00 5 0 5.00 8 2 7.50 5 3 4.25 1 2 0.50 3 2 2.50 33.00 10.00 30.50 216.850 215.850 223.550 1233 200 200 59
60 573 - İLAYDA SARITAĞ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 9 10.75 5 3 4.25 4 4 3.00 4 2 3.50 26.00 18.00 21.50 216.100 179.550 155.900 1245 202 202 60
61 161 - DUHA BULUŞ 11 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 7 9.25 4 4 3.00 3 3 2.25 7 1 6.75 25.00 15.00 21.25 214.750 173.950 153.600 1266 203 203 61
62 170 - SUAT ÜSTÜN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 5 9.75 5 2 4.50 2 2 1.50 6 2 5.50 24.00 11.00 21.25 214.750 175.650 154.200 1266 203 203 61
63 654 - KADİR BAYTEMÜR 11 / F 11 7 9.25 6 2 5.50 6 1 5.75 3 0 3.00 4 0 4.00 9 0 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 10.00 36.50 214.700 256.950 277.300 1270 205 205 63
64 627 - MUHAMMED ÇAHAN 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 2 11.50 2 4 1.00 5 2 4.50 4 1 3.75 23.00 9.00 20.75 212.050 180.600 155.300 1298 209 209 64
65 667 - M ARDA 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 5 12.75 3 4 2.00 2 2 1.50 4 0 4.00 23.00 11.00 20.25 209.350 183.850 155.800 1335 215 215 65
66 105 - RAVZA 11 / F 15 10 12.50 5 3 4.25 5 2 4.50 4 1 3.75 4 1 3.75 8 5 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 22.00 35.50 208.950 255.950 276.850 1348 217 217 66
67 606 - SEMİH BUDAK 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 5 10.75 5 4 4.00 2 4 1.00 5 3 4.25 24.00 16.00 20.00 208.000 176.550 152.900 1357 219 219 67
68 580 - HAVEİM GÜNÖZ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 7 7.25 5 3 4.25 3 1 2.75 6 2 5.50 23.00 13.00 19.75 206.650 164.150 148.200 1370 221 221 68
69 645 - EMİR TAĞ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 6 10.50 3 5 1.75 2 0 2.00 6 2 5.50 23.00 13.00 19.75 206.650 175.200 152.100 1370 221 221 68
70 137 - HALİL KOÇ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 2 11.50 3 3 2.25 0 0 0.00 6 0 6.00 21.00 5.00 19.75 206.650 178.600 153.300 1370 221 221 68
71 0 - KÜBRA YOLDAŞ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 6 7.50 5 2 4.50 2 1 1.75 6 1 5.75 22.00 10.00 19.50 205.300 164.500 148.000 1387 227 227 71
72 611 - EYLÜL BARAÇ 11 / F 13 4 12.00 4 3 3.25 5 2 4.50 3 2 2.50 4 1 3.75 8 4 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 16.00 33.00 204.200 247.400 262.800 1402 228 228 72
73 565 - NİSA IŞIK 11 / A 5 7 3.25 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 3 0 3.00 11 13 7.75 2 7 0.25 4 3 3.25 5 3 4.25 31.00 33.00 22.75 202.100 187.700 179.450 1428 231 231 73
74 110 - RAVZA BAYRAM 11 / D 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 9 7 7.25 1 3 0.25 6 1 5.75 5 3 4.25 25.00 16.00 21.00 202.100 171.950 162.600 1428 231 231 73
75 256 - SULTAN BALÇIK 11 / F 16 8 14.00 3 5 1.75 3 4 2.00 3 2 2.50 4 1 3.75 8 5 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 25.00 30.75 201.250 244.050 251.200 1438 234 234 75
76 609 - NURULLAH BELTEKİN 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 5 12.75 3 6 1.50 1 3 0.25 5 3 4.25 23.00 17.00 18.75 201.250 180.850 152.800 1438 234 234 75
77 642 - GÖNÜL BİRİNCİ 11 / F 16 7 14.25 5 2 4.50 5 1 4.75 4 1 3.75 5 0 5.00 5 6 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 17.00 35.75 200.500 253.450 285.350 1450 238 238 77
78 141 - MERYEM KIYICI 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 11 9.25 5 4 4.00 4 4 3.00 3 3 2.25 24.00 22.00 18.50 199.900 168.450 148.100 1458 239 239 78
79 617 - MEDİNE TUNÇ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 5.00 4 4 3.00 4 2 3.50 7 1 6.75 21.00 11.00 18.25 198.550 153.500 142.500 1473 240 240 79
80 139 - HANZADE ÖZDEMİR 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 9 9.75 4 4 3.00 3 4 2.00 4 3 3.25 23.00 20.00 18.00 197.200 169.150 147.700 1491 243 243 80
81 646 - ALİ MARUF DEMİRCİOĞLU 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 12 10.00 4 5 2.75 4 4 3.00 3 5 1.75 24.00 26.00 17.50 194.500 169.000 147.000 1520 248 248 81
82 159 - İREM 11 / E 13 8 11.00 7 1 6.75 5 2 4.50 3 2 2.50 5 0 5.00 6 8 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 21.00 33.75 194.300 241.000 273.450 1523 250 250 82
83 124 - SEYDULLAH ŞENLİK 11 / E 12 7 10.25 6 2 5.50 6 1 5.75 3 1 2.75 4 1 3.75 6 5 4.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 18.00 32.50 192.600 237.300 265.900 1538 253 253 83
84 459 - MERYEM ERTAŞ 11 / D 8 5 6.75 1 6 -0.50 2 0 2.00 2 3 1.25 2 1 1.75 7 14 3.50 2 6 0.50 3 5 1.75 6 2 5.50 33.00 42.00 22.50 191.350 185.250 187.450 1550 256 256 84
85 509 - NİSA ÇELİK 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 10 5.50 3 4 2.00 4 2 3.50 6 2 5.50 21.00 18.00 16.50 189.100 151.700 139.600 1574 264 264 85
86 638 - BEYZA BUKETÇİ 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 5 4 4.00 2 4 1.00 5 2 4.50 21.00 18.00 16.50 189.100 156.800 141.400 1574 264 264 85
87 614 - VOLKAN DEMİR 11 / F 14 7 12.25 3 4 2.00 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 6 2 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 19.00 27.25 187.900 226.250 235.050 1592 266 266 87
88 144 - BERAT ŞAVLI 11 / B 8 14 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 10 9 7.75 1 5 -0.25 4 3 3.25 3 5 1.75 29.00 37.00 19.75 187.400 184.450 173.450 1603 268 268 88
89 665 - RABİA GEÇGİN 11 / E 10 5 8.75 8 0 8.00 6 0 6.00 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 8.00 34.00 187.000 233.550 278.100 1611 269 269 89
90 569 - NİSA YASİN 11 / F 11 9 8.75 6 2 5.50 5 2 4.50 4 1 3.75 4 1 3.75 6 7 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 22.00 30.50 185.950 226.200 255.350 1617 270 270 90
91 604 - MUSTAFA DEMİR 11 / F 15 7 13.25 3 5 1.75 5 2 4.50 3 2 2.50 3 2 2.50 5 6 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 24.00 28.00 183.800 226.450 243.500 1643 276 276 91
92 626 - ÖMER CAN ZENGİN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 5.75 4 4 3.00 3 2 2.50 5 3 4.25 20.00 18.00 15.50 183.700 150.550 137.900 1647 277 277 92
93 601 - MİRAY ARSLNGRY 11 / A 5 1 4.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 3 0 3.00 8 5 6.75 2 4 1.00 0 1 -0.25 4 1 3.75 23.00 13.00 19.75 183.450 183.100 176.500 1651 278 278 93
94 662 - ÖZLEM GÜRCAN 11 / F 12 13 8.75 6 2 5.50 5 2 4.50 5 0 5.00 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 19.00 31.25 181.500 224.750 263.250 1673 283 283 94
95 125 - BERAT BAYLAN 11 / C 0 0 0.00 3 4 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 4 1 3.75 11 9 8.75 3 5 1.75 0 4 -1.00 4 4 3.00 26.00 27.00 19.25 181.000 176.350 171.950 1679 285 285 95
96 179 - EMİR BURTAŞKIRAY 11 / F 11 9 8.75 4 3 3.25 4 2 3.50 4 1 3.75 4 1 3.75 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 18.00 27.50 180.800 217.150 238.600 1681 286 286 96
97 138 - YAKUP ÇELİK 11 / B 0 0 0.00 4 3 3.25 1 2 0.50 1 0 1.00 3 2 2.50 9 6 7.50 3 4 2.00 1 3 0.25 3 3 2.25 25.00 23.00 19.25 179.300 172.700 172.150 1700 288 288 97
98 574 - MELEK KOLO 11 / 0 4 0 4.00 1 0 1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 2 0 2.00 9 5 7.75 1 6 -0.50 3 4 2.00 2 3 1.25 24.00 19.00 19.25 179.000 184.150 177.550 1706 289 289 98
99 0 - SUDE 11 / E 11 11 8.25 6 0 6.00 5 2 4.50 5 0 5.00 4 0 4.00 4 6 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 19.00 30.25 178.900 220.450 257.850 1707 290 290 99

100 340 - BEDİRHAN KORKUTATA 11 / F 13 7 11.25 2 4 1.00 6 1 5.75 3 1 2.75 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 15.00 28.25 178.500 220.650 247.050 1712 291 291 100
101 588 - NEHAR KORKUTATA 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 6.00 3 5 1.75 2 3 1.25 6 2 5.50 19.00 18.00 14.50 178.300 149.400 136.200 1714 292 292 101
102 195 - AYSUN KATRAN 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 6.50 3 6 1.50 3 4 2.00 5 2 4.50 20.00 22.00 14.50 178.300 151.100 136.800 1714 292 292 101



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAY SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241101 11. Sınıf Deneme-1 2391 351 351 117

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam SAY EA SÖZ Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.55 6.61 8.90 3.35 1.83 2.90 2.31 1.42 1.95 2.60 0.71 2.42 2.87 0.85 2.66 10.62 4.82 9.42 2.38 2.08 1.86 2.14 1.50 1.77 2.97 1.24 2.66 39.79 21.06 34.53 233.132 243.228 244.339
Okul Ortalaması 4.23 2.31 3.65 1.76 0.86 1.54 1.26 0.62 1.11 1.29 0.31 1.21 1.74 0.27 1.67 11.85 5.51 10.48 3.15 2.84 2.44 2.68 2.09 2.16 3.91 1.70 3.49 31.89 16.52 27.76 223.041 210.201 199.328

103 669 - BELİNAY AKDEMİR 11 / A 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 10 6 8.50 5 3 4.25 1 2 0.50 2 5 0.75 19.00 18.00 14.50 176.000 157.400 140.900 1734 297 297 103
104 647 - TEVFİK ADEM 11 / E 11 13 7.75 6 2 5.50 2 5 0.75 3 2 2.50 5 0 5.00 7 12 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 34.00 25.50 173.900 207.450 228.900 1749 301 301 104
105 117 - MERYEM BARMAN 11 / F 12 5 10.75 6 2 5.50 4 3 3.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 18.00 27.50 173.850 215.500 244.650 1750 302 302 105
106 113 - ZELİŞAN GÜLEN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 5.00 5 3 4.25 2 4 1.00 4 3 3.25 18.00 18.00 13.50 172.900 144.000 133.000 1762 303 303 106
107 305 - DİLARA GÜNDOĞDU 11 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 4 1 3.75 5 9 2.75 2 4 1.00 2 3 1.25 6 2 5.50 23.00 20.00 18.00 171.700 154.350 164.800 1778 305 305 107
108 112 - ŞEYMA POLAT 11 / C 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 8 9.00 2 5 0.75 0 6 -1.50 4 3 3.25 18.00 22.00 12.50 165.300 159.000 139.200 1843 314 314 108
109 0 - YAREN DEMİREL 11 / E 9 10 6.50 5 3 4.25 3 3 2.25 3 2 2.50 5 0 5.00 4 4 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 22.00 23.50 165.000 196.100 220.300 1846 315 315 109
110 178 - YAREN KARAAYİT 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 2 7 0.25 1 3 0.25 5 2 4.50 17.00 20.00 12.00 164.800 147.800 132.400 1850 318 318 110
111 668 - NİSAN KARATAŞ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 10 4.50 3 5 1.75 2 5 0.75 5 3 4.25 17.00 23.00 11.25 160.750 137.800 127.900 1895 321 321 111
112 147 - KEREM GÖZÜTOK 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 9 4.75 3 6 1.50 2 6 0.50 5 3 4.25 17.00 24.00 11.00 159.400 138.150 127.700 1904 324 324 112
113 622 - MUHAMMED GÜRCAN 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 9 7.75 4 4 3.00 0 3 -0.75 2 5 0.75 16.00 21.00 10.75 158.050 147.850 130.800 1927 327 327 113
114 571 - BETÜL ÇELİKER 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 10 4.50 3 6 1.50 3 5 1.75 3 4 2.00 16.00 25.00 9.75 152.650 134.800 124.900 1985 330 330 114
115 656 - ŞEVVAL USLU 11 / E 10 11 7.25 3 3 2.25 2 3 1.25 2 3 1.25 5 0 5.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 21.00 18.75 152.150 179.800 197.400 1988 331 331 115
116 613 - KAZIM KUYULDAR 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 4 6.00 1 2 0.50 0 4 -1.00 3 1 2.75 11.00 11.00 8.25 144.550 136.900 123.700 2057 338 338 116
117 132 - HÜSEYİN TAŞ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 3 5.25 1 3 0.25 0 2 -0.50 2 2 1.50 9.00 10.00 6.50 135.100 130.850 119.300 2126 341 341 117


