
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241001 10. Sınıf Deneme-1 2469 364 364 138

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.57 8.39 10.47 3.71 2.78 3.02 3.19 2.40 2.59 4.03 0.62 3.87 2.86 1.45 2.49 7.40 5.96 5.91 3.76 2.64 3.10 3.51 1.53 3.12 3.47 2.68 2.80 44.50 28.46 37.38 249.529
Okul Ortalaması 14.81 7.14 13.03 4.12 2.63 3.47 2.44 2.60 1.79 4.53 0.33 4.45 2.78 1.72 2.35 8.03 5.99 6.53 4.33 2.72 3.65 3.83 1.46 3.46 3.83 2.83 3.12 48.70 27.44 41.84 267.370

1 24 - ÖME AVCI 10 / A 19 6 17.50 8 0 8.00 6 1 5.75 5 0 5.00 4 1 3.75 19 1 18.75 7 2 6.50 6 1 5.75 7 1 6.75 81.00 13.00 77.75 411.000 75 3 3 1
2 86 - SUKEYNA AYTEKİN 10 / C 21 4 20.00 7 1 6.75 6 1 5.75 5 0 5.00 4 1 3.75 17 8 15.00 8 1 7.75 7 1 6.75 6 2 5.50 81.00 19.00 76.25 405.000 90 7 7 2
3 232 - NAİM 10 / F 22 3 21.25 7 0 7.00 6 0 6.00 5 0 5.00 3 1 2.75 9 10 6.50 9 0 9.00 8 0 8.00 7 1 6.75 76.00 15.00 72.25 389.000 133 15 15 3
4 107 - BERFİN ŞENLİK 10 / C 21 4 20.00 7 1 6.75 3 4 2.00 5 0 5.00 5 0 5.00 13 9 10.75 6 3 5.25 6 1 5.75 6 2 5.50 72.00 24.00 66.00 364.000 214 26 26 4
5 39 - HAYRUNİSA ÇEÇEN 10 / A 18 4 17.00 5 3 4.25 5 2 4.50 4 1 3.75 2 3 1.25 17 2 16.50 6 2 5.50 6 0 6.00 5 2 4.50 68.00 19.00 63.25 353.000 259 34 34 5
6 75 - YUSUF EMRE KÖSE 10 / F 17 5 15.75 5 2 4.50 3 2 2.50 5 0 5.00 3 2 2.50 13 3 12.25 9 0 9.00 7 0 7.00 5 3 4.25 67.00 17.00 62.75 351.000 267 36 36 6
7 31 - TUANA BAYTÜZ 10 / A 17 8 15.00 4 4 3.00 4 3 3.25 5 0 5.00 3 2 2.50 15 6 13.50 9 0 9.00 6 2 5.50 6 2 5.50 69.00 27.00 62.25 349.000 275 38 38 7
8 72 - HASAN KANAN 10 / F 20 3 19.25 6 2 5.50 2 4 1.00 5 0 5.00 3 2 2.50 11 4 10.00 9 0 9.00 6 0 6.00 4 2 3.50 66.00 17.00 61.75 347.000 291 42 42 8
9 101 - SALİH EKİN 10 / C 19 5 17.75 6 1 5.75 6 0 6.00 5 0 5.00 3 1 2.75 14 8 12.00 6 1 5.75 3 1 2.75 3 1 2.75 65.00 18.00 60.50 342.000 317 45 45 9

10 82 - MERYEM BULUT 10 / C 15 6 13.50 4 2 3.50 4 1 3.75 3 2 2.50 2 0 2.00 17 6 15.50 9 0 9.00 7 0 7.00 4 4 3.00 65.00 21.00 59.75 339.000 332 49 49 10
11 108 - ZEYNEP BÜRKEK 10 / F 15 7 13.25 2 0 2.00 1 0 1.00 5 0 5.00 3 1 2.75 17 3 16.25 8 1 7.75 8 0 8.00 4 4 3.00 63.00 16.00 59.00 336.000 348 51 51 11
12 0 - ENSAR KAPU 10 / A 15 6 13.50 6 2 5.50 4 3 3.25 5 0 5.00 2 3 1.25 13 6 11.50 7 1 6.75 7 1 6.75 6 2 5.50 65.00 24.00 59.00 336.000 348 51 51 11
13 61 - AHMET HALİTHALİTOĞLU 10 / B 19 4 18.00 5 2 4.50 4 3 3.25 5 0 5.00 4 1 3.75 13 3 12.25 9 0 9.00 3 4 2.00 2 5 0.75 64.00 22.00 58.50 334.000 356 53 53 13
14 49 - KAMURAN BARAÇ 10 / B 14 9 11.75 5 3 4.25 4 3 3.25 5 0 5.00 4 1 3.75 16 7 14.25 7 2 6.50 7 1 6.75 4 4 3.00 66.00 30.00 58.50 334.000 356 53 53 13
15 85 - YELİZ KUTULMAN 10 / C 16 6 14.50 4 1 3.75 3 1 2.75 5 0 5.00 3 1 2.75 15 1 14.75 6 3 5.25 6 2 5.50 4 0 4.00 62.00 15.00 58.25 333.000 365 56 56 15
16 229 - ÖYKÜ TOPTAŞ 10 / B 19 6 17.50 4 4 3.00 1 6 -0.50 5 0 5.00 3 2 2.50 16 9 13.75 7 2 6.50 5 3 4.25 5 3 4.25 65.00 35.00 56.25 325.000 431 67 67 16
17 211 - ÖMER YOLCU 10 / D 16 9 13.75 6 1 5.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 11 5 9.75 7 1 6.75 7 1 6.75 3 5 1.75 62.00 25.00 55.75 323.000 442 71 71 17
18 190 - MERCAN GNRGK 10 / D 18 7 16.25 3 5 1.75 3 4 2.00 5 0 5.00 3 2 2.50 15 3 14.25 5 2 4.50 5 0 5.00 5 3 4.25 62.00 26.00 55.50 322.000 449 72 72 18
19 283 - BERKAN KÖSE 10 / D 15 10 12.50 7 1 6.75 5 2 4.50 5 0 5.00 3 2 2.50 10 6 8.50 8 1 7.75 6 2 5.50 3 5 1.75 62.00 29.00 54.75 319.000 468 77 77 19
20 97 - İLAYDA KAYA 10 / C 16 6 14.50 5 2 4.50 3 2 2.50 5 0 5.00 3 1 2.75 12 4 11.00 6 3 5.25 5 1 4.75 4 4 3.00 59.00 23.00 53.25 313.000 506 85 85 20
21 96 - SEMANUR KALKAN 10 / C 15 4 14.00 5 1 4.75 3 1 2.75 5 0 5.00 3 2 2.50 13 2 12.50 6 3 5.25 4 1 3.75 3 2 2.50 57.00 16.00 53.00 312.000 514 87 87 21
22 0 - DAMLA OKÇUOĞLU 10 / F 19 5 17.75 3 3 2.25 3 3 2.25 4 1 3.75 4 0 4.00 9 8 7.00 6 2 5.50 6 0 6.00 5 3 4.25 59.00 25.00 52.75 311.000 522 90 90 22
23 129 - EREN DEMİR 10 / C 19 6 17.50 8 0 8.00 5 2 4.50 5 0 5.00 2 3 1.25 5 2 4.50 7 2 6.50 1 0 1.00 5 3 4.25 57.00 18.00 52.50 310.000 529 91 91 23
24 224 - AZRA ALTIKULAÇ 10 / D 16 9 13.75 5 1 4.75 3 4 2.00 5 0 5.00 2 3 1.25 15 5 13.75 5 3 4.25 6 2 5.50 3 4 2.00 60.00 31.00 52.25 309.000 537 94 94 24
25 104 - MUHAMMET BÜLET 10 / C 20 2 19.50 6 1 5.75 3 1 2.75 5 0 5.00 2 1 1.75 15 4 14.00 2 4 1.00 3 1 2.75 0 3 -0.75 56.00 17.00 51.75 307.000 550 97 97 25
26 41 - YUSUF EMRE KILIÇ 10 / A 15 5 13.75 6 1 5.75 6 1 5.75 5 0 5.00 2 3 1.25 8 3 7.25 4 2 3.50 3 1 2.75 7 1 6.75 56.00 17.00 51.75 307.000 550 97 97 25
27 658 - ARDA SERT 10 / F 18 7 16.25 3 4 2.00 1 2 0.50 5 0 5.00 4 1 3.75 11 3 10.25 5 4 4.00 5 3 4.25 6 2 5.50 58.00 26.00 51.50 306.000 562 100 100 27
28 78 - BEYZA YILDIRIM 10 / C 14 11 11.25 5 3 4.25 5 2 4.50 5 0 5.00 4 1 3.75 11 8 9.00 6 3 5.25 3 2 2.50 6 2 5.50 59.00 32.00 51.00 304.000 577 103 103 28
29 196 - BEYTULLAH OĞRAK 10 / D 14 9 11.75 4 2 3.50 4 3 3.25 5 0 5.00 2 2 1.50 9 2 8.50 7 1 6.75 5 1 4.75 6 2 5.50 56.00 22.00 50.50 302.000 597 105 105 29
30 18 - LUTFULLAH KORLAELÇİ 10 / F 9 9 6.75 7 1 6.75 1 1 0.75 4 1 3.75 3 1 2.75 16 6 14.50 8 1 7.75 6 2 5.50 3 4 2.00 57.00 26.00 50.50 302.000 597 105 105 29
31 92 - ECRİN BATARAY 10 / C 14 8 12.00 2 5 0.75 5 2 4.50 4 1 3.75 3 2 2.50 13 5 11.75 6 1 5.75 6 0 6.00 4 3 3.25 57.00 27.00 50.25 301.000 610 109 109 31
32 244 - NEŞEM NUR TOKGÖZ 10 / F 21 4 20.00 4 4 3.00 4 2 3.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 1 -0.25 6 2 5.50 6 0 6.00 4 4 3.00 54.00 18.00 49.50 298.000 633 113 113 32
33 235 - BEYZA KAYDU 10 / E 19 3 18.25 5 2 4.50 1 6 -0.50 5 0 5.00 4 1 3.75 7 8 5.00 5 1 4.75 3 0 3.00 6 2 5.50 55.00 23.00 49.25 297.000 639 114 114 33
34 57 - EFSA KOCAK 10 / B 18 6 16.50 4 4 3.00 2 5 0.75 4 1 3.75 2 3 1.25 9 8 7.00 7 2 6.50 5 2 4.50 6 2 5.50 57.00 33.00 48.75 295.000 663 118 118 34
35 29 - YÜSRA AZRAK 10 / A 16 6 14.50 7 1 6.75 2 5 0.75 5 0 5.00 2 3 1.25 7 6 5.50 8 1 7.75 3 1 2.75 5 3 4.25 55.00 26.00 48.50 294.000 668 120 120 35
36 79 - GÖRKEM ÖNALAN 10 / C 19 5 17.75 3 5 1.75 6 0 6.00 4 1 3.75 3 1 2.75 12 7 10.25 3 3 2.25 2 1 1.75 2 0 2.00 54.00 23.00 48.25 293.000 673 122 122 36
37 253 - MELİKE KIYAS 10 / E 17 6 15.50 4 4 3.00 5 2 4.50 5 0 5.00 4 1 3.75 5 5 3.75 7 2 6.50 5 2 4.50 3 5 1.75 55.00 27.00 48.25 293.000 673 122 122 36
38 12 - M FURKAN ÖZDEMİR 10 / F 16 9 13.75 7 1 6.75 1 6 -0.50 4 1 3.75 4 1 3.75 10 9 7.75 5 4 4.00 4 2 3.50 6 2 5.50 57.00 35.00 48.25 293.000 673 122 122 36
39 79 - GÖRKEM ÖNALAN 10 / C 19 5 17.75 3 5 1.75 6 0 6.00 4 1 3.75 3 1 2.75 12 7 10.25 3 3 2.25 2 1 1.75 2 0 2.00 54.00 23.00 48.25 293.000 673 122 122 36
40 206 - ZEHRA TOPRAKTAN 10 / D 21 4 20.00 5 2 4.50 2 3 1.25 5 0 5.00 3 1 2.75 5 6 3.50 6 2 5.50 3 3 2.25 4 3 3.25 54.00 24.00 48.00 292.000 688 131 131 40
41 5 - MUHAMMED MUTLU 10 / A 11 11 8.25 5 2 4.50 3 4 2.00 5 0 5.00 4 1 3.75 11 11 8.25 7 2 6.50 6 2 5.50 5 3 4.25 57.00 36.00 48.00 292.000 688 131 131 40
42 217 - ŞEYMA YÜRÜYÜCÜ 10 / D 21 4 20.00 6 1 5.75 1 4 0.00 5 0 5.00 3 1 2.75 7 7 5.25 6 3 5.25 2 5 0.75 4 4 3.00 55.00 29.00 47.75 291.000 697 134 134 42
43 118 - NİSA NASIRBEL 10 / F 21 2 20.50 3 1 2.75 0 0 0.00 4 0 4.00 3 1 2.75 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 5 1 4.75 49.00 6.00 47.50 290.000 706 136 136 43
44 116 - DİCLE BALANUR 10 / C 16 4 15.00 3 2 2.50 2 3 1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 10 4 9.00 5 4 4.00 5 2 4.50 3 2 2.50 53.00 22.00 47.50 290.000 706 136 136 43
45 22 - İREMSU ÇAKABAY 10 / F 21 4 20.00 3 4 2.00 3 3 2.25 5 0 5.00 3 2 2.50 7 14 3.50 5 4 4.00 6 1 5.75 3 5 1.75 56.00 37.00 46.75 287.000 739 145 145 45
46 221 - ŞİLAN ERGÜÇ 10 / D 12 10 9.50 5 2 4.50 5 2 4.50 5 0 5.00 4 0 4.00 8 8 6.00 7 2 6.50 4 1 3.75 4 4 3.00 54.00 29.00 46.75 287.000 739 145 145 45
47 220 - EYMEN ARUK 10 / D 19 6 17.50 3 5 1.75 3 4 2.00 5 0 5.00 3 2 2.50 8 9 5.75 5 2 4.50 4 2 3.50 5 3 4.25 55.00 33.00 46.75 287.000 739 145 145 45
48 223 - EMİR GÜNERİ 10 / D 14 6 12.50 5 2 4.50 3 2 2.50 5 0 5.00 3 2 2.50 10 5 8.75 4 5 2.75 5 2 4.50 4 2 3.50 53.00 26.00 46.50 286.000 747 148 148 48
49 59 - EZGİ GEDİK 10 / C 16 9 13.75 5 3 4.25 3 2 2.50 4 1 3.75 2 3 1.25 10 6 8.50 6 3 5.25 3 0 3.00 4 1 3.75 53.00 28.00 46.00 284.000 768 152 152 49
50 204 - HİRA ÇAKIROĞLU 10 / D 12 8 10.00 5 2 4.50 3 3 2.25 5 0 5.00 2 3 1.25 14 6 12.50 4 4 3.00 5 3 4.25 4 3 3.25 54.00 32.00 46.00 284.000 768 152 152 49
51 66 - ÖMER BOZKURT 10 / A 15 8 13.00 4 1 3.75 2 2 1.50 5 0 5.00 2 2 1.50 12 3 11.25 2 1 1.75 4 1 3.75 5 3 4.25 51.00 21.00 45.75 283.000 780 159 159 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241001 10. Sınıf Deneme-1 2469 364 364 138

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.57 8.39 10.47 3.71 2.78 3.02 3.19 2.40 2.59 4.03 0.62 3.87 2.86 1.45 2.49 7.40 5.96 5.91 3.76 2.64 3.10 3.51 1.53 3.12 3.47 2.68 2.80 44.50 28.46 37.38 249.529
Okul Ortalaması 14.81 7.14 13.03 4.12 2.63 3.47 2.44 2.60 1.79 4.53 0.33 4.45 2.78 1.72 2.35 8.03 5.99 6.53 4.33 2.72 3.65 3.83 1.46 3.46 3.83 2.83 3.12 48.70 27.44 41.84 267.370

52 65 - REYYAN AYDIN 10 / B 20 2 19.50 4 3 3.25 4 2 3.50 5 0 5.00 3 2 2.50 3 6 1.50 5 0 5.00 1 0 1.00 5 3 4.25 50.00 18.00 45.50 282.000 789 164 164 52
53 214 - BATUHAN BULUT 10 / F 16 7 14.25 4 3 3.25 3 3 2.25 2 3 1.25 4 0 4.00 9 7 7.25 6 2 5.50 4 2 3.50 5 3 4.25 53.00 30.00 45.50 282.000 789 164 164 52
54 238 - HÜSEYİN KARAKOÇ 10 / E 16 4 15.00 3 2 2.50 6 1 5.75 5 0 5.00 4 1 3.75 2 1 1.75 1 1 0.75 3 0 3.00 8 0 8.00 48.00 10.00 45.50 282.000 789 164 164 52
55 4 - ALPEREN KARAKÖSE 10 / A 14 5 12.75 5 2 4.50 1 1 0.75 4 1 3.75 2 2 1.50 12 2 11.50 3 2 2.50 5 3 4.25 4 1 3.75 50.00 19.00 45.25 281.000 802 167 167 55
56 93 - HAMZA EREN BALAT 10 / A 15 4 14.00 7 1 6.75 5 1 4.75 4 1 3.75 2 3 1.25 3 6 1.50 3 0 3.00 5 2 4.50 6 1 5.75 50.00 19.00 45.25 281.000 802 167 167 55
57 50 - EYLEM ŞANLI 10 / B 16 5 14.75 5 3 4.25 3 2 2.50 4 0 4.00 2 2 1.50 5 1 4.75 3 3 2.25 6 0 6.00 5 2 4.50 49.00 18.00 44.50 278.000 845 179 179 57
58 200 - SEMA AFŞİN 10 / D 13 8 11.00 5 2 4.50 2 3 1.25 4 1 3.75 4 0 4.00 9 6 7.50 7 2 6.50 3 1 2.75 4 4 3.00 51.00 27.00 44.25 277.000 855 182 182 58
59 81 - ZİLAN NAM 10 / C 11 8 9.00 3 4 2.00 2 0 2.00 4 0 4.00 3 1 2.75 12 9 9.75 6 1 5.75 6 1 5.75 4 3 3.25 51.00 27.00 44.25 277.000 855 182 182 58
60 16 - DİCLE BULUT 10 / D 11 9 8.75 2 0 2.00 0 0 0.00 5 0 5.00 2 3 1.25 18 1 17.75 2 4 1.00 6 1 5.75 3 3 2.25 49.00 21.00 43.75 275.000 882 189 189 60
61 133 - İBRAHİM YALÇINKAYA 10 / F 14 9 11.75 4 3 3.25 2 3 1.25 5 0 5.00 3 1 2.75 8 8 6.00 5 2 4.50 3 2 2.50 7 1 6.75 51.00 29.00 43.75 275.000 882 189 189 60
62 257 - SUDE ESEN 10 / E 12 5 10.75 3 2 2.50 2 2 1.50 4 1 3.75 3 2 2.50 10 6 8.50 4 1 3.75 7 1 6.75 4 2 3.50 49.00 22.00 43.50 274.000 895 192 192 62
63 52 - ELA ORTAK 10 / B 17 5 15.75 2 3 1.25 1 0 1.00 5 0 5.00 3 1 2.75 8 3 7.25 7 2 6.50 2 4 1.00 3 1 2.75 48.00 19.00 43.25 273.000 904 196 196 63
64 155 - ÜVEYS SÜRMELİ 10 / D 12 4 11.00 4 2 3.50 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 13 5 11.75 2 4 1.00 5 1 4.75 4 3 3.25 49.00 25.00 42.75 271.000 927 201 201 64
65 145 - NİDA KAYMAZALP 10 / F 21 4 20.00 3 5 1.75 5 2 4.50 5 0 5.00 3 2 2.50 7 10 4.50 3 5 1.75 2 2 1.50 2 5 0.75 51.00 35.00 42.25 269.000 947 203 203 65
66 208 - KADİR KIZMAZ 10 / D 10 7 8.25 4 2 3.50 3 3 2.25 5 0 5.00 2 3 1.25 10 3 9.25 6 1 5.75 3 2 2.50 5 2 4.50 48.00 23.00 42.25 269.000 947 203 203 65
67 122 - ALEYNA TAVLI 10 / C 18 5 16.75 4 4 3.00 2 4 1.00 4 1 3.75 2 3 1.25 11 4 10.00 5 3 4.25 1 2 0.50 2 2 1.50 49.00 28.00 42.00 268.000 960 205 205 67
68 201 - MUSTAFA TATLI 10 / D 15 7 13.25 3 5 1.75 3 4 2.00 5 0 5.00 2 3 1.25 11 6 9.50 2 4 1.00 3 1 2.75 6 2 5.50 50.00 32.00 42.00 268.000 960 205 205 67
69 215 - EYLÜL BUZGAN 10 / D 14 6 12.50 7 1 6.75 3 4 2.00 5 0 5.00 4 1 3.75 7 9 4.75 3 4 2.00 3 1 2.75 3 3 2.25 49.00 29.00 41.75 267.000 973 210 210 69
70 234 - ENES ULCAY 10 / E 12 7 10.25 3 4 2.00 3 3 2.25 5 0 5.00 3 0 3.00 11 8 9.00 1 6 -0.50 6 0 6.00 5 2 4.50 49.00 30.00 41.50 266.000 981 211 211 70
71 60 - EREN BARIŞ 10 / B 15 8 13.00 7 1 6.75 2 4 1.00 5 0 5.00 3 2 2.50 6 7 4.25 3 5 1.75 3 1 2.75 5 2 4.50 49.00 30.00 41.50 266.000 981 211 211 70
72 23 - AYLİN ŞANLI 10 / F 20 4 19.00 4 3 3.25 3 3 2.25 5 0 5.00 2 3 1.25 4 9 1.75 2 3 1.25 3 1 2.75 5 2 4.50 48.00 28.00 41.00 264.000 1009 219 219 72
73 240 - ALPEREN GENGÖRÜ 10 / E 16 8 14.00 4 3 3.25 3 3 2.25 4 1 3.75 3 2 2.50 11 12 8.00 5 4 4.00 3 3 2.25 2 6 0.50 51.00 42.00 40.50 262.000 1036 221 221 73
74 175 - SENA BAŞLIK 10 / A 15 10 12.50 6 2 5.50 3 4 2.00 5 0 5.00 3 2 2.50 6 5 4.75 1 4 0.00 4 1 3.75 5 3 4.25 48.00 31.00 40.25 261.000 1047 225 225 74
75 8 - SALİH BUCUKA 10 / A 10 7 8.25 7 1 6.75 3 1 2.75 4 1 3.75 3 1 2.75 11 8 9.00 1 2 0.50 3 2 2.50 4 0 4.00 46.00 23.00 40.25 261.000 1047 225 225 74
76 34 - ROJDA ATAŞ 10 / A 14 9 11.75 6 2 5.50 2 5 0.75 4 1 3.75 3 0 3.00 8 4 7.00 2 3 1.25 4 1 3.75 4 3 3.25 47.00 28.00 40.00 260.000 1061 229 229 76
77 37 - SELİM ALPAĞU 10 / A 13 12 10.00 4 4 3.00 4 3 3.25 5 0 5.00 3 2 2.50 7 8 5.00 5 3 4.25 2 2 1.50 6 2 5.50 49.00 36.00 40.00 260.000 1061 229 229 76
78 191 - RANA ELKATMIŞ 10 / D 16 9 13.75 3 3 2.25 3 2 2.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 4 4.00 4 2 3.50 3 0 3.00 4 4 3.00 46.00 25.00 39.75 259.000 1074 233 233 78
79 21 - ŞÜRA ACAR 10 / D 19 4 18.00 5 3 4.25 1 4 0.00 5 0 5.00 5 0 5.00 5 11 2.25 1 6 -0.50 3 3 2.25 4 4 3.00 48.00 35.00 39.25 257.000 1094 236 236 79
80 225 - ENES GECER 10 / C 13 9 10.75 3 5 1.75 2 3 1.25 5 0 5.00 3 0 3.00 4 13 0.75 6 2 5.50 7 1 6.75 5 3 4.25 48.00 36.00 39.00 256.000 1104 238 238 80
81 9 - HASRET AKTULUN 10 / F 17 5 15.75 4 2 3.50 2 5 0.75 5 0 5.00 2 3 1.25 5 8 3.00 5 4 4.00 3 2 2.50 4 3 3.25 47.00 32.00 39.00 256.000 1104 238 238 80
82 136 - TUBA ERİMEZ 10 / C 18 7 16.25 6 2 5.50 2 5 0.75 5 0 5.00 2 3 1.25 6 8 4.00 4 5 2.75 1 7 -0.75 5 3 4.25 49.00 40.00 39.00 256.000 1104 238 238 80
83 64 - MELİKE SONAKALAN 10 / 0 13 8 11.00 3 2 2.50 0 3 -0.75 5 0 5.00 4 1 3.75 6 6 4.50 4 3 3.25 5 1 4.75 5 1 4.75 45.00 25.00 38.75 255.000 1121 242 242 83
84 73 - NİSA SAĞLAR 10 / F 15 3 14.25 4 0 4.00 2 1 1.75 5 0 5.00 2 1 1.75 8 4 7.00 2 2 1.50 2 1 1.75 2 1 1.75 42.00 13.00 38.75 255.000 1121 242 242 83
85 51 - HAYRİYE BÜRLÜKKARA 10 / B 16 9 13.75 3 5 1.75 1 6 -0.50 5 0 5.00 2 3 1.25 5 5 3.75 6 2 5.50 3 2 2.50 6 2 5.50 47.00 34.00 38.50 254.000 1135 245 245 85
86 248 - HAMZA E ERTEN 10 / E 15 8 13.00 4 4 3.00 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 6 8 4.00 3 6 1.50 3 3 2.25 5 3 4.25 47.00 35.00 38.25 253.000 1150 247 247 86
87 239 - MERVE NUR DOĞAN 10 / E 16 5 14.75 3 3 2.25 0 3 -0.75 4 1 3.75 3 2 2.50 7 4 6.00 5 3 4.25 3 2 2.50 4 4 3.00 45.00 27.00 38.25 253.000 1150 247 247 86
88 58 - İNCİ ÇETİNELLİ 10 / B 19 6 17.50 3 4 2.00 4 3 3.25 5 0 5.00 4 1 3.75 3 15 -0.75 3 5 1.75 3 3 2.25 4 4 3.00 48.00 41.00 37.75 251.000 1181 254 254 88
89 0 - AZRA 0 / 0 14 10 11.50 3 3 2.25 2 3 1.25 4 1 3.75 4 1 3.75 15 6 13.50 1 5 -0.25 2 0 2.00 1 4 0.00 46.00 33.00 37.75 251.000 1181 254 254 88
90 19 - ESRA KARADENİZ 10 / A 15 5 13.75 4 4 3.00 2 4 1.00 5 0 5.00 4 1 3.75 3 6 1.50 3 4 2.00 4 2 3.50 5 3 4.25 45.00 29.00 37.75 251.000 1181 254 254 88
91 151 - YUSUF ÇÖKÜK 10 / D 10 8 8.00 1 2 0.50 2 0 2.00 4 1 3.75 2 3 1.25 8 3 7.25 4 3 3.25 8 0 8.00 4 4 3.00 43.00 24.00 37.00 248.000 1210 261 261 91
92 53 - RESUL TUNÇ 10 / B 13 10 10.50 3 3 2.25 1 4 0.00 3 2 2.50 4 1 3.75 11 8 9.00 6 1 5.75 3 2 2.50 2 5 0.75 46.00 36.00 37.00 248.000 1210 261 261 91
93 40 - UMUTE DURS UN 10 / E 12 7 10.25 3 3 2.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 3 4.25 5 2 4.50 4 1 3.75 4 4 3.00 43.00 25.00 36.75 247.000 1227 265 265 93
94 209 - KADİR ERCE 10 / F 10 11 7.25 4 4 3.00 2 3 1.25 5 0 5.00 4 1 3.75 9 4 8.00 3 4 2.00 5 2 4.50 3 5 1.75 45.00 34.00 36.50 246.000 1243 267 267 94
95 271 - SÜMEYYE GÜLEN 10 / B 17 3 16.25 2 3 1.25 0 5 -1.25 5 0 5.00 2 2 1.50 5 4 4.00 7 2 6.50 5 1 4.75 0 6 -1.50 43.00 26.00 36.50 246.000 1243 267 267 94
96 95 - SUDE BERDİBEK 10 / C 11 11 8.25 5 3 4.25 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 7 8 5.00 4 0 4.00 2 1 1.75 3 1 2.75 43.00 27.00 36.25 245.000 1260 271 271 96
97 205 - EFEKAN BAHADIR 10 / E 12 9 9.75 5 3 4.25 0 1 -0.25 5 0 5.00 3 0 3.00 2 0 2.00 8 1 7.75 2 1 1.75 3 4 2.00 40.00 19.00 35.25 241.000 1302 280 280 97
98 87 - CVNAİ ÖTZKRÜ 10 / F 16 6 14.50 1 3 0.25 2 2 1.50 4 0 4.00 2 2 1.50 9 6 7.50 3 4 2.00 2 2 1.50 3 2 2.50 42.00 27.00 35.25 241.000 1302 280 280 97
99 76 - MİRAÇ BURULDAY 10 / B 14 8 12.00 4 3 3.25 1 3 0.25 5 0 5.00 2 2 1.50 3 5 1.75 6 2 5.50 5 2 4.50 2 3 1.25 42.00 28.00 35.00 240.000 1324 283 283 99

100 114 - ZEYNEP KÜÇÜKÖNER 10 / C 12 6 10.50 3 2 2.50 4 3 3.25 5 0 5.00 5 0 5.00 3 3 2.25 3 5 1.75 2 1 1.75 4 4 3.00 41.00 24.00 35.00 240.000 1324 283 283 99
101 149 - BUSE ALAS 0 / 0 17 7 15.25 3 0 3.00 3 3 2.25 5 0 5.00 2 2 1.50 4 7 2.25 0 0 0.00 3 0 3.00 3 1 2.75 40.00 20.00 35.00 240.000 1324 283 283 99
102 0 - İLKNUR KAYA 10 / D 14 8 12.00 5 2 4.50 3 1 2.75 5 0 5.00 3 1 2.75 5 6 3.50 1 6 -0.50 3 2 2.50 3 3 2.25 42.00 29.00 34.75 239.000 1334 286 286 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241001 10. Sınıf Deneme-1 2469 364 364 138

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.57 8.39 10.47 3.71 2.78 3.02 3.19 2.40 2.59 4.03 0.62 3.87 2.86 1.45 2.49 7.40 5.96 5.91 3.76 2.64 3.10 3.51 1.53 3.12 3.47 2.68 2.80 44.50 28.46 37.38 249.529
Okul Ortalaması 14.81 7.14 13.03 4.12 2.63 3.47 2.44 2.60 1.79 4.53 0.33 4.45 2.78 1.72 2.35 8.03 5.99 6.53 4.33 2.72 3.65 3.83 1.46 3.46 3.83 2.83 3.12 48.70 27.44 41.84 267.370

103 212 - FATMA ÖZDMR 10 / D 12 10 9.50 3 5 1.75 2 2 1.50 5 0 5.00 1 4 0.00 7 12 4.00 3 5 1.75 6 2 5.50 6 2 5.50 45.00 42.00 34.50 238.000 1343 288 288 103
104 222 - RAVZA TANLA 10 / F 15 9 12.75 3 5 1.75 1 6 -0.50 3 2 2.50 3 2 2.50 9 9 6.75 5 4 4.00 2 1 1.75 4 4 3.00 45.00 42.00 34.50 238.000 1343 288 288 103
105 56 - NİSA KUYULDAR 10 / F 11 10 8.50 3 3 2.25 1 2 0.50 5 0 5.00 2 3 1.25 8 4 7.00 3 2 2.50 4 1 3.75 4 2 3.50 41.00 27.00 34.25 237.000 1354 290 290 105
106 207 - FATİH UĞUR 10 / D 14 11 11.25 3 5 1.75 2 4 1.00 5 0 5.00 2 3 1.25 10 8 8.00 3 5 1.75 3 3 2.25 3 4 2.00 45.00 43.00 34.25 237.000 1354 290 290 105
107 0 - NURSENA BEYKONDU 10 / E 13 4 12.00 3 1 2.75 0 0 0.00 4 0 4.00 4 0 4.00 2 1 1.75 2 0 2.00 5 1 4.75 3 2 2.50 36.00 9.00 33.75 235.000 1383 294 294 107
108 260 - ÖYKÜ GÜNYEL 10 / E 15 5 13.75 5 2 4.50 1 5 -0.25 4 1 3.75 2 3 1.25 3 10 0.50 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 41.00 30.00 33.50 234.000 1391 297 297 108
109 3 - CEMRE KORLAELÇİ 10 / B 13 12 10.00 3 5 1.75 4 3 3.25 4 1 3.75 3 2 2.50 9 13 5.75 3 6 1.50 4 1 3.75 2 3 1.25 45.00 46.00 33.50 234.000 1391 297 297 108
110 243 - EYÜP SAKAR 10 / A 12 9 9.75 4 1 3.75 2 1 1.75 5 0 5.00 3 2 2.50 6 5 4.75 3 4 2.00 4 1 3.75 1 5 -0.25 40.00 28.00 33.00 232.000 1409 300 300 110
111 158 - FATMANUR TAŞAR 10 / F 16 7 14.25 4 4 3.00 2 5 0.75 4 1 3.75 1 1 0.75 3 8 1.00 3 6 1.50 5 1 4.75 4 4 3.00 42.00 37.00 32.75 231.000 1421 301 301 111
112 266 - YASİR ZENGİN 10 / E 12 6 10.50 2 3 1.25 2 3 1.25 5 0 5.00 2 3 1.25 10 7 8.25 1 4 0.00 4 0 4.00 2 4 1.00 40.00 30.00 32.50 230.000 1439 302 302 112
113 1 - OSMAN TOPAL 10 / E 11 12 8.00 2 2 1.50 1 1 0.75 5 0 5.00 3 2 2.50 11 6 9.50 2 6 0.50 4 3 3.25 2 3 1.25 41.00 35.00 32.25 229.000 1450 304 304 113
114 2 - ZEYNEP ATAN 0 / 0 11 11 8.25 3 5 1.75 4 2 3.50 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 6 2 5.50 3 1 2.75 4 4 3.00 39.00 27.00 32.25 229.000 1450 304 304 113
115 38 - MELEK BÜRLÜKKARA 10 / E 15 10 12.50 5 3 4.25 0 1 -0.25 5 0 5.00 2 3 1.25 3 5 1.75 6 1 5.75 1 0 1.00 2 6 0.50 39.00 29.00 31.75 227.000 1477 308 308 115
116 62 - SEMANUR KIRAYİT 10 / B 15 7 13.25 4 4 3.00 1 6 -0.50 5 0 5.00 3 2 2.50 2 3 1.25 3 4 2.00 2 1 1.75 4 2 3.50 39.00 29.00 31.75 227.000 1477 308 308 115
117 74 - SÜMEYYE KARABACAK 10 / F 15 10 12.50 2 4 1.00 3 4 2.00 5 0 5.00 3 2 2.50 4 10 1.50 2 4 1.00 2 2 1.50 4 3 3.25 40.00 39.00 30.25 221.000 1550 317 317 117
118 150 - NURSİMA ÜZER 10 / A 13 7 11.25 4 3 3.25 2 2 1.50 5 0 5.00 4 1 3.75 2 4 1.00 2 3 1.25 1 1 0.75 3 4 2.00 36.00 25.00 29.75 219.000 1575 319 319 118
119 106 - ZEYNEP SUDEKATRAĞ 10 / A 15 6 13.50 3 4 2.00 3 2 2.50 4 1 3.75 2 3 1.25 3 8 1.00 1 3 0.25 1 4 0.00 6 2 5.50 38.00 33.00 29.75 219.000 1575 319 319 118
120 42 - EMİR BUYRUK 10 / D 14 11 11.25 3 3 2.25 0 0 0.00 1 0 1.00 2 3 1.25 4 0 4.00 2 3 1.25 8 0 8.00 1 1 0.75 35.00 21.00 29.75 219.000 1575 319 319 118
121 186 - MUHAMMED KIZILARSLAN 10 / D 10 5 8.75 4 1 3.75 1 1 0.75 5 0 5.00 2 2 1.50 5 5 3.75 3 2 2.50 2 1 1.75 2 1 1.75 34.00 18.00 29.50 218.000 1594 323 323 121
122 265 - FATİH ERYATAN 10 / A 12 12 9.00 4 2 3.50 0 5 -1.25 4 1 3.75 2 3 1.25 7 6 5.50 3 5 1.75 3 1 2.75 4 4 3.00 39.00 39.00 29.25 217.000 1609 324 324 122
123 216 - BURAK ÖZDEMİR 10 / D 15 10 12.50 3 5 1.75 2 5 0.75 5 0 5.00 4 0 4.00 6 9 3.75 1 8 -1.00 2 6 0.50 3 5 1.75 41.00 48.00 29.00 216.000 1623 325 325 123
124 26 - ZEYNEP BARAÇ 10 / F 15 10 12.50 4 3 3.25 2 5 0.75 5 0 5.00 2 3 1.25 4 11 1.25 3 6 1.50 3 2 2.50 2 6 0.50 40.00 46.00 28.50 214.000 1649 326 326 124
125 233 - BUKEETT EMCİİ 10 / E 12 5 10.75 6 2 5.50 0 0 0.00 4 1 3.75 2 3 1.25 5 2 4.50 0 2 -0.50 1 0 1.00 2 3 1.25 32.00 18.00 27.50 210.000 1696 332 332 125
126 70 - BARAN KINAŞ 10 / B 12 6 10.50 2 4 1.00 0 1 -0.25 5 0 5.00 2 1 1.75 7 5 5.75 0 0 0.00 2 2 1.50 3 3 2.25 33.00 22.00 27.50 210.000 1696 332 332 125
127 50 - RÜMEYSA ÖVÜN 10 / C 15 7 13.25 2 4 1.00 0 4 -1.00 5 0 5.00 3 1 2.75 4 9 1.75 1 3 0.25 2 3 1.25 3 4 2.00 35.00 35.00 26.25 205.000 1741 335 335 127
128 258 - ESMA NUR GÜNDOĞDU 10 / E 10 7 8.25 4 2 3.50 2 2 1.50 4 1 3.75 1 4 0.00 2 8 0.00 6 2 5.50 1 0 1.00 2 4 1.00 32.00 30.00 24.50 198.000 1818 338 338 128
129 241 - BERRA BURKE 10 / E 6 11 3.25 5 1 4.75 2 4 1.00 5 0 5.00 1 4 0.00 3 7 1.25 3 5 1.75 3 1 2.75 5 2 4.50 33.00 35.00 24.25 197.000 1829 339 339 129
130 231 - MİNÜR E ELBEY 10 / E 8 8 6.00 1 1 0.75 2 4 1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 2 4 1.00 4 4 3.00 4 1 3.75 4 4 3.00 30.00 26.00 23.50 194.000 1856 342 342 130
131 43 - EMİR KOMAŞ 10 / B 13 11 10.25 5 3 4.25 1 4 0.00 5 0 5.00 1 4 0.00 5 12 2.00 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 38.00 23.50 194.000 1856 342 342 130
132 99 - EYMEN AYTEMUR 10 / F 8 9 5.75 3 2 2.50 1 1 0.75 5 0 5.00 2 2 1.50 3 6 1.50 3 5 1.75 2 3 1.25 3 2 2.50 30.00 30.00 22.50 190.000 1893 346 346 132
133 102 - SALİH ZANA 10 / C 11 11 8.25 4 2 3.50 0 0 0.00 4 1 3.75 1 4 0.00 3 8 1.00 3 1 2.75 2 1 1.75 2 4 1.00 30.00 32.00 22.00 188.000 1914 347 347 133
134 115 - ESRANUR TARTAR 10 / C 8 4 7.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 4 1 3.75 3 0 3.00 0 0 0.00 3 1 2.75 2 1 1.75 2 4 1.00 24.00 14.00 20.50 182.000 1963 348 348 134
135 227 - TAHA TUNCER 10 / C 15 10 12.50 3 5 1.75 2 5 0.75 4 1 3.75 2 3 1.25 2 13 -1.25 2 6 0.50 1 7 -0.75 1 0 1.00 32.00 50.00 19.50 178.000 2004 353 353 135
136 181 - BARAN CEBBA 10 / F 12 11 9.25 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.75 21.00 19.00 16.25 165.000 2111 357 357 136
137 228 - BAVER AĞIRBAŞ 10 / D 4 7 2.25 5 3 4.25 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 13.00 11.75 147.000 2215 361 361 137
138 0 - BURAK KATIKSIZ 10 / B 3 21 -2.25 0 7 -1.75 0 5 -1.25 0 5 -1.25 0 5 -1.25 0 15 -3.75 1 8 -1.00 3 4 2.00 1 6 -0.50 8.00 76.00 -11.00 56.000 2469 364 364 138


