
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223240901 9. Sınıf Deneme-1 3211 317 317 82

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.86 8.56 11.72 4.64 3.52 3.76 4.91 3.40 4.05 2.96 1.52 2.58 6.75 4.97 5.50 6.08 2.13 5.55 3.06 2.30 2.49 2.89 2.35 2.30 45.15 28.75 37.97 251.868
Okul Ortalaması 16.70 7.16 14.91 5.54 3.13 4.75 5.59 3.21 4.78 3.74 1.22 3.44 10.84 4.63 9.68 7.05 1.67 6.63 3.10 2.40 2.50 3.24 2.43 2.64 55.79 25.85 49.33 297.317

1 48 - AYŞE ERGÜÇ 9 / A 22 3 21.25 9 1 8.75 8 2 7.50 4 1 3.75 16 5 14.75 9 0 9.00 5 3 4.25 6 2 5.50 79.00 17.00 74.75 399.000 85 5 5 1
2 385 - ZEYNEP KARABULUT 9 / C 19 6 17.50 9 1 8.75 5 5 3.75 4 1 3.75 19 3 18.25 7 2 6.50 8 0 8.00 6 2 5.50 77.00 20.00 72.00 388.000 117 10 10 2
3 293 - NİDA KIRANSAL 9 / A 19 6 17.50 8 1 7.75 7 2 6.50 4 1 3.75 15 8 13.00 9 0 9.00 3 4 2.00 6 1 5.75 71.00 23.00 65.25 361.000 198 23 23 3
4 0 - EMİNE ÇELİK 9 / C 18 6 16.50 8 2 7.50 8 2 7.50 3 2 2.50 14 6 12.50 9 0 9.00 3 4 2.00 7 1 6.75 70.00 23.00 64.25 357.000 219 27 27 4
5 392 - ZANA ELLERİ 9 / C 18 7 16.25 6 4 5.00 6 2 5.50 3 2 2.50 18 2 17.50 7 2 6.50 5 0 5.00 6 2 5.50 69.00 21.00 63.75 355.000 221 28 28 5
6 364 - HAVİN ELGÖRMÜŞ 9 / C 23 2 22.50 7 2 6.50 6 3 5.25 5 0 5.00 11 4 10.00 8 1 7.75 3 3 2.25 5 2 4.50 68.00 17.00 63.75 355.000 221 28 28 5
7 313 - MELİK ELÇİ 9 / B 20 0 20.00 7 1 6.75 6 1 5.75 5 0 5.00 11 2 10.50 7 1 6.75 6 0 6.00 3 0 3.00 65.00 5.00 63.75 355.000 221 28 28 5
8 397 - EMRE BÜRKÜK 9 / C 18 5 16.75 6 2 5.50 7 3 6.25 4 1 3.75 16 3 15.25 8 1 7.75 4 1 3.75 4 3 3.25 67.00 19.00 62.25 349.000 263 41 41 8
9 346 - HÜSNA KARAOBA 9 / B 19 6 17.50 7 3 6.25 6 2 5.50 3 2 2.50 14 4 13.00 9 0 9.00 5 1 4.75 4 4 3.00 67.00 22.00 61.50 346.000 288 49 49 9

10 388 - EYŞAN AKBULUT 9 / C 20 3 19.25 6 2 5.50 8 1 7.75 3 2 2.50 12 6 10.50 7 2 6.50 6 0 6.00 4 2 3.50 66.00 18.00 61.50 346.000 288 49 49 9
11 330 - SUDENAZ ULAMA 9 / B 20 5 18.75 8 2 7.50 8 2 7.50 5 0 5.00 5 7 3.25 9 0 9.00 5 1 4.75 6 2 5.50 66.00 19.00 61.25 345.000 297 52 52 11
12 270 - MEHMET KUZTAŞ 9 / A 17 7 15.25 5 3 4.25 8 0 8.00 4 1 3.75 15 7 13.25 9 0 9.00 2 4 1.00 7 1 6.75 67.00 23.00 61.25 345.000 297 52 52 11
13 357 - ANIL SAİTOĞLU 9 / B 18 6 16.50 5 2 4.50 5 3 4.25 5 0 5.00 17 1 16.75 8 1 7.75 4 1 3.75 2 2 1.50 64.00 16.00 60.00 340.000 334 61 61 13
14 363 - CEREN ALECİ 9 / C 17 7 15.25 4 6 2.50 7 3 6.25 4 1 3.75 18 3 17.25 6 3 5.25 7 1 6.75 3 2 2.50 66.00 26.00 59.50 338.000 348 65 65 14
15 335 - BÜŞRA AFACAN 9 / B 18 5 16.75 6 1 5.75 8 2 7.50 4 0 4.00 10 3 9.25 8 0 8.00 3 0 3.00 5 0 5.00 62.00 11.00 59.25 337.000 356 66 66 15
16 360 - EYLÜL DAĞ 9 / C 17 5 15.75 7 3 6.25 8 2 7.50 5 0 5.00 10 7 8.25 9 0 9.00 5 3 4.25 4 3 3.25 65.00 23.00 59.25 337.000 356 66 66 15
17 391 - AZRA HATISARU 9 / C 19 5 17.75 7 1 6.75 7 1 6.75 4 1 3.75 11 4 10.00 9 0 9.00 2 1 1.75 4 2 3.50 63.00 15.00 59.25 337.000 356 66 66 15
18 286 - HÜMEYRA AYAZ 9 / A 19 4 18.00 6 3 5.25 8 2 7.50 3 2 2.50 13 5 11.75 8 1 7.75 3 1 2.75 3 2 2.50 63.00 20.00 58.00 332.000 394 78 78 18
19 329 - YÜSRA KAYA 9 / B 18 6 16.50 7 3 6.25 5 4 4.00 5 0 5.00 8 1 7.75 9 0 9.00 5 1 4.75 4 1 3.75 61.00 16.00 57.00 328.000 424 88 88 19
20 11 - CEYLAN DÜŞÜRGE 9 / A 19 6 17.50 6 2 5.50 5 3 4.25 4 1 3.75 13 2 12.50 8 1 7.75 3 2 2.50 4 3 3.25 62.00 20.00 57.00 328.000 424 88 88 19
21 343 - ALEYNA AKA 9 / B 21 4 20.00 8 2 7.50 5 5 3.75 4 1 3.75 8 6 6.50 8 1 7.75 5 3 4.25 4 3 3.25 63.00 25.00 56.75 327.000 435 90 90 21
22 369 - BEYZA BAYDUR 9 / C 14 8 12.00 4 4 3.00 5 4 4.00 4 1 3.75 17 2 16.50 8 1 7.75 4 0 4.00 5 2 4.50 61.00 22.00 55.50 322.000 486 98 98 22
23 334 - MERVE YÜRÜYEN 9 / B 21 4 20.00 6 3 5.25 9 1 8.75 4 1 3.75 8 4 7.00 7 2 6.50 1 3 0.25 4 1 3.75 60.00 19.00 55.25 321.000 497 100 100 23
24 393 - AZRA YALÇIN 9 / C 18 7 16.25 5 4 4.00 4 6 2.50 2 3 1.25 18 4 17.00 7 2 6.50 4 4 3.00 5 2 4.50 63.00 32.00 55.00 320.000 504 103 103 24
25 282 - TUBA ALAS 9 / A 18 7 16.25 5 5 3.75 5 5 3.75 5 0 5.00 15 4 14.00 7 2 6.50 4 3 3.25 3 2 2.50 62.00 28.00 55.00 320.000 504 103 103 24
26 405 - YAREN ALTAY 9 / C 16 6 14.50 5 2 4.50 4 4 3.00 4 1 3.75 14 2 13.50 9 0 9.00 3 0 3.00 4 2 3.50 59.00 17.00 54.75 319.000 511 105 105 26
27 378 - SÜMEYYE KAÇMA Z 9 / C 16 8 14.00 7 1 6.75 6 2 5.50 5 0 5.00 10 3 9.25 8 1 7.75 3 2 2.50 4 2 3.50 59.00 19.00 54.25 317.000 533 110 110 27
28 351 - SENANUR TAN 9 / B 19 6 17.50 8 2 7.50 8 2 7.50 4 1 3.75 6 4 5.00 9 0 9.00 2 3 1.25 3 4 2.00 59.00 22.00 53.50 314.000 576 121 121 28
29 77 - SERDAR SULAK 9 / A 18 7 16.25 5 5 3.75 7 2 6.50 5 0 5.00 8 4 7.00 8 1 7.75 5 3 4.25 3 1 2.75 59.00 23.00 53.25 313.000 589 124 124 29
30 274 - EREN BİTMEZ 9 / A 17 7 15.25 8 1 7.75 3 4 2.00 3 2 2.50 13 6 11.50 8 1 7.75 3 2 2.50 4 2 3.50 59.00 25.00 52.75 311.000 608 129 129 30
31 370 - MURAT BİNGÖL 9 / C 17 5 15.75 8 1 7.75 6 1 5.75 2 3 1.25 15 6 13.50 7 2 6.50 3 2 2.50 1 5 -0.25 59.00 25.00 52.75 311.000 608 129 129 30
32 348 - EBRAR ÇAMUKA 9 / B 19 6 17.50 6 4 5.00 7 3 6.25 4 1 3.75 11 2 10.50 8 1 7.75 1 5 -0.25 2 0 2.00 58.00 22.00 52.50 310.000 622 133 133 32
33 308 - EREN ÖZÇELİK 9 / A 14 11 11.25 7 3 6.25 8 2 7.50 4 1 3.75 14 4 13.00 7 2 6.50 4 3 3.25 2 5 0.75 60.00 31.00 52.25 309.000 629 134 134 33
34 358 - NURSİMA KONUK 9 / B 20 4 19.00 4 6 2.50 7 3 6.25 4 1 3.75 8 2 7.50 8 0 8.00 3 3 2.25 3 2 2.50 57.00 21.00 51.75 307.000 656 141 141 34
35 316 - MİRAÇ KORKUTATA 9 / B 15 9 12.75 6 4 5.00 5 5 3.75 4 1 3.75 16 3 15.25 9 0 9.00 1 6 -0.50 3 1 2.75 59.00 29.00 51.75 307.000 656 141 141 34
36 310 - ZEYNEP BİLGİ 9 / A 18 6 16.50 7 1 6.75 5 2 4.50 4 1 3.75 10 7 8.25 7 2 6.50 3 2 2.50 3 1 2.75 57.00 22.00 51.50 306.000 677 147 147 36
37 375 - ZEYNE İREMAYRANCI 9 / C 17 8 15.00 6 1 5.75 5 4 4.00 4 1 3.75 15 4 14.00 7 2 6.50 2 2 1.50 2 4 1.00 58.00 26.00 51.50 306.000 677 147 147 36
38 309 - KERİM BARULAYY 9 / A 15 7 13.25 3 3 2.25 8 1 7.75 4 1 3.75 12 2 11.50 7 2 6.50 4 1 3.75 2 0 2.00 55.00 17.00 50.75 303.000 724 155 155 38
39 377 - HAYAT BEKTAŞ 9 / C 19 5 17.75 3 6 1.50 3 7 1.25 4 1 3.75 15 8 13.00 7 2 6.50 5 3 4.25 3 4 2.00 59.00 36.00 50.00 300.000 764 162 162 39
40 350 - KEREM BOZABA 9 / C 14 8 12.00 6 2 5.50 5 3 4.25 4 1 3.75 14 6 12.50 7 1 6.75 2 4 1.00 4 2 3.50 56.00 27.00 49.25 297.000 797 167 167 40
41 311 - SELMA VURAL 9 / A 14 10 11.50 5 2 4.50 5 3 4.25 4 1 3.75 11 4 10.00 9 0 9.00 3 3 2.25 4 0 4.00 55.00 23.00 49.25 297.000 797 167 167 40
42 399 - ZEYNEP YALÇIN 9 / C 12 11 9.25 6 3 5.25 7 2 6.50 4 0 4.00 15 2 14.50 6 3 5.25 2 3 1.25 4 3 3.25 56.00 27.00 49.25 297.000 797 167 167 40
43 379 - KADRİYE KRLÇ 9 / C 17 7 15.25 4 5 2.75 3 7 1.25 4 1 3.75 15 7 13.25 6 3 5.25 6 1 5.75 3 5 1.75 58.00 36.00 49.00 296.000 810 170 170 43
44 17 - HİDAYET GÜNCEGÖRÜ 9 / A 20 3 19.25 6 2 5.50 6 4 5.00 5 0 5.00 7 7 5.25 5 4 4.00 3 2 2.50 3 3 2.25 55.00 25.00 48.75 295.000 830 173 173 44
45 362 - FIRAT KOŞAK 9 / C 21 4 20.00 5 4 4.00 5 5 3.75 4 1 3.75 8 7 6.25 4 4 3.00 3 1 2.75 5 1 4.75 55.00 27.00 48.25 293.000 862 180 180 45
46 383 - İSMAİL YALÇİN 9 / C 14 11 11.25 6 4 5.00 8 2 7.50 4 1 3.75 10 7 8.25 7 2 6.50 4 4 3.00 4 4 3.00 57.00 35.00 48.25 293.000 862 180 180 45
47 290 - MERYEM BOR 9 / A 14 10 11.50 6 4 5.00 6 3 5.25 2 3 1.25 13 5 11.75 9 0 9.00 3 3 2.25 3 5 1.75 56.00 33.00 47.75 291.000 893 184 184 47
48 306 - ZEYNEP ÇİFTÇİ 9 / A 19 6 17.50 4 5 2.75 8 2 7.50 3 2 2.50 12 3 11.25 4 4 3.00 2 3 1.25 2 0 2.00 54.00 25.00 47.75 291.000 893 184 184 47
49 318 - ÖZLEM KAYLI 9 / B 20 5 18.75 7 3 6.25 6 4 5.00 3 2 2.50 7 4 6.00 8 1 7.75 1 5 -0.25 2 5 0.75 54.00 29.00 46.75 287.000 960 193 193 49
50 315 - ŞEVVAL BOZAN 9 / B 15 10 12.50 5 5 3.75 6 3 5.25 4 1 3.75 10 2 9.50 8 1 7.75 3 3 2.25 2 1 1.75 53.00 26.00 46.50 286.000 987 195 195 50
51 312 - ALEYNA BUTAKU 9 / A 17 4 16.00 4 2 3.50 4 4 3.00 5 0 5.00 10 6 8.50 8 1 7.75 2 2 1.50 2 3 1.25 52.00 22.00 46.50 286.000 987 195 195 50



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223240901 9. Sınıf Deneme-1 3211 317 317 82

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.86 8.56 11.72 4.64 3.52 3.76 4.91 3.40 4.05 2.96 1.52 2.58 6.75 4.97 5.50 6.08 2.13 5.55 3.06 2.30 2.49 2.89 2.35 2.30 45.15 28.75 37.97 251.868
Okul Ortalaması 16.70 7.16 14.91 5.54 3.13 4.75 5.59 3.21 4.78 3.74 1.22 3.44 10.84 4.63 9.68 7.05 1.67 6.63 3.10 2.40 2.50 3.24 2.43 2.64 55.79 25.85 49.33 297.317

52 324 - TUANA GÜNDOĞDU 9 / B 18 6 16.50 6 3 5.25 4 1 3.75 4 1 3.75 10 2 9.50 6 3 5.25 2 1 1.75 1 2 0.50 51.00 19.00 46.25 285.000 1002 199 199 52
53 342 - HAYRUNNİSA TOKAY 9 / B 16 8 14.00 3 6 1.50 7 3 6.25 4 1 3.75 8 7 6.25 9 0 9.00 2 3 1.25 4 2 3.50 53.00 30.00 45.50 282.000 1059 205 205 53
54 386 - YEKNUR ATİLA 9 / C 18 6 16.50 5 3 4.25 7 3 6.25 3 2 2.50 5 6 3.50 7 2 6.50 4 2 3.50 3 3 2.25 52.00 27.00 45.25 281.000 1073 206 206 54
55 328 - YAĞMUR MUTLU 9 / B 19 5 17.75 4 4 3.00 5 2 4.50 4 1 3.75 7 3 6.25 7 0 7.00 2 2 1.50 2 2 1.50 50.00 19.00 45.25 281.000 1073 206 206 54
56 332 - SALİH DELİKANLI 9 / C 16 9 13.75 6 4 5.00 5 5 3.75 4 1 3.75 14 6 12.50 4 5 2.75 3 5 1.75 3 5 1.75 55.00 40.00 45.00 280.000 1093 209 209 56
57 27 - İSMAİL SALCAN 9 / B 14 9 11.75 4 4 3.00 7 2 6.50 4 0 4.00 10 3 9.25 5 3 4.25 3 0 3.00 3 0 3.00 50.00 21.00 44.75 279.000 1110 212 212 57
58 366 - MUSA ERDEM 0 / 0 17 6 15.50 5 2 4.50 6 4 5.00 3 2 2.50 6 7 4.25 8 1 7.75 4 1 3.75 2 5 0.75 51.00 28.00 44.00 276.000 1157 215 215 58
59 398 - YUSUF İSA İLÇİN 9 / C 15 8 13.00 6 4 5.00 4 5 2.75 2 3 1.25 16 2 15.50 4 1 3.75 3 1 2.75 1 4 0.00 51.00 28.00 44.00 276.000 1157 215 215 58
60 45 - GÜLÜMSER YALÇIN 9 / A 19 4 18.00 4 4 3.00 3 3 2.25 4 1 3.75 7 2 6.50 7 1 6.75 2 0 2.00 2 2 1.50 48.00 17.00 43.75 275.000 1169 217 217 60
61 361 - MAHİR KABAYEL 9 / C 15 9 12.75 5 5 3.75 6 3 5.25 4 1 3.75 7 5 5.75 8 1 7.75 1 2 0.50 5 3 4.25 51.00 29.00 43.75 275.000 1169 217 217 60
62 339 - YAĞMUR KAPU 9 / B 13 11 10.25 5 3 4.25 7 2 6.50 3 2 2.50 9 4 8.00 6 3 5.25 3 4 2.00 4 0 4.00 50.00 29.00 42.75 271.000 1236 222 222 62
63 373 - TAHA DEMİREL 9 / C 14 11 11.25 5 5 3.75 7 3 6.25 3 2 2.50 13 9 10.75 7 2 6.50 1 7 -0.75 3 5 1.75 53.00 44.00 42.00 268.000 1288 226 226 63
64 349 - ŞEYMA KARADEMİR 9 / A 15 10 12.50 5 3 4.25 3 6 1.50 2 3 1.25 13 7 11.25 8 1 7.75 3 3 2.25 2 4 1.00 51.00 37.00 41.75 267.000 1310 231 231 64
65 319 - SENA SERTKAYA 9 / B 19 6 17.50 3 5 1.75 3 6 1.50 4 1 3.75 7 5 5.75 7 2 6.50 4 2 3.50 2 2 1.50 49.00 29.00 41.75 267.000 1310 231 231 64
66 89 - EZGİ HAMARAT 9 / B 17 8 15.00 7 2 6.50 3 5 1.75 4 1 3.75 5 4 4.00 8 1 7.75 2 4 1.00 1 1 0.75 47.00 26.00 40.50 262.000 1393 242 242 66
67 336 - KEREM YALNIZ 9 / B 12 13 8.75 3 7 1.25 7 3 6.25 4 1 3.75 9 12 6.00 7 2 6.50 4 4 3.00 5 3 4.25 51.00 45.00 39.75 259.000 1456 246 246 67
68 98 - ECRİN KAYMAN 9 / B 12 13 8.75 6 3 5.25 5 4 4.00 5 0 5.00 9 7 7.25 7 2 6.50 3 4 2.00 2 6 0.50 49.00 39.00 39.25 257.000 1492 251 251 68
69 63 - ZEHRA ARPA 9 / B 14 10 11.50 3 2 2.50 4 2 3.50 5 0 5.00 11 3 10.25 4 5 2.75 2 2 1.50 2 1 1.75 45.00 25.00 38.75 255.000 1533 255 255 69
70 237 - HELİN ANŞİN 9 / A 15 7 13.25 5 3 4.25 5 1 4.75 3 2 2.50 8 7 6.25 5 2 4.50 3 1 2.75 1 4 0.00 45.00 27.00 38.25 253.000 1570 257 257 70
71 307 - EMRULLAH KÖSE 9 / A 13 9 10.75 6 3 5.25 7 3 6.25 4 1 3.75 7 8 5.00 6 3 5.25 2 4 1.00 1 4 0.00 46.00 35.00 37.25 249.000 1638 260 260 71
72 285 - ELİF A 9 / A 12 13 8.75 5 4 4.00 5 4 4.00 2 3 1.25 14 4 13.00 4 5 2.75 2 3 1.25 3 4 2.00 47.00 40.00 37.00 248.000 1659 262 262 72
73 32 - ALİŞİR BEZEK 9 / A 12 11 9.25 7 3 6.25 3 6 1.50 4 1 3.75 8 5 6.75 8 1 7.75 1 6 -0.50 3 5 1.75 46.00 38.00 36.50 246.000 1696 265 265 73
74 371 - ESAT BERDİBEK 9 / C 13 12 10.00 6 4 5.00 5 5 3.75 4 1 3.75 6 3 5.25 4 5 2.75 3 3 2.25 4 2 3.50 45.00 35.00 36.25 245.000 1720 266 266 74
75 354 - BEYZA TAŞ 9 / B 13 11 10.25 6 4 5.00 2 5 0.75 3 2 2.50 12 4 11.00 4 5 2.75 2 3 1.25 2 3 1.25 44.00 37.00 34.75 239.000 1836 272 272 75
76 368 - TAHSİN ÖVÜN 9 / C 15 8 13.00 2 5 0.75 5 2 4.50 3 2 2.50 7 4 6.00 4 4 3.00 3 1 2.75 3 3 2.25 42.00 29.00 34.75 239.000 1836 272 272 75
77 331 - RANA USAL 9 / B 16 4 15.00 0 0 0.00 1 2 0.50 3 2 2.50 6 4 5.00 8 1 7.75 1 1 0.75 3 0 3.00 38.00 14.00 34.50 238.000 1851 276 276 77
78 279 - YUSUF KEREMDEMİRCİ 9 / A 15 8 13.00 4 4 3.00 4 2 3.50 3 2 2.50 7 2 6.50 4 5 2.75 1 3 0.25 2 2 1.50 40.00 28.00 33.00 232.000 1950 284 284 78
79 288 - ZEYNEP ACAR 9 / A 16 8 14.00 4 4 3.00 4 3 3.25 4 1 3.75 4 4 3.00 3 3 2.25 1 0 1.00 2 2 1.50 38.00 25.00 31.75 227.000 2043 289 289 79
80 325 - ENSAR ORTAK 9 / B 11 10 8.50 5 2 4.50 5 4 4.00 4 1 3.75 3 6 1.50 7 2 6.50 1 4 0.00 3 2 2.50 39.00 31.00 31.25 225.000 2088 291 291 80
81 327 - AHMED BUĞRAHİŞAN 9 / B 13 10 10.50 5 5 3.75 3 7 1.25 3 2 2.50 4 10 1.50 7 2 6.50 4 3 3.25 0 5 -1.25 39.00 44.00 28.00 212.000 2312 299 299 81
82 338 - OKAN YURTSEVER 9 / B 15 10 12.50 5 3 4.25 1 7 -0.75 0 5 -1.25 6 5 4.75 5 1 4.75 1 3 0.25 1 1 0.75 34.00 35.00 25.25 201.000 2447 304 304 82


