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GENEL İL İLÇE KURUM

Bingöl MERKEZ Yunus Emre Anadolu Lisesi Yanıt 223241203 TYT Deneme-3 9462 3293 2317 118

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 24.62 9.15 22.33 11.31 3.69 10.39 7.38 4.00 6.38 5.24 2.98 4.50 48.55 19.83 43.60 236.228

İl Ortalaması 21.33 10.21 18.77 10.05 3.96 9.06 4.86 3.15 4.07 3.21 2.19 2.66 39.45 19.52 34.57 206.051
Okul Ortalaması 31.25 6.24 29.69 14.05 2.48 13.43 13.50 4.52 12.37 7.86 3.33 7.03 66.66 16.57 62.52 299.669

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 1 - YUSUF 0 / 0 37 3 36.25 15 2 14.50 30 0 30.00 15 5 13.75 97.00 10.00 94.50 412.548 284 37 37 1
2 491 - SEMANUR MİRAN 12 / A 28 12 25.00 18 2 17.50 33 4 32.00 19 1 18.75 98.00 19.00 93.25 411.202 296 41 41 2
3 450 - BÜNYAMİN PULLU 12 / E 36 4 35.00 13 2 12.50 30 8 28.00 17 2 16.50 96.00 16.00 92.00 404.720 357 51 51 3
4 531 - MUHAMMED ALAK 12 / A 34 3 33.25 17 3 16.25 29 3 28.25 15 5 13.75 95.00 14.00 91.50 401.920 387 58 58 4
5 0 - 12 / D 34 3 33.25 13 3 12.25 29 4 28.00 17 1 16.75 93.00 11.00 90.25 399.340 411 65 65 5
6 301 - ALİ BAZANCR 12 / B 34 6 32.50 17 2 16.50 27 3 26.25 15 3 14.25 93.00 14.00 89.50 394.627 444 67 67 6
7 426 - İLKNUR ÇAPARLAR 12 / D 37 3 36.25 15 1 14.75 27 6 25.50 13 4 12.00 92.00 14.00 88.50 390.457 487 77 77 7
8 236 - MÜGE ALEDATOPÇU 12 / D 35 5 33.75 12 4 11.00 28 1 27.75 15 4 14.00 90.00 14.00 86.50 386.595 531 84 84 8
9 559 - RIDVAN ATILGAN 12 / B 38 2 37.50 13 0 13.00 28 4 27.00 10 2 9.50 89.00 8.00 87.00 385.935 537 87 87 9

10 457 - ÖZLEM BOZDAĞ 12 / E 33 7 31.25 14 2 13.50 26 5 24.75 17 3 16.25 90.00 17.00 85.75 383.013 569 92 92 10
11 537 - ZİNAR KAYA 12 / A 37 3 36.25 18 2 17.50 21 2 20.50 11 1 10.75 87.00 8.00 85.00 375.827 658 110 108 11
12 226 - CANSU GÜLEN 12 / B 36 4 35.00 16 3 15.25 23 7 21.25 14 6 12.50 89.00 20.00 84.00 373.983 678 116 114 12
13 0 - MUSAB ÖZDEMİR 12 / F 36 4 35.00 18 2 17.50 23 10 20.50 11 1 10.75 88.00 17.00 83.75 371.902 703 120 118 13
14 252 - MİRZA ARSLAN 12 / C 33 4 32.00 16 0 16.00 18 1 17.75 16 2 15.50 83.00 7.00 81.25 364.285 804 126 124 14
15 0 - SILA KAYIRTAR 12 / B 37 2 36.50 15 0 15.00 21 4 20.00 10 1 9.75 83.00 7.00 81.25 363.688 813 128 126 15
16 514 - E B A N U R 12 / E 34 5 32.75 16 2 15.50 19 7 17.25 16 3 15.25 85.00 17.00 80.75 362.393 826 130 128 16
17 507 - MİRAÇ BAZANCİR 12 / A 33 6 31.50 15 5 13.75 21 0 21.00 15 5 13.75 84.00 16.00 80.00 361.880 832 133 130 17
18 0 - YAREN ŞENER 12 / E 37 3 36.25 15 2 14.50 15 10 12.50 16 3 15.25 83.00 18.00 78.50 352.683 957 161 156 18
19 94 - ALİB*RKE 12 / E 36 4 35.00 15 1 14.75 16 6 14.50 14 2 13.50 81.00 13.00 77.75 350.848 983 167 162 19
20 548 - BESRA GÖNEN 12 / C 38 2 37.50 14 5 12.75 13 4 12.00 16 4 15.00 81.00 15.00 77.25 348.572 1019 173 168 20
21 539 - BERŞAN 12 / 0 35 3 34.25 15 2 14.50 18 5 16.75 12 3 11.25 80.00 13.00 76.75 348.252 1021 174 169 21
22 431 - MİHRİBAN GÜÇDEN 12 / D 34 5 32.75 15 1 14.75 17 5 15.75 14 3 13.25 80.00 14.00 76.50 347.560 1036 178 173 22
23 508 - BURAK KAYMAZALP 12 / B 34 6 32.50 17 2 16.50 15 4 14.00 14 3 13.25 80.00 15.00 76.25 345.567 1072 181 175 23
24 12 - SAMED GİDER 12 / A 28 7 26.25 16 2 15.50 21 7 19.25 15 5 13.75 80.00 21.00 74.75 344.188 1088 183 177 24
25 449 - EYMEN KYNR 12 / B 27 3 26.25 15 2 14.50 23 3 22.25 11 3 10.25 76.00 11.00 73.25 340.103 1148 192 185 25
26 55 - ÖZGÜR KORKUTATA 12 / B 30 9 27.75 13 3 12.25 20 3 19.25 13 0 13.00 76.00 15.00 72.25 336.433 1202 200 193 26
27 529 - MUSTAFA ERTUĞRUL 12 / C 34 4 33.00 15 2 14.50 15 4 14.00 13 7 11.25 77.00 17.00 72.75 334.097 1241 207 200 27
28 352 - ENSAR GÖK 12 / D 34 6 32.50 15 2 14.50 17 6 15.50 11 4 10.00 77.00 18.00 72.50 333.745 1250 208 201 28
29 499 - ROZERİN BIÇKI 12 / B 36 4 35.00 17 2 16.50 13 11 10.25 11 4 10.00 77.00 21.00 71.75 328.125 1366 231 220 29
30 219 - ELİF KAYMAZALP 12 / C 37 3 36.25 15 2 14.50 10 3 9.25 13 6 11.50 75.00 14.00 71.50 327.505 1381 237 226 30
31 197 - HEDENA YILDIZ 12 / F 36 4 35.00 19 1 18.75 13 3 12.25 5 0 5.00 73.00 8.00 71.00 324.933 1430 246 233 31
32 441 - EREN AK 12 / A 37 3 36.25 15 4 14.00 9 1 8.75 13 6 11.50 74.00 14.00 70.50 324.130 1445 252 239 32
33 261 - ŞEVVAL KURTARAN 12 / F 35 5 33.75 18 2 17.50 17 4 16.00 3 1 2.75 73.00 12.00 70.00 323.318 1460 254 241 33
34 0 - AZEM ARGUNAĞA 12 / A 32 7 30.25 15 2 14.50 16 5 14.75 11 5 9.75 74.00 19.00 69.25 323.018 1467 255 242 34
35 486 - İREM AKBULUT 12 / A 31 7 29.25 14 3 13.25 15 3 14.25 13 4 12.00 73.00 17.00 68.75 322.083 1485 259 246 35
36 557 - RÜMEYSA ALTINTAŞ 12 / A 33 7 31.25 11 6 9.50 16 4 15.00 13 5 11.75 73.00 22.00 67.50 318.917 1539 269 256 36
37 33 - BEYZA 0 / 0 32 8 30.00 16 2 15.50 13 6 11.50 13 7 11.25 74.00 23.00 68.25 318.407 1547 271 257 37
38 10 - SEDA ALPAYDIN 12 / A 30 7 28.25 14 3 13.25 17 6 15.50 11 2 10.50 72.00 18.00 67.50 318.358 1550 272 258 38
39 435 - NİSA BR 12 / C 37 3 36.25 13 6 11.50 12 1 11.75 10 5 8.75 72.00 15.00 68.25 318.118 1554 274 259 39
40 294 - BERRA KOLBAR 12 / C 32 7 30.25 11 3 10.25 20 2 19.50 9 10 6.50 72.00 22.00 66.50 316.468 1579 282 265 40
41 123 - BERFİN 0 / 0 32 6 30.50 15 1 14.75 13 5 11.75 11 3 10.25 71.00 15.00 67.25 315.145 1609 289 272 41
42 184 - HELİN YALÇIN 12 / B 28 9 25.75 13 3 12.25 18 4 17.00 12 4 11.00 71.00 20.00 66.00 314.803 1615 291 273 42
43 0 - MELİK POLAT 12 / C 30 7 28.25 14 0 14.00 15 3 14.25 10 2 9.50 69.00 12.00 66.00 312.490 1663 305 286 43
44 406 - ŞEVVALNUR TAŞKIN 12 / D 25 15 21.25 16 3 15.25 18 5 16.75 13 4 12.00 72.00 27.00 65.25 312.322 1668 306 287 44
45 481 - UĞURCAN KOCA 12 / D 27 9 24.75 15 1 14.75 14 3 13.25 14 4 13.00 70.00 17.00 65.75 312.268 1670 307 288 45
46 541 - ONUR AYDIN 12 / C 32 8 30.00 16 2 15.50 12 0 12.00 10 6 8.50 70.00 16.00 66.00 310.670 1708 315 295 46
47 0 - AYŞE 0 / 0 36 4 35.00 13 3 12.25 10 7 8.25 12 5 10.75 71.00 19.00 66.25 310.425 1712 316 296 47
48 0 - ÖNDER 12 / A 30 10 27.50 16 1 15.75 15 3 14.25 10 8 8.00 71.00 22.00 65.50 310.203 1720 320 300 48
49 0 - HASAN EREN 12 / E 34 6 32.50 15 2 14.50 13 2 12.50 7 3 6.25 69.00 13.00 65.75 309.498 1736 323 303 49
50 404 - MEDİNE AR* 12 / C 35 4 34.00 17 0 17.00 6 8 4.00 12 4 11.00 70.00 16.00 66.00 306.740 1793 335 314 50
51 519 - ELVAN AYDIN 12 / C 37 3 36.25 11 3 10.25 8 4 7.00 12 2 11.50 68.00 12.00 65.00 306.257 1800 336 315 51
52 538 - MUSA TARTAR 12 / B 32 7 30.25 13 5 11.75 16 9 13.75 10 7 8.25 71.00 28.00 64.00 305.730 1810 338 316 52
53 278 - SÜLEYMAN ELÇİ 12 / E 29 8 27.00 14 2 13.50 14 2 13.50 10 1 9.75 67.00 13.00 63.75 305.133 1828 343 320 53
54 547 - DAMLA GÜNDÜZALP 12 / B 33 7 31.25 15 3 14.25 11 5 9.75 11 7 9.25 70.00 22.00 64.50 305.055 1832 346 323 54
55 0 - MUSA KIY* 0 / 0 34 6 32.50 15 5 13.75 18 2 17.50 0 0 0.00 67.00 13.00 63.75 304.012 1857 353 329 55
56 273 - YUNUS YALÇIN 12 / F 37 3 36.25 18 2 17.50 13 7 11.25 0 0 0.00 68.00 12.00 65.00 303.900 1860 355 331 56
57 467 - SILA Ç 12 / F 36 2 35.50 15 4 14.00 14 1 13.75 1 0 1.00 66.00 7.00 64.25 303.730 1865 357 333 57
58 444 - ALİ KAYA 12 / F 36 4 35.00 18 2 17.50 11 5 9.75 2 1 1.75 67.00 12.00 64.00 300.502 1935 375 346 58
59 525 - NİSA NAZLI 12 / F 36 4 35.00 19 1 18.75 10 7 8.25 2 1 1.75 67.00 13.00 63.75 298.710 1973 384 353 59
60 455 - EBRAR ELÇİ 12 / F 34 6 32.50 17 3 16.25 12 6 10.50 5 5 3.75 68.00 20.00 63.00 298.635 1978 386 355 60
61 454 - ENES BİLEN 12 / F 35 5 33.75 20 0 20.00 8 8 6.00 4 0 4.00 67.00 13.00 63.75 298.055 1996 389 357 61
62 466 - ELİF BARIŞ 12 / F 37 3 36.25 17 3 16.25 9 3 8.25 3 3 2.25 66.00 12.00 63.00 296.805 2025 396 362 62
63 146 - ZEYNEP KILIÇ 12 / F 37 3 36.25 18 1 17.75 9 7 7.25 3 4 2.00 67.00 15.00 63.25 296.758 2027 397 363 63
64 84 - ALİ FIRAT AĞIN 12 / B 30 7 28.25 9 4 8.00 20 4 19.00 5 4 4.00 64.00 19.00 59.25 292.785 2130 413 377 64
65 534 - KEREM ARDAAĞAR 12 / D 31 8 29.00 12 2 11.50 15 3 14.25 6 3 5.25 64.00 16.00 60.00 292.438 2137 415 379 65
66 429 - ROJİN KAYA 12 / 0 32 2 31.50 15 3 14.25 9 7 7.25 9 4 8.00 65.00 16.00 61.00 292.178 2145 417 381 66
67 494 - MİNE CEBESOY 12 / E 31 9 28.75 15 3 14.25 10 11 7.25 11 3 10.25 67.00 26.00 60.50 291.395 2177 429 392 67
68 0 - ELİF BULUT 12 / G 35 4 34.00 17 2 16.50 12 8 10.00 1 2 0.50 65.00 16.00 61.00 290.900 2193 433 395 68
69 487 - MERVE BUDAN 12 / E 30 10 27.50 13 4 12.00 13 6 11.50 9 4 8.00 65.00 24.00 59.00 288.610 2244 446 407 69
70 533 - HAMZA AÇAY 12 / C 29 11 26.25 14 3 13.25 12 2 11.50 9 5 7.75 64.00 21.00 58.75 287.600 2266 450 410 70
71 403 - MİHRİBAN KIRKIZ 0 / 0 35 5 33.75 14 5 12.75 9 7 7.25 7 5 5.75 65.00 22.00 59.50 286.845 2294 456 414 71
72 462 - YAREN DENER 12 / F 35 5 33.75 17 2 16.50 10 8 8.00 2 2 1.50 64.00 17.00 59.75 286.165 2311 459 416 72
73 407 - ENSAR GÖKALP 12 / F 22 10 19.50 16 3 15.25 19 6 17.50 6 3 5.25 63.00 22.00 57.50 286.060 2316 460 417 73
74 496 - BEYZA KOŞAN 12 / D 34 6 32.50 9 4 8.00 13 2 12.50 6 4 5.00 62.00 16.00 58.00 285.440 2334 464 419 74
75 0 - DOĞA 0 / 0 32 5 30.75 13 1 12.75 7 0 7.00 9 3 8.25 61.00 9.00 58.75 285.220 2341 467 422 75
76 550 - ÇINAR KAZAN 12 / A 31 8 29.00 14 3 13.25 11 5 9.75 8 8 6.00 64.00 24.00 58.00 283.618 2402 478 430 76
77 0 - HELİN KOÇ 12 / D 29 9 26.75 12 5 10.75 14 2 13.50 7 4 6.00 62.00 20.00 57.00 282.928 2425 483 433 77
78 437 - YAREM İNAN 12 / F 37 3 36.25 13 6 11.50 11 6 9.50 1 1 0.75 62.00 16.00 58.00 281.828 2458 492 441 78
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79 0 - ESMA AYDEMİR 12 / G 32 7 30.25 15 1 14.75 9 0 9.00 4 1 3.75 60.00 9.00 57.75 281.445 2476 499 448 79
80 650 - VEYSEL GEZGİN 12 / C 21 13 17.75 13 4 12.00 17 3 16.25 10 2 9.50 61.00 22.00 55.50 280.900 2494 502 451 80
81 302 - MUHAMMED BUKAN 12 / F 31 8 29.00 15 3 14.25 14 4 13.00 1 1 0.75 61.00 16.00 57.00 280.415 2506 505 454 81
82 516 - SÜHEYLA TEKİN 12 / C 37 3 36.25 13 3 12.25 7 1 6.75 3 3 2.25 60.00 10.00 57.50 279.105 2549 521 468 82
83 461 - KARDELEN ÇELİKER 12 / F 26 11 23.25 15 5 13.75 18 6 16.50 2 1 1.75 61.00 23.00 55.25 277.355 2610 527 473 83
84 0 - SAİT 0 / 0 34 6 32.50 14 3 13.25 7 2 6.50 6 6 4.50 61.00 17.00 56.75 277.282 2615 528 474 84
85 521 - ZEYNEP GÜLAÇ 12 / F 31 9 28.75 15 4 14.00 15 8 13.00 0 0 0.00 61.00 21.00 55.75 276.255 2656 543 486 85
86 488 - NEHİR 0 / 0 32 8 30.00 13 1 12.75 8 2 7.50 6 4 5.00 59.00 15.00 55.25 273.382 2758 567 505 86
87 473 - UĞUR KILIÇ 12 / A 27 7 25.25 14 3 13.25 13 8 11.00 6 5 4.75 60.00 23.00 54.25 272.130 2795 576 514 87
88 0 - MAHİNUR KETBOĞA 12 / F 34 6 32.50 17 3 16.25 8 8 6.00 1 1 0.75 60.00 18.00 55.50 271.425 2819 583 519 88
89 0 - GÜLNUR KAYA 12 / F 29 11 26.25 18 2 17.50 11 5 9.75 2 3 1.25 60.00 21.00 54.75 271.283 2820 584 520 89
90 468 - MEDİNE BUHAN 12 / F 33 6 31.50 17 2 16.50 9 6 7.50 0 2 -0.50 59.00 16.00 55.00 270.260 2856 589 522 90
91 0 - FURKAN AFŞİN 12 / E 30 3 29.25 9 2 8.50 12 0 12.00 4 3 3.25 55.00 8.00 53.00 268.783 2910 600 528 91
92 440 - EBRAR CANLI 12 / E 27 10 24.50 10 1 9.75 12 7 10.25 9 6 7.50 58.00 24.00 52.00 265.977 2988 618 540 92
93 549 - YASEMİN ELES 12 / D 30 10 27.50 13 2 12.50 8 7 6.25 7 5 5.75 58.00 24.00 52.00 262.743 3130 650 564 93
94 4664 - EDA ALA 12 / A 32 6 30.50 13 4 12.00 6 1 5.75 5 4 4.00 56.00 15.00 52.25 262.680 3135 652 566 94
95 460 - ELİF ALKAN 12 / A 33 7 31.25 14 0 14.00 5 4 4.00 4 3 3.25 56.00 14.00 52.50 261.967 3153 656 569 95
96 553 - BÜŞRA ÇÖKÜK 12 / E 29 8 27.00 13 0 13.00 5 4 4.00 8 2 7.50 55.00 14.00 51.50 260.425 3215 674 584 96
97 472 - TAHA SÖNMEZ 12 / F 30 0 30.00 16 1 15.75 6 4 5.00 0 0 0.00 52.00 5.00 50.75 255.722 3419 729 627 97
98 475 - MUHAMMED ÇARKÇI 12 / G 35 5 33.75 13 5 11.75 6 4 5.00 0 0 0.00 54.00 14.00 50.50 255.377 3440 740 637 98
99 483 - ALİ SÖNMEZ 12 / B 26 13 22.75 16 2 15.50 10 16 6.00 7 6 5.50 59.00 37.00 49.75 255.115 3452 744 639 99

100 470 - BEYZA DİNÇ 12 / G 31 8 29.00 15 5 13.75 2 5 0.75 7 1 6.75 55.00 19.00 50.25 254.270 3478 747 640 100
101 489 - BERFİN ERMİŞ 12 / E 28 12 25.00 13 2 12.50 12 5 10.75 1 4 0.00 54.00 23.00 48.25 251.565 3606 781 666 101
102 501 - YUŞA VARAN 12 / D 24 16 20.00 13 4 12.00 16 8 14.00 3 8 1.00 56.00 36.00 47.00 249.930 3669 799 679 102
103 0 - BARIŞ YILDIZ 12 / B 27 9 24.75 12 2 11.50 10 4 9.00 3 5 1.75 52.00 20.00 47.00 247.347 3766 827 699 103
104 111 - DİLAN HANSU 12 / C 31 9 28.75 13 3 12.25 8 6 6.50 0 0 0.00 52.00 18.00 47.50 246.773 3788 833 703 104
105 0 - TUGA SURA 0 / 0 29 11 26.25 13 4 12.00 8 8 6.00 5 9 2.75 55.00 32.00 47.00 245.903 3833 844 712 105
106 299 - UMUT BULMUŞ 12 / A 27 12 24.00 15 2 14.50 8 4 7.00 3 7 1.25 53.00 25.00 46.75 244.898 3874 858 722 106
107 469 - CEREN CANLI 12 / B 23 13 19.75 14 3 13.25 8 0 8.00 3 5 1.75 48.00 21.00 42.75 233.230 4386 1000 829 107
108 0 - HAYRUNİSA IŞIK 12 / F 30 10 27.50 13 4 12.00 5 8 3.00 1 3 0.25 49.00 25.00 42.75 229.943 4566 1053 870 108
109 522 - SUNA 12 / G 28 8 26.00 15 2 14.50 1 0 1.00 1 0 1.00 45.00 10.00 42.50 227.985 4661 1085 895 109
110 555 - MELDA AŞİYAN KESMEZ 12 / G 31 8 29.00 12 4 11.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 45.00 14.00 41.50 225.227 4806 1126 923 110
111 71 - TAHA Ç 12 / D 24 3 23.25 8 5 6.75 6 9 3.75 6 8 4.00 44.00 25.00 37.75 216.567 5238 1279 1036 111
112 438 - ELİF DENER 12 / G 37 3 36.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 3.00 36.25 209.025 5630 1417 1119 112
113 666666 - KORAY MAHMUD 12 / A 11 7 9.25 11 3 10.25 12 7 10.25 3 2 2.50 37.00 19.00 32.25 202.157 5975 1543 1200 113
114 298 - BERAT YILDIZ 12 / G 24 8 22.00 12 1 11.75 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 9.00 33.75 199.882 6126 1594 1234 114
115 0 - DİLARA KANTAR 12 / C 14 1 13.75 0 0 0.00 6 1 5.75 8 4 7.00 28.00 6.00 26.50 184.195 6886 1905 1435 115
116 0 - FURKAN K 12 / E 27 7 25.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 7.00 25.25 174.485 7289 2064 1526 116
117 70 - MİCHAELD JAİVH 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 16 6 14.50 9 8 7.00 25.00 14.00 21.50 173.570 7322 2079 1537 117
118 433 - RÜMEYSA 12 / G 0 0 0.00 16 3 15.25 1 3 0.25 0 0 0.00 17.00 6.00 15.50 142.338 8355 2606 1859 118


