
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ PUAN YAYINLARI 9.SINIF DENEME-2 73 670 697 4419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,3 11,5 9,45 7,0 7,5 5,12 4,3 6,5 2,65 4,2 6,9 2,51 27,8 32,4 19,73 200,190

Okul Ortalaması 17,8 10,3 15,22 9,8 6,4 8,19 11,7 7,0 9,94 7,7 6,3 6,12 47,0 30,0 39,47 258,930

KATILIMLAR

1 48 AYŞE ERGÜÇ 9A 26 4 25,00 13 6 11,50 18 7 16,25 18 3 17,25 75 20 70,00 349,860 1 1 1 1 9

2 293 NİDA KIRANSAL 9A 20 10 17,50 15 4 14,00 17 8 15,00 12 8 10,00 64 30 56,50 309,964 2 2 10 10 67

3 391 AZRA HATISARU 9C 20 8 18,00 14 3 13,25 15 5 13,75 11 4 10,00 60 20 55,00 305,390 1 3 12 12 75

4 357 ANIL SAİTOĞLU 9B 21 7 19,25 12 6 10,50 16 5 14,75 12 6 10,50 61 24 55,00 305,248 1 4 13 13 77

5 282 TUBA ALAS 9A 18 12 15,00 11 8 9,00 19 8 17,00 15 5 13,75 63 33 54,75 305,179 3 5 14 14 78

6 388 EYŞAN AKBULUT 9C 19 11 16,25 13 5 11,75 18 8 16,00 12 7 10,25 62 31 54,25 303,373 2 6 15 15 82

7 358 NURSİMA KONUK 9B 24 6 22,50 12 4 11,00 13 3 12,25 9 3 8,25 58 16 54,00 301,729 2 7 16 16 84

8 313 MELİK ELÇİ 9B 18 8 16,00 13 2 12,50 14 2 13,50 12 4 11,00 57 16 53,00 299,678 3 8 20 20 93

9 363 CEREN ALECİ 9C 18 6 16,50 11 4 10,00 18 7 16,25 12 7 10,25 59 24 53,00 299,583 3 9 21 21 94

10 77 SERDAR SULAK 9A 21 7 19,25 12 3 11,25 17 6 15,50 8 4 7,00 58 20 53,00 299,096 4 10 22 22 96

11 392 ZANA ELLERİ 9C 19 9 16,75 11 4 10,00 16 4 15,00 12 5 10,75 58 22 52,50 298,068 4 11 23 23 100

12 387 EMİNE ÇELİK 9A 22 8 20,00 13 5 11,75 14 9 11,75 11 8 9,00 60 30 52,50 297,575 5 12 24 24 101

13 393 AZRA YALÇIN 9C 18 12 15,00 9 10 6,50 18 7 16,25 15 5 13,75 60 34 51,50 295,409 5 13 26 26 106

14 360 EYLÜL DAĞ 9C 17 12 14,00 12 5 10,75 17 7 15,25 12 6 10,50 58 30 50,50 292,403 6 14 31 31 112

15 376 LORİN ALKAN 9C 18 12 15,00 11 8 9,00 12 7 10,25 16 5 14,75 57 32 49,00 287,934 7 15 34 35 126

16 346 HÜSNA KARAOBA 9B 19 11 16,25 10 8 8,00 20 6 18,50 9 12 6,00 58 37 48,75 286,670 4 16 35 36 132

17 335 BÜŞRA AFACAN 9B 23 5 21,75 12 3 11,25 10 5 8,75 8 4 7,00 53 17 48,75 285,995 5 17 36 37 133

18 351 SENANUR TAN 9B 21 9 18,75 16 3 15,25 10 5 8,75 8 10 5,50 55 27 48,25 284,822 6 18 37 38 141

19 364 HAVİN ELGÖRMÜŞ 9C 20 9 17,75 9 5 7,75 15 8 13,00 10 7 8,25 54 29 46,75 280,553 8 19 40 41 156

20 270 VELİ KUZTAŞ 9A 20 8 18,00 8 7 6,25 15 3 14,25 8 4 7,00 51 22 45,50 276,713 6 20 41 42 171

21 11 CEYLAN D 9A 17 11 14,25 8 7 6,25 14 3 13,25 13 6 11,50 52 27 45,25 276,629 7 21 42 43 174

22 342 NİSA TOKAY 9B 23 6 21,50 9 8 7,00 10 5 8,75 10 9 7,75 52 28 45,00 274,785 7 22 47 48 189

23 370 MURAT BİNGÖL 9C 18 10 15,50 12 5 10,75 12 6 10,50 10 9 7,75 52 30 44,50 274,062 9 23 48 49 196

24 309 KERİM BARULAY 9A 17 6 15,50 12 5 10,75 13 6 11,50 8 5 6,75 50 22 44,50 274,022 8 24 49 50 199

25 377 HAYAT BEKTAŞ 9C 21 9 18,75 9 9 6,75 12 12 9,00 12 8 10,00 54 38 44,50 273,730 10 25 50 51 202

26 319 SENA SERTKAYA 9B 20 10 17,50 11 4 10,00 14 1 13,75 5 7 3,25 50 22 44,50 273,622 8 26 51 52 203

27 291 FATMA GÜLEN 9A 22 7 20,25 10 7 8,25 15 6 13,50 5 11 2,25 52 31 44,25 272,473 9 27 53 55 213

28 285 ELİF ASAĞLI 9A 17 12 14,00 7 10 4,50 17 5 15,75 11 7 9,25 52 34 43,50 271,311 10 28 56 58 219

29 308 EREN ÖZÇELİK 9A 18 10 15,50 12 7 10,25 11 5 9,75 10 11 7,25 51 33 42,75 268,782 11 29 62 64 237

30 334 MERVE YÜRÜYEN 9B 22 8 20,00 7 4 6,00 13 7 11,25 6 4 5,00 48 23 42,25 266,604 9 30 65 67 247

31 274 EREN BİTMEZ 9A 19 11 16,25 8 8 6,00 14 8 12,00 9 7 7,25 50 34 41,50 264,927 12 31 68 70 255

32 330 SUDE ULAMA 9B 20 10 17,50 13 5 11,75 7 6 5,50 8 6 6,50 48 27 41,25 263,983 10 32 71 73 261

33 379 KADRİYE KRLÇ 9C 18 11 15,25 9 7 7,25 14 10 11,50 9 10 6,50 50 38 40,50 262,021 11 33 75 77 272

34 316 MİRAÇ KORKUTATA 9B 19 10 16,50 11 8 9,00 15 6 13,50 3 7 1,25 48 31 40,25 260,897 11 34 78 80 286

35 47 İLAYDA AĞIN 9A 18 12 15,00 11 8 9,00 14 12 11,00 8 12 5,00 51 44 40,00 260,490 13 35 80 82 290

36 98 ECRIN KAYMAN 9B 21 9 18,75 11 7 9,25 11 9 8,75 6 11 3,25 49 36 40,00 259,933 12 36 82 84 299

37 329 YÜSRA KAYA 9B 16 12 13,00 12 4 11,00 13 8 11,00 6 9 3,75 47 33 38,75 256,943 13 37 88 90 323

38 399 ZEYNEP YALÇIN 9C 15 11 12,25 7 9 4,75 12 5 10,75 12 6 10,50 46 31 38,25 255,807 12 38 90 92 334

39 375 ZEYNEP İREM AYRANCI 9C 21 8 19,00 8 9 5,75 11 11 8,25 7 9 4,75 47 37 37,75 253,197 13 39 96 98 363

40 45 GÜLÜMSER YALÇIN 9A 19 9 16,75 8 7 6,25 10 9 7,75 8 5 6,75 45 30 37,50 252,818 14 40 99 101 371

41 306 ZEYNEP ÇİFTÇİ 9A 16 13 12,75 11 4 10,00 10 6 8,50 6 1 5,75 43 24 37,00 251,795 15 41 105 107 389

42 17 HİDAYET GÜNCEGÖRÜ 9A 18 9 15,75 8 10 5,50 12 9 9,75 7 5 5,75 45 33 36,75 250,653 16 42 109 111 401

43 378 SÜMEYYE KAÇMAZ 16 11 13,25 9 5 7,75 11 4 10,00 6 3 5,25 42 23 36,25 249,455 1 43 115 119 423

44 311 SELMA VURAL 9A 18 11 15,25 8 6 6,50 12 4 11,00 5 6 3,50 43 27 36,25 249,125 17 44 116 120 425

45 332 SALİH DELİKANLI 9S 15 12 12,00 6 7 4,25 17 6 15,50 6 7 4,25 44 32 36,00 248,826 1 45 117 121 427

46 288 ZEYNEP HACER ACAR 9A 20 10 17,50 10 5 8,75 10 8 8,00 3 4 2,00 43 27 36,25 248,773 18 46 118 122 428

47 290 MERYEM BOR 9A 17 13 13,75 11 5 9,75 13 8 11,00 4 12 1,00 45 38 35,50 246,966 19 47 126 130 461

48 318 ÖZLEM KAYLI 9B 16 12 13,00 9 9 6,75 9 6 7,50 10 8 8,00 44 35 35,25 246,592 14 48 127 131 466
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49 324 TUANA GÜNDOĞDU 9B 14 13 10,75 11 5 9,75 9 4 8,00 7 4 6,00 41 26 34,50 244,550 15 49 139 143 508

50 354 BEYZANUR TAŞ 9B 18 11 15,25 9 6 7,50 9 9 6,75 7 10 4,50 43 36 34,00 242,402 16 50 149 153 548

51 343 ALEYNA AKA 9B 18 11 15,25 8 9 5,75 11 9 8,75 6 8 4,00 43 37 33,75 241,630 17 51 151 155 565

52 348 EBRAR ÇAMUKA 9B 19 11 16,25 9 6 7,50 5 9 2,75 8 5 6,75 41 31 33,25 240,107 18 52 155 160 594

53 315 ŞEVVAL BOZAN 9B 18 12 15,00 10 7 8,25 6 8 4,00 5 1 4,75 39 28 32,00 236,432 19 53 175 182 666

54 336 KEREM YALNIZ 9B 14 15 10,25 10 8 8,00 12 13 8,75 8 13 4,75 44 49 31,75 236,298 20 54 176 183 671

55 339 YAĞMUR KAPU 9B 18 8 16,00 9 7 7,25 9 4 8,00 3 9 0,75 39 28 32,00 236,142 21 55 177 184 673

56 362 FIRAT KOŞAK 9C 16 12 13,00 10 4 9,00 7 5 5,75 3 3 2,25 36 24 30,00 230,580 14 56 209 220 831

57 383 İSMAİL  YALÇİN 9C 13 17 8,75 14 5 12,75 10 8 8,00 37 30 29,50 229,540 15 57 212 224 866

58 307 EMRULLAH KÖSE 9A 15 10 12,50 11 6 9,50 7 14 3,50 6 8 4,00 39 38 29,50 229,212 20 58 216 229 882

59 366 MUSA ERDEM 9C 16 13 12,75 10 6 8,50 7 10 4,50 5 6 3,50 38 35 29,25 228,408 16 59 223 236 905

60 373 TAHA DEMİREL 9C 15 14 11,50 11 8 9,00 7 9 4,75 6 9 3,75 39 40 29,00 227,829 17 60 227 240 916

61 338 OKAN YURTSEVER 9B 16 12 13,00 7 10 4,50 8 4 7,00 5 3 4,25 36 29 28,75 226,903 22 61 233 246 945

62 328 YAĞMUR MUTLU 9B 19 10 16,50 8 8 6,00 5 5 3,75 3 2 2,50 35 25 28,75 226,378 23 62 237 250 959

63 32 ALİŞİR BEZEK 9A 17 13 13,75 6 2 5,50 11 8 9,00 1 4 0,00 35 27 28,25 225,132 21 63 246 259 988

64 349 ŞEYMA K 9A 14 14 10,50 6 6 4,50 14 12 11,00 2 0 2,00 36 32 28,00 224,883 22 64 249 262 1000

65 27 İSMAİL SALCAN 9B 13 8 11,00 8 9 5,75 9 9 6,75 6 7 4,25 36 33 27,75 224,157 24 65 253 267 1033

66 331 RANA USAL 9B 14 9 11,75 4 5 2,75 9 3 8,25 5 3 4,25 32 20 27,00 221,805 25 66 266 281 1118

67 287 HELİN ANŞİN 9A 14 11 11,25 9 8 7,00 6 10 3,50 6 4 5,00 35 33 26,75 221,148 23 67 271 286 1140

68 386 YEKNUR ATİLA 9C 17 12 14,00 9 9 6,75 3 10 0,50 7 10 4,50 36 41 25,75 217,765 18 68 287 303 1261

69 89 EZGİ HAMARAT 9B 16 14 12,50 3 4 2,00 12 11 9,25 2 5 0,75 33 34 24,50 214,052 26 69 299 319 1413

70 0 ESAT BERDİBEK 9C 16 14 12,50 10 9 7,75 3 4 2,00 5 12 2,00 34 39 24,25 213,351 19 70 304 324 1455

71 325 ENSAR ORTAK 9B 10 12 7,00 10 5 8,75 4 10 1,50 7 6 5,50 31 33 22,75 209,697 27 71 335 356 1630

72 279 YUSUF KEREM DEMİRCİ 9A 11 13 7,75 4 11 1,25 10 5 8,75 3 4 2,00 28 33 19,75 200,441 24 72 392 416 2069

73 361 MAHİR KABAYEL 9C 10 9 7,75 5 13 1,75 2 5 0,75 3 3 2,25 20 30 12,50 178,658 20 73 516 542 3088
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