
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 11.SINIF DENEME-4 123 383 383 1296

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT EA SÖZ SAY

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,79 9,3 8,3 7,23 7,1 4,5 5,95 6,0 5,9 4,47 35,7 28,9 28,44 198,140 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,2 6,2 11,69 11,5 6,3 9,89 10,9 4,5 9,76 9,4 7,6 7,50 45,0 24,7 38,84 222,790 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 126 NAZLICAN CANLI 11B 24 8 22,00 20 8 18,00 25 9 22,75 27 10 24,50 96 35 87,25 337,263 1 1 8 306,856 2 14 68 344,923 1 4 43 330,008 1 5 34

2 628 HULYA AĞIRBAŞ 22 4 21,00 16 10 13,50 29 6 27,50 25 12 22,00 92 32 84,00 329,959 1 2 12 278,073 3 29 169 353,101 1 2 36 346,320 1 3 21

3 576 SERR  ZENGİN 11E 33 6 31,50 25 10 22,50 25 3 24,25 83 19 78,25 315,320 1 3 16 368,596 1 1 5 230,505 2 38 234 385,416 1 1 4

4 406 MERYEM KORKUT 11 27 8 25,00 20 10 17,50 25 8 23,00 13 8 11,00 85 34 76,50 312,336 1 4 19 315,095 1 12 52 280,974 2 19 142 346,496 1 2 20

5 635 MELEK DENER 11D 26 0 26,00 13 8 11,00 22 5 20,75 14 14 10,50 75 27 68,25 293,629 1 5 40 287,101 1 23 125 269,478 4 22 156 341,464 1 4 27

6 1 MUAZ 11D 8 2 7,50 9 1 8,75 26 3 25,25 24 6 22,50 67 12 64,00 286,204 2 6 60 186,247 15 77 693 344,597 1 5 44 267,048 4 18 137

7 374 MERYEM MERT 14 2 13,50 10 3 9,25 22 3 21,25 20 3 19,25 66 11 63,25 283,834 2 7 72 219,581 5 58 467 308,596 4 12 93 279,720 3 11 104

8 590 NİSA ÖNER 8 5 6,75 9 1 8,75 27 4 26,00 24 11 21,25 68 21 62,75 283,421 3 8 73 184,452 7 79 715 341,333 3 6 47 266,592 4 20 141

9 120 YUSUF YILMAZ 11D 8 2 7,50 10 2 9,50 27 5 25,75 21 8 19,00 66 17 61,75 281,027 3 9 79 189,832 14 76 676 331,727 2 8 60 269,304 3 15 127

10 563 TUBA ATAŞ 11E 26 13 22,75 27 12 24,00 18 9 15,75 71 34 62,50 280,668 2 10 81 332,819 4 4 23 189,221 3 59 344 302,264 3 7 67

11 142 EBRU DEMİR 11A 22 5 20,75 5 1 4,75 19 7 17,25 22 11 19,25 68 24 62,00 280,313 1 11 82 230,715 5 52 396 290,933 2 17 124 298,792 1 8 73

12 414 EDANUR KIZILARSLAN 25 5 23,75 24 10 21,50 14 6 12,50 7 13 3,75 70 34 61,50 278,430 4 12 87 330,502 1 5 25 193,943 9 52 325 292,720 2 10 85

13 615 AİLAN 17 8 15,00 21 5 19,75 7 5 5,75 22 8 20,00 67 26 60,50 277,512 5 13 88 278,909 2 27 162 241,201 8 32 218 217,464 9 66 417

14 199 MÜCAHİT METE 11B 17 10 14,50 17 2 16,50 19 10 16,50 14 11 11,25 67 33 58,75 273,354 2 14 97 259,324 5 34 249 251,126 5 30 201 263,408 2 22 149

15 162 ARDA A 11D 16 2 15,50 15 2 14,50 23 3 22,25 8 8 6,00 62 15 58,25 271,972 4 15 103 252,982 4 40 280 252,264 6 29 199 294,472 2 9 82

16 616 YUSUF ŞEYHANOĞLU 11E 31 2 30,50 27 5 25,75 58 7 56,25 269,560 3 16 112 108,832 14 106 1113 385,954 1 1 18 252,336 6 31 196

17 140 MAHMUT İS 11 8 2 7,50 7 2 6,50 26 3 25,25 20 12 17,00 61 19 56,25 268,570 2 17 116 175,654 7 85 772 316,756 1 10 81 267,048 4 18 137

18 121 A ARİF GÖNÜL 11B 21 18 16,50 29 11 26,25 8 3 7,25 9 12 6,00 67 44 56,00 266,804 3 18 121 321,018 1 10 43 176,637 13 69 380 231,912 5 50 312

19 143 SİNAN ALMAS 11E 28 11 25,25 28 9 25,75 7 7 5,25 63 27 56,25 266,338 4 19 126 356,717 3 3 10 138,222 5 92 549 267,688 4 17 135

20 160 SELİN ELALTUNTAŞ 11E 28 9 25,75 17 6 15,50 16 4 15,00 61 19 56,25 266,290 5 20 128 305,941 9 15 71 185,578 4 62 353 314,240 2 6 48

21 0 MERVE KÜBRA ÇELİK 11E 29 10 26,50 29 10 26,50 3 2 2,50 61 22 55,50 264,527 6 21 138 364,967 2 2 7 124,866 9 99 632 261,680 5 23 157

22 588 NEHAR KORKUTATA 11B 14 12 11,00 20 12 17,00 22 8 20,00 9 13 5,75 65 45 53,75 262,258 4 22 149 245,369 6 45 316 239,825 7 33 221 261,280 3 25 159

23 648 ZEYDA 11A 18 6 16,50 13 4 12,00 12 7 10,25 17 11 14,25 60 28 53,00 260,289 2 23 156 245,783 3 44 312 232,367 6 35 228 245,448 4 37 241

24 144 BERATT SAVLİ 11B 15 12 12,00 16 6 14,50 15 13 11,75 17 13 13,75 63 44 52,00 258,457 5 24 165 236,801 7 48 354 238,001 8 34 223 229,176 6 52 328

25 0 HÜSEYİN YILDIZ 11 18 8 16,00 17 7 15,25 19 11 16,25 6 6 4,50 60 32 52,00 257,791 3 25 168 257,452 2 36 259 215,206 5 45 270 269,960 3 14 125

26 570 CENNET 11B 3 1 2,75 16 3 15,25 21 1 20,75 14 9 11,75 54 14 50,50 255,913 6 26 175 197,133 10 70 621 273,065 4 20 148 222,424 8 62 381

27 651 İHSAN DEMİ R 28 5 26,75 24 6 22,50 52 11 49,25 253,685 6 27 184 108,832 12 106 1113 348,577 2 3 40 235,416 6 46 287

28 617 MEDİNE TUNÇ 11B 16 6 14,50 12 5 10,75 6 2 5,50 20 10 17,50 54 23 48,25 249,874 7 28 200 230,013 8 54 401 226,340 9 39 247 213,776 10 71 453

29 647 TEVFİK ADEM 11E 24 15 20,25 27 12 24,00 4 3 3,25 1 0 1,00 56 30 48,50 249,385 7 29 204 321,978 6 9 40 133,692 6 94 569 233,064 8 48 304

30 157 ROZERİN GÜRBÜZ 11C 31 3 30,25 18 7 16,25 49 10 46,50 247,299 1 30 214 108,832 13 106 1113 340,730 1 7 48 251,208 3 32 203
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT EA SÖZ SAY

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,79 9,3 8,3 7,23 7,1 4,5 5,95 6,0 5,9 4,47 35,7 28,9 28,44 198,140 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,2 6,2 11,69 11,5 6,3 9,89 10,9 4,5 9,76 9,4 7,6 7,50 45,0 24,7 38,84 222,790 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 165 M TAHA ÖZTÜRK 11E 24 11 21,25 27 11 24,25 2 0 2,00 53 22 47,50 247,004 8 31 216 330,365 5 6 26 122,437 10 100 651 232,544 9 49 306

32 256 SULTAN BALÇIK 11F 27 13 23,75 24 12 21,00 3 1 2,75 54 26 47,50 246,761 1 32 218 325,264 2 8 32 126,080 6 97 620 248,728 5 35 222

33 634 SEDA 11D 21 3 20,25 12 7 10,25 11 6 9,50 9 7 7,25 53 23 47,25 246,755 5 33 219 255,770 3 38 266 196,572 12 51 313 261,264 6 26 160

34 195 AYSUN KATRAN 11D 16 11 13,25 18 12 15,00 1 0 1,00 20 14 16,50 55 37 45,75 244,330 6 34 229 247,423 6 43 303 198,433 11 49 305 187,072 15 92 701

35 141 MERYEM KIYICI 11C 17 6 15,50 2 1 1,75 16 6 14,50 15 4 14,00 50 17 45,75 244,037 2 35 233 191,201 6 75 667 254,422 4 28 194 259,504 2 27 169

36 573 İLAYDA SARITA Ğ 12 5 10,75 6 7 4,25 20 13 16,75 17 13 13,75 55 38 45,50 243,927 7 36 235 181,925 8 80 730 262,913 6 24 172 245,336 5 38 242

37 662 ÖZLM  GÜLCAN 11F 30 10 27,50 21 9 18,75 51 19 46,25 243,580 2 37 241 330,321 1 7 27 112,723 7 107 803 255,520 3 29 182

38 666 YAVUZ KORKMAZ 11F 22 8 20,00 22 12 19,00 8 2 7,50 0 3 -0,75 52 25 45,75 243,158 3 38 245 297,447 3 18 89 145,719 4 86 500 250,960 4 33 208

39 665 RABİA GEÇGİN 11E 23 5 21,75 24 8 22,00 2 0 2,00 49 13 45,75 243,011 9 39 246 320,592 7 11 44 122,437 10 100 651 235,104 7 47 290

40 105 RAVZA ARGİN 11F 22 16 18,00 22 15 18,25 10 3 9,25 54 34 45,50 242,811 4 40 249 285,976 7 24 130 157,650 2 79 448 248,616 6 36 223

41 636 M HAMZA BALKAYA 11D 14 4 13,00 9 4 8,00 14 7 12,25 15 13 11,75 52 28 45,00 242,522 7 41 254 208,739 9 62 535 230,854 7 37 232 236,552 9 45 280

42 411 İSMAİL ASAF ERTÜRK 11 14 13 10,75 13 7 11,25 18 10 15,50 9 7 7,25 54 37 44,75 242,041 4 42 256 213,630 4 60 501 225,607 4 41 249 239,696 5 42 265

43 137 HALİL KOÇ 11D 4 0 4,00 2 1 1,75 23 2 22,50 17 6 15,50 46 9 43,75 240,690 8 43 259 136,461 19 98 977 298,604 3 16 109 236,720 8 44 279

44 579 İBRAHİM 11A 16 4 15,00 20 7 18,25 14 12 11,00 50 23 44,25 240,615 3 44 261 180,232 9 82 744 256,427 5 27 188 273,864 2 12 113

45 554 RAVZA GÖZ  AŞI 11D 18 11 15,25 19 7 17,25 5 3 4,25 10 10 7,50 52 31 44,25 240,485 9 45 264 269,125 2 32 206 172,628 17 73 398 211,976 10 72 470

46 177 BERAT KATRAĞ 11C 34 3 33,25 15 19 10,25 49 22 43,50 240,357 3 46 268 108,832 13 106 1113 321,819 2 9 75 264,744 1 21 144

47 182 DİLEK ÖZER 11F 23 5 21,75 18 11 15,25 8 3 7,25 49 19 44,25 239,630 5 47 276 288,252 6 22 122 147,936 3 85 496 258,792 2 28 172

48 618 HAYRUNİSA BUDAN 11A 17 12 14,00 18 9 15,75 15 11 12,25 7 21 1,75 57 53 43,75 239,307 4 48 278 253,467 2 39 275 181,384 11 67 364 241,672 5 40 255

49 655 NİSA DAĞKIRAN 11B 20 7 18,25 22 8 20,00 2 3 1,25 5 3 4,25 49 21 43,75 238,970 8 49 282 298,363 3 17 86 140,826 15 88 533 213,800 9 70 452

50 610 IRMAK ATAŞ 11E 25 15 21,25 24 13 20,75 2 2 1,50 51 30 43,50 237,988 10 50 286 310,317 8 13 59 120,009 12 102 683 230,288 10 51 318

51 622 MUHAMMED GÜRCAN 11F 18 8 16,00 15 16 11,00 16 0 16,00 1 4 0,00 50 28 43,00 237,370 6 51 289 237,859 13 47 342 189,979 1 57 342 268,832 1 16 130

52 593 TAHA KÖSE 11C 26 5 24,75 21 16 17,00 47 21 41,75 236,615 4 52 295 108,832 13 106 1113 314,250 3 11 85 226,392 5 55 345

53 164 A* ASE  G İN 11B 22 5 20,75 18 7 16,25 5 1 4,75 1 1 0,75 46 14 42,50 235,805 9 53 301 288,720 4 21 120 139,910 17 90 541 242,392 4 39 252

54 0 MERT YILDIRIM 11 12 2 11,50 7 4 6,00 23 5 21,75 5 10 2,50 47 21 41,75 235,064 5 54 305 192,398 5 74 661 231,447 3 36 231 271,736 2 13 119

55 587 ÖZNUR KAYLI 11B 3 1 2,75 20 3 19,25 20 5 18,75 43 9 40,75 234,413 10 55 311 122,329 16 100 1033 300,657 3 15 108 201,576 12 80 560

56 624 DİLARA BARULAY 11C 17 2 16,50 14 8 12,00 4 10 1,50 15 14 11,50 50 34 41,50 234,286 5 56 313 248,061 2 42 299 175,458 10 70 385 205,968 8 77 519

57 403 ESMANUR GERÇEK 11A 29 11 26,25 19 17 14,75 1 1 0,75 49 29 41,75 233,558 5 57 321 305,416 1 16 72 116,366 16 104 738 252,504 3 30 195

58 641 İLYAS GÜNAY 11B 22 7 20,25 22 10 19,50 44 17 39,75 232,182 11 58 323 108,832 18 106 1113 307,210 2 13 94 206,088 11 76 518

59 396 MUHAMMED 11A 21 15 17,25 13 16 9,00 5 3 4,25 14 16 10,00 53 50 40,50 231,914 6 59 325 235,255 4 50 364 184,402 9 63 356 222,216 7 63 384

60 600 JİHAT BAĞATARHAN 11A 23 4 22,00 19 6 17,50 42 10 39,50 231,558 7 60 329 108,832 12 106 1113 304,090 1 14 101 213,984 8 69 448
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT EA SÖZ SAY

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,79 9,3 8,3 7,23 7,1 4,5 5,95 6,0 5,9 4,47 35,7 28,9 28,44 198,140 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,2 6,2 11,69 11,5 6,3 9,89 10,9 4,5 9,76 9,4 7,6 7,50 45,0 24,7 38,84 222,790 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 642 GÖNÜL BİRİNCİ 11F 23 12 20,00 19 14 15,50 6 4 5,00 48 30 40,50 231,347 7 61 335 281,696 8 25 151 137,008 5 93 555 239,680 7 43 266

62 125 BERAT BAYLAN 11C 14 5 12,75 11 3 10,25 12 7 10,25 10 13 6,75 47 28 40,00 231,126 6 62 337 218,288 3 59 475 197,059 7 50 310 226,248 6 57 351

63 643 UFUK ALTUNER 2 0 2,00 26 7 24,25 15 10 12,50 43 17 38,75 229,718 8 63 352 118,648 11 103 1061 288,645 5 18 129 224,136 8 60 367

64 509 NİSA ÇELİK 11D 8 7 6,25 15 10 12,50 8 9 5,75 18 15 14,25 49 41 38,75 229,164 10 64 356 201,055 12 66 592 208,819 10 47 286 172,664 17 97 831

65 571 BETÜL ÇELİKER 11C 23 6 21,50 13 14 9,50 8 9 5,75 7 19 2,25 51 48 39,00 227,888 7 65 366 258,811 1 35 255 153,550 14 82 470 250,744 4 34 210

66 139 AHANZADE 11A 16 6 14,50 12 10 9,50 3 5 1,75 16 13 12,75 47 34 38,50 227,755 8 66 367 223,012 7 57 442 183,881 10 65 359 196,856 10 85 596

67 159 İREM 11E 21 10 18,50 20 14 16,50 5 5 3,75 46 29 38,75 227,548 11 67 369 278,095 11 28 168 130,937 7 96 587 226,360 11 56 349

68 113 ZELİŞAN GÜLEN 11A 16 4 15,00 12 7 10,25 9 7 7,25 11 20 6,00 48 38 38,50 227,504 9 68 370 230,397 6 53 397 180,839 12 68 369 224,232 6 59 366

69 124 SEYDULLAH ŞENLİK 11E 20 12 17,00 22 13 18,75 4 5 2,75 46 30 38,50 227,130 12 69 374 280,945 10 26 157 126,080 8 97 620 214,168 13 68 446

70 574 MELEKK KOLOMANN 20 8 18,00 17 9 14,75 7 9 4,75 4 13 0,75 48 39 38,25 226,492 9 70 378 269,769 4 31 202 139,712 12 91 542 228,312 7 53 336

71 577 MURAT BUZRUL 11D 16 3 15,25 17 7 15,25 10 10 7,50 43 20 38,00 226,398 11 71 382 181,422 16 81 734 225,463 8 42 250 261,608 5 24 158

72 654 KADİR BAYTEMÜR 11F 23 6 21,50 20 13 16,75 43 19 38,25 226,130 8 72 386 293,600 4 19 108 112,723 7 107 803 224,800 8 58 361

73 649 SILA ÇINAR 11D 21 11 18,25 14 9 11,75 8 3 7,25 3 9 0,75 46 32 38,00 225,904 12 73 388 252,701 5 41 281 151,613 19 83 480 240,872 7 41 261

74 0 EMİR BURTAŞKIRAY 11F 22 7 20,25 20 9 17,75 42 16 38,00 225,688 9 74 391 291,953 5 20 113 112,723 7 107 803 218,400 9 65 411

75 1453 8 3 7,25 18 6 16,50 15 8 13,00 41 17 36,75 225,225 10 75 395 143,378 10 97 944 258,449 7 26 184 189,168 10 89 681

76 608 MUSA KARA 11B 7 7 5,25 6 3 5,25 13 9 10,75 19 14 15,50 45 33 36,75 224,790 12 76 399 159,039 12 93 870 242,750 6 31 215 190,104 14 88 670

77 627 MUHAMMED ÇAHAN 11D 2 1 1,75 20 5 18,75 11 7 9,25 8 8 6,00 41 21 35,75 222,591 13 77 419 206,950 10 63 545 189,274 15 58 343 165,416 19 104 897

78 119 RAVZABYRM 11D 12 10 9,50 10 4 9,00 6 3 5,25 13 9 10,75 41 26 34,50 219,164 14 78 444 196,987 13 71 624 191,671 14 54 334 187,048 16 93 702

79 569 NİSAYYASİN 11F 22 15 18,25 21 18 16,50 43 33 34,75 218,556 10 79 449 276,685 9 30 174 112,723 7 107 803 208,160 11 74 500

80 584 HAYRUNİSA TÜMEN 11B 7 3 6,25 4 1 3,75 19 5 17,75 8 9 5,75 38 18 33,50 217,075 13 80 463 155,431 13 94 889 226,067 10 40 248 226,808 7 54 342

81 703 NİSA BALAT 11D 15 6 13,50 9 5 7,75 5 3 4,25 11 11 8,25 40 25 33,75 217,011 15 81 464 210,092 8 61 523 175,025 16 72 391 203,016 12 78 546

82 170 SUAT ÜSTÜN 11B 9 1 8,75 11 5 9,75 10 5 8,75 10 16 6,00 40 27 33,25 216,277 14 82 471 198,024 9 68 618 183,328 12 66 360 199,000 13 82 577

83 625 ECREN SAV 11D 2 3 1,25 1 0 1,00 16 4 15,00 20 18 15,50 39 25 32,75 216,162 16 83 473 119,275 20 102 1058 260,667 5 25 176 188,800 14 91 690

84 153 MEHMET CAN SOYLU 11A 10 4 9,00 26 10 23,50 36 14 32,50 215,960 10 84 476 108,832 12 106 1113 270,277 3 21 155 155,328 14 110 975

85 606 SEMİH BUDAK 11A 18 4 17,00 18 10 15,50 36 14 32,50 215,720 11 85 479 108,832 12 106 1113 269,058 4 23 157 191,424 11 87 653

86 630 SAİT AKÜREK 11D 18 4 17,00 10 10 7,50 9 2 8,50 37 16 33,00 214,988 17 86 487 227,523 7 55 415 156,787 18 80 455 201,760 13 79 557

87 135 SÜMEYYE ÇETİN 11D 5 3 4,25 7 1 6,75 6 5 4,75 20 14 16,50 38 23 32,25 214,774 18 87 491 162,191 18 91 852 216,086 9 44 268 157,912 20 108 951

88 340 CBEDİRHAN KORKUTATA 11F 22 10 19,50 17 14 13,50 39 24 33,00 214,491 11 88 495 268,103 10 33 213 112,723 7 107 803 214,560 10 67 439

89 304 BERRA TUNÇ 11D 14 6 12,50 3 3 2,25 8 3 7,25 12 10 9,50 37 22 31,50 212,074 19 89 510 178,699 17 83 753 192,958 13 53 329 211,432 11 73 474

90 637 EYLÜL ÇAÇAN 11C 12 2 11,50 9 2 8,50 6 2 5,50 7 7 5,25 34 13 30,75 210,353 8 90 529 205,090 4 65 560 165,421 13 77 423 198,416 9 83 580
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT EA SÖZ SAY

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,79 9,3 8,3 7,23 7,1 4,5 5,95 6,0 5,9 4,47 35,7 28,9 28,44 198,140 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,2 6,2 11,69 11,5 6,3 9,89 10,9 4,5 9,76 9,4 7,6 7,50 45,0 24,7 38,84 222,790 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 463 EMRE OYMAK 11F 15 12 12,00 22 12 19,00 0 1 -0,25 37 25 30,75 210,147 12 91 534 257,138 11 37 260 111,509 14 121 1126 175,032 13 95 804

92 152 HİLAL NARİN 11C 9 2 8,50 11 3 10,25 4 5 2,75 11 11 8,25 35 21 29,75 208,480 9 92 550 198,793 5 67 612 166,172 12 76 420 170,648 13 99 847

93 609 NURULLAH BELTEKİN 11C 13 10 10,50 4 0 4,00 13 7 11,25 5 7 3,25 35 24 29,00 206,445 10 93 575 176,784 7 84 765 183,924 9 64 358 219,240 7 64 408

94 965 NİSA IŞIK 11A 13 8 11,00 10 10 7,50 3 10 0,50 14 21 8,75 40 49 27,75 203,744 12 94 605 197,245 8 69 620 159,799 14 78 437 173,296 12 96 822

95 672 FATMA BAŞÇİK 11F 16 9 13,75 16 8 14,00 32 17 27,75 203,215 13 95 606 242,532 12 46 327 112,723 7 107 803 185,120 12 94 727

96 0 BELİNAY AKDEMİR 11A 14 12 11,00 2 3 1,25 8 6 6,50 10 7 8,25 34 28 27,00 202,039 13 96 616 166,465 11 88 830 186,487 8 60 350 200,368 9 81 570

97 630 H ZAR    UZUN O Y 13 8 11,00 12 10 9,50 8 8 6,00 33 26 26,50 201,911 11 97 617 163,061 9 90 849 190,213 10 56 341 157,584 12 109 952

98 112 ŞEYMA POLAT 11C 11 4 10,00 1 1 0,75 8 4 7,00 9 4 8,00 29 13 25,75 199,311 11 98 642 159,802 9 92 869 185,656 8 61 352 197,504 10 84 591

99 128 MERVE TAMER 11E 24 10 21,50 8 12 5,00 0 1 -0,25 32 23 26,25 199,082 13 99 645 235,285 12 49 363 111,509 14 121 1126 223,672 12 61 372

100 656 ŞEVVAL US 11 20 8 18,00 11 12 8,00 31 20 26,00 198,858 6 100 650 233,386 3 51 373 112,723 7 107 803 206,880 6 75 513

101 640 YAREN DEMİREL 11E 18 14 14,50 11 4 10,00 1 4 0,00 30 22 24,50 195,817 14 101 687 226,206 13 56 422 112,723 13 107 803 188,960 14 90 684

102 459 MERYEM ERTAŞ 11D 13 11 10,25 12 8 10,00 1 3 0,25 9 21 3,75 35 43 24,25 195,778 20 102 688 206,725 11 64 548 132,434 20 95 579 168,328 18 102 869

103 195 BARIŞ İNAK 11C 19 7 17,25 11 21 5,75 30 28 23,00 194,015 12 103 707 108,832 13 106 1113 225,069 5 43 251 192,552 11 86 637

104 178 YAREN KARAAYİT 11 5 9,75 10 8 8,00 2 3 1,25 7 11 4,25 30 27 23,25 193,587 12 104 716 193,606 6 72 651 141,860 11 87 526 170,280 11 100 850

105 169 HELİN SEVİNÇ 11 7 6 5,50 12 7 10,25 1 5 -0,25 9 6 7,50 29 24 23,00 193,534 7 105 717 184,600 6 78 713 149,294 6 84 490 141,752 7 112 1048

106 130 KÜBRA YOLDAŞ 11B 14 8 12,00 11 8 9,00 25 16 21,00 189,604 15 106 769 108,832 18 106 1113 213,802 11 46 273 168,864 15 101 861

107 601 MİRAY ARSLNGRY 11A 1 0 1,00 13 7 11,25 1 0 1,00 10 9 7,75 25 16 21,00 189,470 14 107 771 171,828 10 87 797 155,094 15 81 464 124,352 15 115 1174

108 580 HAVİN GÜNÖZ 11C 14 6 12,50 9 10 6,50 23 16 19,00 185,021 13 108 833 108,832 13 106 1113 206,373 6 48 291 171,120 12 98 842

109 604 DEMİR MUSTAFA 11F 10 5 8,75 12 12 9,00 22 17 17,75 181,160 14 109 888 193,239 14 73 653 112,723 7 107 803 159,520 14 107 934

110 578 DİCLE AYAĞ 11B 3 2 2,50 5 8 3,00 9 7 7,25 6 6 4,50 23 23 17,25 180,774 16 110 894 136,266 15 99 979 170,717 14 74 402 160,232 16 106 932

111 564 ÖZKAN CAN 11B 4 6 2,50 11 9 8,75 4 5 2,75 6 13 2,75 25 33 16,75 179,595 17 111 906 164,337 11 89 843 140,275 16 89 537 139,928 17 113 1065

112 0 HÜSEYİN TAŞ 11A 12 2 11,50 6 5 4,75 18 7 16,25 178,770 15 112 913 108,832 12 106 1113 190,464 7 55 339 166,608 13 103 883

113 638 BEYZA 11C 3 5 1,75 1 1 0,75 8 5 6,75 6 6 4,50 18 17 13,75 172,958 14 113 984 120,893 11 101 1043 167,345 11 75 418 154,136 15 111 981

114 626 ÖMER CAN ZENGİN 11A 3 4 2,00 15 15 11,25 18 19 13,25 172,203 16 114 991 108,832 12 106 1113 175,252 13 71 390 123,744 16 116 1175

115 613 KAZIM KUYULDAR 11C 10 3 9,25 5 2 4,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 18 17 13,75 172,080 15 115 994 173,911 8 86 783 112,422 19 120 1116 164,336 14 105 905

116 646 ALİ MARUF 11C 5 4 4,00 4 1 3,75 9 5 7,75 159,081 16 116 1086 146,526 10 96 925 112,723 16 107 803 135,200 16 114 1092

117 645 MUHAMMED ŞA Ğ 11B 10 30 2,50 12 23 6,25 0 12 -3,00 1 3 0,25 23 68 6,00 155,289 18 117 1125 153,276 14 95 898 99,022 19 123 1283 113,984 19 123 1258

118 147 KEREM GÖZÜTOK 11A 1 1 0,75 8 32 0,00 9 33 0,75 143,691 17 118 1207 108,832 12 106 1113 115,238 17 105 763 118,104 17 117 1217

119 99 SZY*AT F ABOV* 11B 8 32 0,00 8 25 1,75 4 15 0,25 20 72 2,00 117,962 17 104 1067 113,937 18 106 785 115,848 18 119 1227

120 667 M ARDA BARULAY 11C 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 110,022 12 105 1110 117,907 15 103 710 116,000 17 118 1226
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL 11.SINIF DENEME-4 123 383 383 1296

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT EA SÖZ SAY

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,3 10,2 10,79 9,3 8,3 7,23 7,1 4,5 5,95 6,0 5,9 4,47 35,7 28,9 28,44 198,140 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,2 6,2 11,69 11,5 6,3 9,89 10,9 4,5 9,76 9,4 7,6 7,50 45,0 24,7 38,84 222,790 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

121 167 RAVZA FEHMİOĞLU 11C 0 0 0,00 108,832 13 106 1113 112,723 16 107 803 114,720 18 120 1232

122 591 HAYAL BÜRKÜK 0 0 0,00 108,832 12 106 1113 112,723 13 107 803 114,720 13 120 1232

123 0 BURCU YILMAZ 11C 0 0 0,00 108,832 13 106 1113 112,723 16 107 803 114,720 18 120 1232
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