
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ PUAN YAYINLARI KURUMSAL TYT DENEME-6 (1.OTURUM)118 516 516 7624

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,6 13,6 16,17 8,7 5,8 7,20 8,8 4,1 7,77 2,9 3,4 2,03 39,9 26,9 33,17 235,590

Okul Ortalaması 25,3 10,2 22,78 11,0 4,8 9,75 16,9 3,4 16,03 5,3 3,1 4,55 58,5 21,4 53,11 293,610

KATILIMLAR

1 457 ÖZLEM BOZDAĞ 12E 34 6 32,50 15 4 14,00 36 2 35,50 17 1 16,75 102 13 98,75 436,670 1 1 1 1 33

2 402 YAREN ŞENER 12E 34 6 32,50 15 4 14,00 27 2 26,50 17 2 16,50 93 14 89,50 408,725 2 2 2 2 103

3 314 FURKAN KÖSE 12E 32 8 30,00 15 5 13,75 27 3 26,25 19 0 19,00 93 16 89,00 407,640 3 3 3 3 106

4 551 DOĞA YÜCE 12D 36 4 35,00 14 4 13,00 20 5 18,75 15 1 14,75 85 14 81,50 384,170 1 4 8 8 199

5 549 YASEMİN ELES 12D 31 9 28,75 14 5 12,75 24 0 24,00 15 0 15,00 84 14 80,50 381,973 2 5 9 9 207

6 236 MÜGE ALEDA TOPÇU 12D 32 8 30,00 11 6 9,50 30 3 29,25 13 6 11,50 86 23 80,25 380,915 3 6 10 10 214

7 194 ELİF ARSLAN 12E 36 4 35,00 27 3 26,25 19 0 19,00 82 7 80,25 380,565 4 7 11 11 215

8 297 MUSAB ÖZDEMİR 12F 33 7 31,25 19 1 18,75 30 10 27,50 4 9 1,75 86 27 79,25 377,343 1 8 13 13 231

9 486 İREM AKBULUT 12A 30 10 27,50 14 5 12,75 27 4 26,00 13 4 12,00 84 23 78,25 375,220 1 9 14 14 239

10 226 CANSU GÜLEN 12B 29 11 26,25 13 7 11,25 29 11 26,25 15 5 13,75 86 34 77,50 373,188 1 10 16 16 246

11 560 AYŞE ARGUNAĞA 12E 29 11 26,25 14 4 13,00 24 2 23,50 15 3 14,25 82 20 77,00 371,698 5 11 17 17 254

12 450 BÜNYAMİN PULLU 12E 27 13 23,75 13 3 12,25 29 8 27,00 15 5 13,75 84 29 76,75 371,248 6 12 18 18 257

13 94 ALİ BOZYİĞİT 12E 35 5 33,75 14 2 13,50 21 2 20,50 9 2 8,50 79 11 76,25 368,228 7 13 21 21 274

14 0 S G 12A 23 17 18,75 10 10 7,50 34 3 33,25 16 2 15,50 83 32 75,00 366,683 2 14 22 22 291

15 534 KEREM ARDA AĞAR 12D 37 3 36,25 13 1 12,75 19 5 17,75 9 2 8,50 78 11 75,25 364,883 4 15 24 24 308

16 452 MUSA KIYATÇİĞ 12E 35 5 33,75 12 8 10,00 24 2 23,50 10 10 7,50 81 25 74,75 363,658 8 16 25 25 319

17 71 TAHA ÇETİN 12D 33 6 31,50 17 3 16,25 23 6 21,50 6 3 5,25 79 18 74,50 363,105 5 17 26 26 327

18 558 ELİF BULUT 12G 35 5 33,75 16 4 15,00 24 4 23,00 4 5 2,75 79 18 74,50 362,713 1 18 27 27 332

19 539 BERŞAN BEKTAŞ 12C 36 4 35,00 10 0 10,00 21 4 20,00 9 1 8,75 76 9 73,75 360,525 1 19 28 28 342

20 10 SEDA ALPAYDIN 12A 28 12 25,00 14 6 12,50 27 5 25,75 11 9 8,75 80 32 72,00 356,540 3 20 31 31 366

21 148 AHSEN KAYINTU 11G 35 5 33,75 11 7 9,25 28 2 27,50 2 1 1,75 76 15 72,25 355,878 1 21 32 32 369

22 0 SILA KAYIRTAR 12B 32 8 30,00 11 7 9,25 26 4 25,00 9 5 7,75 78 24 72,00 355,850 2 22 33 33 371

23 440 EBRAR CANLI 12E 30 10 27,50 9 5 7,75 26 1 25,75 11 3 10,25 76 19 71,25 354,010 9 23 34 34 396

24 454 ENES BİLEN 12F 33 7 31,25 18 2 17,50 22 4 21,00 2 3 1,25 75 16 71,00 352,408 2 24 35 35 412

25 550 ÇINAR KAZAN 12A 34 6 32,50 13 4 12,00 22 4 21,00 7 7 5,25 76 21 70,75 351,650 4 25 36 36 418

26 496 BEYZA KOŞAN 31 6 29,50 12 5 10,75 20 2 19,50 11 1 10,75 74 14 70,50 351,505 1 26 37 37 422

27 487 MERVE BUDAN 12E 32 8 30,00 12 3 11,25 21 3 20,25 8 4 7,00 73 18 68,50 345,250 10 27 45 45 482

28 278 SÜLEYMAN ELÇİ 12E 31 5 29,75 12 4 11,00 25 3 24,25 5 6 3,50 73 18 68,50 345,143 11 28 46 46 486

29 557 RÜMEYSA ALTINTAŞ 12A 26 12 23,00 11 6 9,50 22 2 21,50 15 4 14,00 74 24 68,00 344,930 5 29 47 47 487

30 502 YASİN ARAS 12E 25 5 23,75 12 4 11,00 22 5 20,75 13 2 12,50 72 16 68,00 344,773 12 30 48 48 488

31 501 YUŞA VARAN 12D 25 6 23,50 11 2 10,50 23 4 22,00 11 2 10,50 70 14 66,50 340,195 6 31 53 53 533

32 0 ÜVEYS BAYATKARA 12D 32 8 30,00 27 4 26,00 11 4 10,00 70 16 66,00 337,820 7 32 57 57 561

33 395 HASAN EREN 12E 31 8 29,00 16 2 15,50 19 2 18,50 4 4 3,00 70 16 66,00 337,670 13 33 58 58 564

34 390 YAĞMUR ÇOBAN 12G 29 10 26,50 14 6 12,50 19 4 18,00 10 5 8,75 72 25 65,75 337,470 2 34 60 60 569

35 406 ŞEVVALNUR TAŞKIN 12D 26 14 22,50 15 5 13,75 21 6 19,50 11 8 9,00 73 33 64,75 334,980 8 35 65 65 603

36 197 HEDENA YILDIZ 12F 31 9 28,75 16 4 15,00 22 3 21,25 69 16 65,00 334,563 3 36 66 66 609

37 475 MUHAMMED ÇARKÇI 12G 31 9 28,75 19 1 18,75 15 0 15,00 3 3 2,25 68 13 64,75 333,898 3 37 68 68 623

38 219 ELİF *P 12C 29 10 26,50 4 1 3,75 26 1 25,75 9 2 8,50 68 14 64,50 333,685 2 38 69 69 625

39 433 RÜMEYSA SONAKALAN 12G 31 7 29,25 16 4 15,00 18 2 17,50 3 3 2,25 68 16 64,00 331,568 4 39 71 71 648

40 548 BESRA 24 16 20,00 13 7 11,25 24 2 23,50 11 9 8,75 72 34 63,50 331,520 2 40 72 72 649

41 261 ŞEVVAL KURTARAN 12F 29 11 26,25 14 5 12,75 25 2 24,50 1 3 0,25 69 21 63,75 331,123 4 41 74 74 656

42 519 ELVAN AYDIN 12C 30 9 27,75 11 6 9,50 22 1 21,75 6 5 4,75 69 21 63,75 331,108 3 42 75 75 657

43 521 ZEYNEP GÜLAÇ 12F 28 12 25,00 14 6 12,50 23 8 21,00 6 4 5,00 71 30 63,50 330,720 5 43 76 76 666

44 444 ALİ KAYA 12F 29 11 26,25 15 5 13,75 24 3 23,25 1 3 0,25 69 22 63,50 330,368 6 44 77 77 670

45 80 MUHAMMED DEMİR 12E 28 12 25,00 7 3 6,25 22 4 21,00 12 4 11,00 69 23 63,25 330,205 14 45 79 79 677

46 556 SURA TUGA 12D 20 0 20,00 17 2 16,50 17 5 15,75 11 1 10,75 65 8 63,00 330,090 9 46 80 80 681

47 392 MAHMMUT 12F 18 7 16,25 11 7 9,25 29 2 28,50 10 5 8,75 68 21 62,75 329,743 7 47 82 82 686

48 525 NİSA NAZLI 12F 31 9 28,75 15 5 13,75 20 1 19,75 1 3 0,25 67 18 62,50 327,023 8 48 87 87 719
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49 302 BUKAN MUHAMMED 12F 27 12 24,00 16 4 15,00 23 6 21,50 2 2 1,50 68 24 62,00 326,180 9 49 89 89 732

50 0 GÜLNUR KAYA 12F 28 12 25,00 17 2 16,50 21 4 20,00 66 18 61,50 324,480 10 50 90 90 767

51 455 EBRAR ELÇİ 12F 36 4 35,00 14 6 12,50 10 4 9,00 6 3 5,25 66 17 61,75 324,145 11 51 91 91 771

52 468 MEDİNE BUHAN 30 10 27,50 16 2 15,50 20 5 18,75 0 3 -0,75 66 20 61,00 322,615 3 52 93 93 788

53 467 SILA ÇELİKEL 12F 32 6 30,50 14 5 12,75 18 1 17,75 64 12 61,00 322,255 12 53 96 96 800

54 0 BERAT BUDRAÇ 12F 28 12 25,00 15 4 14,00 22 8 20,00 3 7 1,25 68 31 60,25 320,755 13 54 100 100 822

55 473 UĞUR KILIÇ 12A 26 14 22,50 9 3 8,25 30 4 29,00 65 21 59,75 319,520 6 55 102 102 844

56 322 AYŞENUR IŞIK 12C 34 6 32,50 12 8 10,00 14 9 11,75 7 5 5,75 67 28 60,00 319,205 4 56 103 103 850

57 407 ENSA  GÖKALP 12F 21 18 16,50 12 8 10,00 32 1 31,75 2 4 1,00 67 31 59,25 318,830 14 57 104 104 852

58 100 EYLÜL GÜNEŞ 11G 26 14 22,50 13 5 11,75 21 3 20,25 6 5 4,75 66 27 59,25 318,200 2 58 109 109 871

59 650 VEYSEL GEZGİN 12C 17 14 13,50 11 7 9,25 28 1 27,75 9 3 8,25 65 25 58,75 318,000 5 59 110 110 873

60 461 KARDELEN ÇELİKER 12F 27 12 24,00 12 8 10,00 25 2 24,50 1 6 -0,50 65 28 58,00 314,020 15 60 115 115 939

61 431 MİHRİBAN GÜÇDEN 12D 24 14 20,50 1 0 1,00 27 0 27,00 11 8 9,00 63 22 57,50 313,345 10 61 118 118 959

62 441 EREN AK 12A 29 11 26,25 11 9 8,75 16 0 16,00 9 10 6,50 65 30 57,50 312,498 7 62 122 122 977

63 466 ELİF BARIŞ 12F 32 8 30,00 12 8 10,00 16 3 15,25 3 4 2,00 63 23 57,25 311,075 16 63 124 124 1003

64 273 YUNUS YALÇIN 12F 28 12 25,00 12 8 10,00 23 4 22,00 0 1 -0,25 63 25 56,75 310,125 17 64 126 126 1024

65 404 ARS 25 14 21,50 1 1 0,75 24 6 22,50 13 7 11,25 63 28 56,00 308,775 4 65 129 129 1051

66 90 YUSUF ERDOĞAN 12E 33 7 31,25 15 4 14,00 7 3 6,25 4 0 4,00 59 14 55,50 305,708 15 66 135 135 1121

67 146 ZEYNEP KILIÇ 12F 33 7 31,25 12 8 10,00 16 5 14,75 0 2 -0,50 61 22 55,50 305,528 18 67 137 137 1125

68 438 ELİF DENER 12G 32 8 30,00 15 5 13,75 9 1 8,75 4 7 2,25 60 21 54,75 303,535 5 68 143 143 1168

69 0 ÖNDER BOZKIR 12A 23 16 19,00 10 8 8,00 25 9 22,75 6 7 4,25 64 40 54,00 302,780 8 69 146 146 1191

70 488 NEHİR DRSN 12E 28 12 25,00 10 5 8,75 14 3 13,25 7 1 6,75 59 21 53,75 301,345 16 70 151 151 1223

71 500 MAHİNUR KTBG 12F 26 13 22,75 12 8 10,00 21 2 20,50 59 23 53,25 299,858 19 71 153 153 1268

72 526 ESMA AYDEMİR 12G 30 8 28,00 12 7 10,25 11 2 10,50 5 2 4,50 58 19 53,25 299,355 6 72 154 154 1280

73 489 BERFİN ERMİŞ 12E 26 14 22,50 10 8 8,00 14 6 12,50 9 0 9,00 59 28 52,00 296,475 17 73 160 160 1362

74 408 BEYZA TÜRKOĞLU 12G 26 14 22,50 13 4 12,00 15 2 14,50 3 1 2,75 57 21 51,75 295,470 7 74 162 162 1386

75 480 MELİK POLAT 12C 23 15 19,25 12 4 11,00 16 3 15,25 7 5 5,75 58 27 51,25 294,503 6 75 164 164 1403

76 462 YAREN DENER 12F 32 8 30,00 12 8 10,00 13 4 12,00 0 2 -0,50 57 22 51,50 293,610 20 76 166 166 1432

77 421 EZGİ KAYAOKAY 12G 26 12 23,00 15 5 13,75 12 2 11,50 3 5 1,75 56 24 50,00 290,080 8 77 176 176 1551

78 505 FURKAN AFŞİN 12E 21 11 18,25 6 3 5,25 22 3 21,25 6 4 5,00 55 21 49,75 290,073 18 78 177 177 1552

79 300 NURULLAH ELALDI 11G 31 8 29,00 12 7 10,25 8 1 7,75 2 3 1,25 53 19 48,25 283,995 3 79 194 194 1729

80 470 BEYZA DİNÇ 12G 31 9 28,75 16 4 15,00 4 1 3,75 1 3 0,25 52 17 47,75 282,478 9 80 198 198 1772

81 168 LORİN KAYA 11G 32 8 30,00 14 6 12,50 8 10 5,50 0 1 -0,25 54 25 47,75 282,295 4 81 199 199 1777

82 553 BÜŞRA ÇÖKÜK 12E 27 13 23,75 8 5 6,75 12 2 11,50 6 5 4,75 53 25 46,75 280,288 19 82 202 202 1824

83 435 NİSA BÜRKEK 12C 30 7 28,25 10 8 8,00 6 0 6,00 5 7 3,25 51 22 45,50 275,868 7 83 214 214 1975

84 555 MELDA KESMEZ 12G 32 8 30,00 13 6 11,50 5 7 3,25 1 2 0,50 51 23 45,25 274,775 10 84 218 218 2008

85 123 HASRET BEKÇİ 11G 32 7 30,25 14 4 13,00 2 2 1,50 1 2 0,50 49 15 45,25 274,743 5 85 219 219 2010

86 0 HAYRUNİSA IŞIK 21 19 16,25 13 6 11,50 17 6 15,50 1 2 0,50 52 33 43,75 272,033 5 86 224 224 2107

87 413 ELİF KOŞUNALP 12G 30 10 27,50 11 8 9,00 7 2 6,50 48 20 43,00 268,285 11 87 238 238 2244

88 527 MERYEM OKUR 12F 23 15 19,25 9 2 8,50 15 2 14,50 47 19 42,25 267,093 21 88 243 243 2294

89 427 HELİN DMRC 25 15 21,25 10 9 7,75 13 1 12,75 1 2 0,50 49 27 42,25 266,853 6 89 244 244 2303

90 597 BEYZA BARAÇ 11G 27 13 23,75 12 6 10,50 8 3 7,25 1 2 0,50 48 24 42,00 265,773 6 90 245 245 2346

91 586 NİSA SELİMOĞLU 11G 22 17 17,75 15 3 14,25 7 8 5,00 5 4 4,00 49 32 41,00 263,673 7 91 248 248 2422

92 566 YUNUS BÜRKEK 11G 24 15 20,25 12 7 10,25 13 6 11,50 1 9 -1,25 50 37 40,75 262,383 8 92 251 251 2463

93 644 ALİ KOÇKARR 11G 26 14 22,50 12 8 10,00 9 6 7,50 47 28 40,00 259,875 9 93 263 263 2570

94 510 MAHİR KOÇ 12C 20 20 15,00 10 10 7,50 12 0 12,00 7 10 4,50 49 40 39,00 258,010 8 94 266 266 2654

95 623 EMRE BÜRKÜK 11G 26 9 23,75 7 4 6,00 8 3 7,25 1 1 0,75 42 17 37,75 252,948 10 95 284 284 2887

96 111 HAYRUNİSA ESEN 11G 19 18 14,50 10 8 8,00 13 4 12,00 2 5 0,75 44 35 35,25 246,600 11 96 305 305 3181
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97 674 EZEL BOĞATEMUR 11G 22 14 18,50 12 5 10,75 3 2 2,50 1 1 0,75 38 22 32,50 237,775 12 97 326 326 3593

98 652 BERRA KITAY 11G 23 15 19,25 11 8 9,00 3 2 2,50 1 0 1,00 38 25 31,75 235,423 13 98 331 331 3700

99 303 AHMET YAKUT 11G 20 14 16,50 10 7 8,25 5 2 4,50 2 0 2,00 37 23 31,25 234,310 14 99 335 335 3776

100 598 HAVVA ÖKT 11G 22 16 18,00 13 3 12,25 2 4 1,00 37 23 31,25 234,035 15 100 337 337 3783

101 298 BERAT YILDIZ 12G 22 11 19,25 13 4 12,00 35 15 31,25 233,873 12 101 338 338 3790

102 631 SÜMEYRA ÖZSUCU 11G 18 18 13,50 10 8 8,00 9 3 8,25 2 5 0,75 39 34 30,50 232,385 16 102 348 348 3885

103 1453 HAMZA A* 12C 28 1 27,75 28 1 27,75 225,805 9 103 363 363 4214

104 605 SELEYNA BAYANTEMÜR11G 21 17 16,75 10 7 8,25 3 4 2,00 1 2 0,50 35 30 27,50 222,893 17 104 367 367 4353

105 507 MİRAÇ BAZANCİR 12A 27 4 26,00 27 4 26,00 220,520 9 105 376 376 4506

106 176 ZEYNEP SAVAN 11G 21 15 17,25 9 4 8,00 1 0 1,00 31 19 26,25 219,033 18 106 383 383 4575

107 599 TAHA GÜVEN 11G 18 22 12,50 12 8 10,00 3 1 2,75 33 31 25,25 216,630 19 107 391 391 4713

108 345 İLKNUR ÇAVLI 12G 16 23 10,25 10 6 8,50 6 5 4,75 32 34 23,50 211,638 13 108 399 399 4945

109 100 TLTŞ ATKLTS 12A 7 6 5,50 1 2 0,50 8 8 6,00 159,405 10 109 491 491 6919

110 520 NARİN KAYA 12G 9 31 1,25 6 14 2,50 4 7 2,25 0 3 -0,75 19 55 5,25 157,663 14 110 494 494 6961

111 1447 SELAHATTİN YILMAZ 12Ç 4 0 4,00 4 0 4,00 154,080 1 111 497 497 7077

112 333333 MAHMUD KORAY 12A 3 3 2,25 3 3 2,25 148,503 11 112 499 499 7189

113 0 MIOD ÇFCFŞÖY 12E 3 37 -6,25 4 16 0,00 9 28 2,00 4 15 0,25 20 96 -4,00 130,743 20 113 504 504 7370

114 491 SEMA MİRAN 12A 0 0 0,00

115 481 UĞURCAN KOCA 12D 0 0 0,00

116 0 AZEM ARGUNAĞA 12A 0 0 0,00

117 537 ZİNAR KAYA 12A 0 0 0,00

118 493 EYLÜL İSRA AYDOĞMUŞ12A 0 0 0,00
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